证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2022-191

福建傲农生物科技集团股份有限公司

部分董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）部分董事、监事及高级管理人员黄祖尧先生、黄华栋先生、温庆琪先生、

赖军先生、李海峰先生、郭泗虎先生合计直接持有公司股票 16,639,201 股，占

公司总股本的 2.0164%。

截至本公告披露日，黄祖尧先生、黄华栋先生、温庆琪先生、赖军先生、李

海峰先生、郭泗虎先生分别直接持有公司股票 6,135,320 股、1,881,029 股、

2,480,151 股、344,330 股、893,768 股、306,150 股，占公司总股本的 0.7039%、

0.2158%、0.2845%、0.0395%、0.1025%、0.0351%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 23 日、2022 年 7 月 1 日、2022

年 8 月 19 日披露了《部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：

2022-046）、《部分董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》（公

告编号：2022-079）、《董监高集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2022-106）、

《部分董监高集中竞价减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2022-138）。

在减持计划实施期间内，黄祖尧先生通过集中竞价方式减持公司股份

2,044,903 股，占公司总股本的 0.2346%；黄华栋先生通过集中竞价方式减持公

司股份 550,000 股，占公司总股本的 0.0631%；温庆琪先生通过集中竞价方式减

持公司股份 760,000 股，占公司总股本的 0.0872%；赖军先生通过集中竞价方式

减持公司股份 114,700 股，占公司总股本的 0.0132%；李海峰先生通过集中竞价

方式减持公司股份 355,500 股，占公司总股本的 0.0408%；郭泗虎先生通过集中

竞价方式减持公司股份 141,700 股，占公司总股本的 0.0163%。

截至本公告披露日，减持计划时间区间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

黄祖尧 董事、监事、高

级管理人员

8,180,223 0.9913% IPO 前取得：8,180,223 股

黄华栋 董事、监事、高

级管理人员

2,431,029 0.2946% IPO 前取得：2,431,029 股

温庆琪 董事、监事、高

级管理人员

3,240,151 0.3927% IPO 前取得：3,240,151 股

赖军 董事、监事、高

级管理人员

654,030 0.0793% 其他方式取得：650,000 股

集中竞价交易取得：4,030 股

李海峰 董事、监事、高

级管理人员

1,483,268 0.1798% IPO 前取得：703,008 股

其他方式取得：780,000 股

集中竞价交易取得：260 股

郭泗虎 董事、监事、高

级管理人员

650,500 0.0788% 其他方式取得：650,500 股

注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票，具体情况详见公司于

2019 年 3 月 5 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：

2019-016）、2020 年 5 月 30 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果的公

告》（公告编号：2020-087）、2021 年 5 月 26 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划

首次授予结果的公告》（公告编号：2021-106）。

公司以 2020 年 10 月 20 日为股权登记日，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股。上述股

东持股股份来源为转增后的股数。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

黄祖尧 2,044,903 0.2346% 2022/5/19～

2022/11/18

集中竞

价交易

19.80－

24.65

45,011,742 未完成：97

股

6,135,320 0.7039%

黄华栋 550,000 0.0631% 2022/5/19～

2022/11/18

集中竞

价交易

18.00－

24.03

11,423,400 未完成：

50,000 股

1,881,029 0.2158%

温庆琪 760,000 0.0872% 2022/5/19～

2022/11/18

集中竞

价交易

18.30－

24.50

15,414,000 未完成：

50,000 股

2,480,151 0.2845%

赖军 114,700 0.0132% 2022/5/19～

2022/11/18

集中竞

价交易

19.50－

21.48

2,437,534 未完成：

48,807 股

344,330 0.0395%

李海峰 355,500 0.0408% 2022/5/19～

2022/11/18

集中竞

价交易

14.50－

15.20

5,283,500 未完成：

15,300 股

893,768 0.1025%

郭泗虎 141,700 0.0163% 2022/5/19～

2022/11/18

集中竞

价交易

14.65－

16.05

2,206,768 未完成：

20,925 股

306,150 0.0351%

注：公司于 2022 年 5 月 20 日披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-075），对赖军、李海峰、郭泗虎持有的部分限制性股票

进行回购注销，上述董监高当前持股数量为回购注销后的股数。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日