证券代码：603127        证券简称：昭衍新药       公告编号：2022-100

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事减持计划

时间届满暨减持 A 股股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 董事持股的基本情况：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公

司”或“昭衍新药”）董事左从林、孙云霞、姚大林、高大鹏在 2022 年

4 月 29 日披露减持计划前，分别持有公司股份 13,208,445 股、

2,452,442 股、68,864 股、232,646 股，当时持股比例分别为 3.46%、

0.64%、0.018%、0.06%。上述股份来源于首发前限售股份、股权激励

股份及资本公积金转增股份等。

 集中竞价减持计划的实施结果情况：董事左从林、孙云霞、姚大林、

高大鹏于 2022 年 4 月 29 日披露了减持计划，自 5 月 25 日起的 6

个月内，通过上海证券交易所集中竞价或大宗交易的方式分别减持不

超过 3,302,000 股、613,000 股、17,200 股、58,000 股，合计减持

不超过公司当时总股本的 1.05%。因公司在减持计划实施期间实施了

2021 年年度权益分派方案，上述董事的减持数量已进行了相应调整。

截止 2022 年 11 月 21 日，披露的减持时间区间届满。董事左从林、孙

云霞、姚大林分别减持 4,028,954 股、50,000 股、17,100 股公司股份；

董事高大鹏未减持股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名

称
股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

左从林 董事、监事、

高级管理人员

13,208,445 3.46% IPO 前取得：3,649,000 股

其他方式取得：9,559,445 股

孙云霞 董事、监事、

高级管理人员

2,452,442 0.64% IPO 前取得：856,100 股

其他方式取得：1,596,342 股

姚大林 董事、监事、

高级管理人员

68,864 0.018% 其他方式取得：68,864 股

高大鹏 董事、监事、

高级管理人员

232,646 0.06% IPO 前取得：50,000 股

其他方式取得：182,646 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名

称

减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数量

（股）

当前持

股比例

左从林 4,028,954 0.75% 2022/6/9～

2022/11/21

集中竞价交易 59.45－

119.99

245,163,402 未完成：

590,000 股

14,461,669 2.70%

孙云霞 50,000 0.009% 2022/6/16～

2022/6/17

集中竞价交易 120.01－

121.9

6,041,730 未完成：

800,000 股

3,363,419 0.63%

姚大林 17,100 0.0032% 2022/5/27～

2022/7/1

集中竞价交易 105.87－

126.9

2,073,664 未完成：

5,200 股

72,470 0.014%

高大鹏 0 0% 2022/5/25～

2022/11/21

集中竞价交易 0－0  0 未完成：

81,200 股

355,014 0.07%

注：因公司实施了 2021 年年度分红送转及股权激励计划，上述董事的减持数量、减持比例、持股数量及持股比例已相应调整。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

除公司董事高大鹏外，上述董事均已实施减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日