证券代码：002290            证券简称：禾盛新材          编号：2022-046

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于控股股东所持股份全部被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要风险提示：

1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）

控股股东深圳市中科创资产管理有限公司持有禾盛新材 77,667,917 股股份，其

中首发后限售股 26,238,284 股、无限售流通股 51,429,633 股，合计占公司总股

本的 31.30%。本次将全部进行公开拍卖。

2、本次控股股东所持公司股份全部被拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将

涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终拍卖能否成功

存在不确定性。 若本次拍卖成功，将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

请广大投资者注意相关风险。

苏州禾盛新型材料股份有限公司于近日在淘宝网司法拍卖网络平台

（https://sf.taobao.com/0755/03）查询获悉，广东省深圳市中级人民法院将

于 2022 年 12 月 28 日 10 时至 2022 年 12 月 29 日 10 时止（延时除外）进行司法

拍卖活动，将公开拍卖公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司持有的禾盛

新材首发后限售股 26,238,284 股、无限售流通股 51,429,633 股，共占公司总股

本的 31.30%。本次司法拍卖目前处于拍卖公示期，现将有关情况公告如下：

一、控股股东股份全部被司法拍卖的情况

本次控股股东所持公司股份全部被拍卖基本情况如下：

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
合计 77,667,917 — 100.00% 31.30% — — —

二、司法拍卖的主要内容

1、拍卖标的、拍卖时间、起拍价

(1)深圳市中科创资产管理有限公司持有的首发后限售股 26,238,284 股；

拍卖时间2022年 12月 28日10时至2022年 12月29日10时止（延时除外）；

评估价值：166,651,003.17 元；

起拍价：166,651,003.17 元；

保证金：33,000,000 元；

增价幅度：800,000 元。

(2)深圳市中科创资产管理有限公司持有的无限售流通股 51,429,633 股；

拍卖时间2022年 12月 28日10时至2022年 12月29日10时止（延时除外）；

评估价值：427,380,250.23 元；

起拍价：341,904,200.18 元（该价格为展示价格，上网挂拍至开拍前对外

公示价格为挂拍日前一日 2022 年 11 月 22 日当天当只股票的收盘价每股 8.31

元乘以总股数的八折，该价格为展示价格，非实际价格；实际起拍价为拍卖日前

二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数的八折价以实际起拍价为准）；

保证金：68,000,000 元；

增价幅度：1,500,000 元。

2、竞买人条件：

凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。法律、法

规、司法解释、国家政策对买受人资格或者条件有特殊要求的，竞买人应当具备

规定的资格或条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。因不符合条件参

加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过

该上市公司已发行股份数额的 30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经

达到 30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相

关规定办理，在此期间，深圳市中级人民法院依法应当中止拍卖程序。

3、标的物已知优先购买权人相关说明：

（1）优先购买权人须先经法院确认，取得优先购买资格以及优先竞买代码、

参拍密码，并以优先竞买码参与竞买；未经确认的，不得以优先购买权身份参与

竞买。法院对于优先购买权人资格的认定不视为对相关租赁合同有效性的认定。

（2）通知或者无法通知当事人、已知优先购买权人的情况：深圳市中级人

民法院已依法通知双方当事人。（如双方当事人下落不明，根据法释〔2016〕18

号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条的规定，

自本公告发布之日起满 5日，即视为已经通知。）

（3）与拍卖相关的费用情况：竞买成功后可能产生的相关税、费问题，须

竞买人自行向税务等部门咨询。

4、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前五分钟内无人出价

的，最后出价即为成交价；有出价的，竞价时间自该出价时点顺延五分钟。

5、拍卖方式：本次拍卖不限制竞买人数量。一人参与竞拍，出价不低于起

拍价的，拍卖成交。

6、拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后，法院出具执行裁定书、协助执行

通知书并向相关部门送达，买受人持法院出具的拍卖成交确认书、执行裁定书至

相关管理部门办理标的物权属变更手续。标的物转让登记手续由买受人自行办

理，所涉及的一切税、费及其可能存在的欠费均由买受人承担，具体费用由竞买

人于竞买前至相关单位自行查询，与拍卖人无涉。

7、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人（质押权人）、优先购买

权人等]均可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

对上述标的权属有异议者，请于拍卖日三个工作日前与深圳市中级人民法院

联系。

8、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为

应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利

息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。

三、其他情况说明及相关风险提示

1、深圳市中科创资产管理有限公司为公司控股股东。若本次拍卖成功，将

导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司目前的生产经营活动正常，该事

项暂不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

2、本次控股股东所持公司股份全部被拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将

涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终拍卖能否成功

存在不确定性。

3、公司将持续关注控股股东所持股份被拍卖的进展情况，并按照有关规定

及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日