证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2022－083

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期满暨

实施情况的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日在

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持

计划的提示性公告》（公告编号：2022-033）。公司董事刘哲、卢卫东、罗时华、

邵兴祥，监事黄赫平，高级管理人员滕鸿、韩学军、李颂华、舒明春、张勇、朱

德强因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持本人所持有的

部分公司股份。本次拟减持股份将不超过 16,125,638 股，占公司总股本比例为

4.2244%。本次计划减持期间为：通过集中竞价交易方式的，自本公告披露之日

起 15 个交易日后 6 个月内，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公

司股本总数的 1%；通过大宗交易方式的，自本公告披露之日起 3 个交易日后 6

个月内，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 2%

（窗口期不得减持）； 若单一股东减持达到公司股份数量总数的 1%，还应当在

该事实发生之日起 2 个交易日内告知。

截至本公告日，本次减持计划期满，依据《上市公司股东、董监高减持股份

的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》的有关规定，现将部分董事、监事、高级管理人员减持的实施

情况公告如下：

一、股东股份减持计划的实施进展情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

http://www.cninfo.com.cn/

1．股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

(万股）

减持比例

（%)

刘哲 集中竞价交易 2022.6.10-2022.6.15 8.67 9.545 0.025

罗时华 集中竞价交易 2022.6.13-2022.6.27 8.97 42.4875 0.1113

邵兴祥
集中竞价交易、

大宗交易
2022.6.27-2022.9.27 8.56 1,276.3336 3.3435

黄赫平 集中竞价交易 2022.6.9-2022.8.29 9.15 17.4775 0.0458

舒明春 集中竞价交易 2022.6.8-2022.6.27 9.03 3.5 0.0092

张勇 集中竞价交易 2022.6.2-2022.11.24 9.93 45.1575 0.1183

朱德强 集中竞价交易 2022.6.10-2022.8.26 9.17 6.98 0.0183

李颂华 集中竞价交易 2022.7.1-2022.9.30 9.56 38.2538 0.1002

 合  计  1,439.7349 3.7716

上述已减持股份的来源均为公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后

以资本公积金转增股本方式取得的股份。

自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 11 月 24 日，计划减持公司股份的董事、监事

和高级管理人员合计减持公司股份 1,439.7349 万股，占计划减持股份总数的

89.2824%。其中邵兴祥先生通过集中竞价交易方式减持股份 516.3336 万股，占

公司总股本比例 1.3526%，通过大宗交易方式减持股份 760 万股，占公司总股本

比例 1.9909%。

除上述人员在本次减持计划期间减持外，公司其他已披露减持计划的董事卢

卫东，高级管理人员滕鸿、韩学军在本次减持期间未减持，持股情况未发生变动。

2．股东本次减持前后持股情况

股东 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

刘哲

合计持有股份 386,900.00 0.1014 291,450.00 0.0763

其中：无限售条件股份 96,725.00 0.0253 1,275.00 0.0003

其中：有限售条件股份 290,175.00 0.076 290,175.00 0.0760

卢卫东

合计持有股份 1,555,600.00 0.4075 1,555,600.00 0.4075

其中：无限售条件股份 388,900.00 0.1019 388,900.00 0.1019

其中：有限售条件股份 1,166,700.00 0.3056 1,166,700.00 0.3056

罗时华

合计持有股份 1,699,500.00 0.4452 1,274,625.00 0.3339

其中：无限售条件股份 424,875.00 0.1113 0 0.0000

其中：有限售条件股份 1,274,625.00 0.3339 1,274,625.00 0.3339

邵兴祥

合计持有股份 53,465,200.00 14.006 40,701,864.00 10.6625

其中：无限售条件股份 13,366,300.00 3.5015 602,964.00 0.1580

其中：有限售条件股份 40,098,900.00 10.5045 40,098,900.00 10.5045

黄赫平

合计持有股份 802,100.00 0.2101 627,325.00 0.1643

其中：无限售条件股份 200,525.00 0.0525 25,750.00 0.0067

其中：有限售条件股份 601,575.00 0.1576 601,575.00 0.1576

滕鸿

合计持有股份 1,305,000.00 0.3419 1,305,000.00 0.3419

其中：无限售条件股份 326,250.00 0.0855 326,250.00 0.0855

其中：有限售条件股份 978,750.00 0.2564 978,750.00 0.2564

韩学军

合计持有股份 510,500.00 0.1337 510,500.00 0.1337

其中：无限售条件股份 127,625.00 0.0334 127,625.00 0.0334

其中：有限售条件股份 382,875.00 0.1003 382,875.00 0.1003

李颂华

合计持有股份 1,533,650.00 0.4018 1,151,112.00 0.3016

其中：无限售条件股份 383,413.00 0.1004 875.00 0.0002

其中：有限售条件股份 1,150,237.00 0.3013 1,150,237.00 0.3013

舒明春

合计持有股份 392,800.00 0.1029 357,800.00 0.0937

其中：无限售条件股份 98,200.00 0.0257 63,200.00 0.0166

其中：有限售条件股份 294,600.00 0.0772 294,600.00 0.0772

张勇

合计持有股份 1,812,100.00 0.4747 1,360,525.00 0.3564

其中：无限售条件股份 453,025.00 0.1187 1,450.00 0.0004

其中：有限售条件股份 1,359,075.00 0.356 1,359,075.00 0.3560

朱德强

合计持有股份 1,039,200.00 0.2722 969,400.00 0.2539

其中：无限售条件股份 259,800.00 0.0681 190,000.00 0.0498

其中：有限售条件股份 779,400.00 0.2042 779,400.00 0.2042

合计  64,502,550.00 16.8974 50,105,201.00 13.1258

注：表格中若出现数据与各分项之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1.公司董事刘哲、卢卫东、罗时华、邵兴祥，监事黄赫平，高级管理人员滕

鸿、韩学军、李颂华、舒明春、张勇、朱德强本次减持计划未违反《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关

法律法规及规范性文件的规定。

2.上述人员严格遵守预披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已预披露的

减持计划及相关承诺的情形。

3.上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会

导致公司控制权发生变更。本次减持计划中，邵兴祥先生为公司控股股东中荆投

资控股集团有限公司的一致行动人，其减持公司股份属于其个人行为，不会对公

司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

4.公司将持续关注股东股份减持计划情况，并按照相关法律法规的规定及时

履行信息披露义务。

三、备查文件

公司董事刘哲、卢卫东、罗时华、邵兴祥，监事黄赫平，高级管理人员滕鸿、

韩学军、李颂华、舒明春、张勇、朱德强签署的《关于减持凯龙股份部分股份进

展情况的告知函》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年11月26日