北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 实际控制人的一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 实际控制人的一致行动人持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公 司")股东彭坤持有无限售流通股 313,860 股(均为 IPO 前取得股份),占公司股 份总数的 0.39%; 股东李清华持有无限售流通股 358,740 股(均为 IPO 前取得股 份), 占公司股份总数的 0.45%; 股东陈涛持有无限售流通股 733,402 股(其中: IPO 前取得 403, 560 股, 其他方式取得 329, 842 股), 占公司股份总数的 0.92%; 股东庞红持有无限售流通股 582,720 股(均为其他方式取得股份), 占公司股份 总数的 0.73%。

股东彭坤、李清华、陈涛、庞红为公司实际控制人陈继锋、杨诺的一致行动 人。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2022 年 8 月 3 日披露了《关于实际控制人的一致行动人减持股份计 划公告》(公告编号: 2022-053),股东彭坤、李清华、陈涛、庞红拟自本次减持 股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价交易的方式 减持公司股份: 自本次减持股份计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内, 通过大宗交易的方式减持公司股份;减持价格将按照减持实施时的市场价格确定, 减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,将停止减持股份。即彭坤拟减持不超过 313,860 股,占公司股份总数的 0.39%; 李清华拟减持不超过 358,740 股,占公 司股份总数的 0.45%; 陈涛拟减持不超过 300,000 股,占公司股份总数的 0.38%; 庞红拟减持不超过350,000股,占公司股份总数的0.44%。若减持期间公司有送 股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

近日,公司收到股东彭坤、李清华、陈涛、庞红发来的《关于股份减持计划 提前终止暨减持结果的告知函》,截至 2022 年 11 月 30 日彭坤通过竞价交易方式 减持 19,500 股,减持比例为 0.0178‰; 陈涛通过竞价交易方式减持 66,402 股, 减持比例为 0.0606%;庞红通过竞价交易方式减持 6,000 股,减持比例为 0.0055%; 李清华未减持所持股份。因自身减持安排,上述股东决定提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
彭坤	其他股东:实际控制人 的一致行动人	313, 860	0.39%	IPO 前取得: 313,860 股
李清华	其他股东:实际控制人 的一致行动人	358, 740	0. 45%	IPO 前取得: 358,740 股
陈涛	其他股东:实际控制人 的一致行动人	733, 402	0. 92%	IPO 前取得: 403, 560 股 其他方式取得: 329, 842 股
庞红	其他股东:实际控制人 的一致行动人	582, 720	0.73%	其他方式取得: 582,720 股

注:上表中"持股比例"以 2022 年 8 月 3 日披露《关于实际控制人的一致行动人减持股份计划公告》时的公司总股本 80,000,000 股为基数计算。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	彭坤	313, 860	0.39%
	李清华	358, 740	0.45%
	陈涛	733, 402	0. 92%	具有关联关系
	庞红	582, 720	0.73%	共有大妖大尔
	陈继锋	38, 196, 240	47. 75%
	杨诺	1, 427, 940	1.78%
	合计	41, 612, 902	52. 02%	_

注:上表中"持股比例"以 2022 年 8 月 3 日披露《关于实际控制人的一致行动人减持股份计划公告》时的公司总股本 80,000,000 股为基数计算。

二、减持计划的实施结果

(一) 实际控制人的一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形: 提前终止本次股份减持计划

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情况	当前持股 数量 (股)	当前持股 比例
彭坤 19,	19 500	19,500 0.0178%	2022/8/24~	集中竞价	40.73-41.18	797, 407. 50	未完成:	294, 360	0. 27%
	10,000		2022/11/30	交易			294, 360 股
李清华	0	0.0000%	2022/8/24~	集中竞价	0-0	0	未完成:	358, 740	0.33%
	U		2022/11/30	交易			358,740股
陈涛	66, 402	0.0606%	2022/8/24~	集中竞价	39.59-49.60	3, 163, 342	未完成:	667,000	0.61%
			2022/11/30	交易			233, 598 股
庞红	6,000	0. 0055%	2022/8/24~	集中竞价	48. 57 – 48. 65	291, 567	未完成:	576, 720	0. 53%
			2022/11/30	交易			344,000股

注:本次减持计划实施期间,因公司发行股份及支付现金购买深圳市鑫金泉精密技术有限公司 100%的股权并募集配套资金向特定对象发行股票加之公司股权激励归属登记完成,公司股本总数由 80,000,000 股变更为 109,580,960 股。上表中"减持比例"及"当前持股比例"以公司总股本 109,580,960 股为基数计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是	□否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已	达到
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否公司实际控制人的一致行动人根据自身减持安排,决定调整减持计划。	,提

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2022 年 12 月 2 日