证券代码：603700        证券简称：宁水集团       公告编号：2022-068

宁波水表（集团）股份有限公司控股股东及一致行

动人减持计划提前终止暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 减持股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，宁波水表（集团）股

份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一张世豪先生直接持有公

司股份 40,233,657 股，占公司总股本的 19.80%；王宗辉先生直接持有

公司股份 15,307,741 股，占公司总股本的 7.53%；徐云先生直接持有

公司股份 11,488,100 股，占公司总股本的 5.65%；王开拓先生直接持

有公司股份 9,481,874股，占公司总股本的 4.67%；张琳女士直接持有

公司股份 6,256,250股，占公司总股本的 3.08%；控股股东一致行动人

张蕾女士直接持有公司股份 4,879,881 股，占公司总股本的 2.40%；控

股股东一致行动人王菟莹女士直接持有公司股份 1,300,000 股，占公

司总股本的 0.64%。上述减持主体为一致行动人。

 减持计划的实施结果情况：公司于 2022 年 5 月 18 日披露《宁波水表

（集团）股份有限公司控股股东及一致行动人减持股份及一致行动人

之间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：2022-043），公司控股股

东张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、张琳及控股股东一致行动人张蕾、

王菟莹因个人资金需求及资产规划，计划通过集中竞价及大宗交易方

式合计减持公司股份不超过 12,194,520 股，合计不超过公司总股本的

6.00%。2022 年 12 月 1 日，公司收到张世豪先生、王宗辉先生、徐云

先生、王开拓先生、张琳女士、张蕾女士送达的《关于股份减持计划提

前终止暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，张世豪先生累计减

持股份 4,120,000 股，王宗辉先生累计减持股份 2,204,000 股，徐云

先生累计减持股份 1,334,200 股，王开拓先生累计减持股份 780,000

股，张琳女士累计减持股份 514,000 股，张蕾女士累计减持股份

421,400 股,王菟莹女士未减持所持股份。上述股东基于对目前二级市

场形势及对公司价值的合理判断，根据自身安排决定提前终止其减持

计划，其未减持部分不再减持。

 公司控股股东张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满、张琳及其一致

行动人张蕾、王菟莹、上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨私享 7号私募

证券投资基金合计持有公司股份比例从 48.59%减少至 46.01%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

张世豪 5%以上第一大

股东

40,233,657 19.80% IPO前取得：

30,948,967 股

其他方式取得：

9,284,690 股

王宗辉 5%以上非第一

大股东

15,307,741 7.53% IPO前取得：

11,775,185 股

其他方式取得：

3,532,556 股

徐云 5%以上非第一

大股东

11,488,100 5.65% IPO前取得：

8,837,000 股

其他方式取得：

2,651,100 股

王开拓 董事、监事、

高级管理人员

9,481,874 4.67% IPO前取得：

7,293,749 股

其他方式取得：

2,188,125 股

张琳 董事、监事、

高级管理人员

6,256,250 3.08% IPO前取得：

4,812,500 股

其他方式取得：

1,443,750 股

张蕾 5%以下股东 4,879,881 2.40% IPO前取得：

3,753,755 股

其他方式取得：

1,126,126 股

王菟莹 5%以下股东 1,300,000 0.64% IPO前取得：

1,000,000 股

其他方式取得：

300,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数量

（股）
持股比例

一致行动关系形

成原因

第一组 张世豪 40,233,657 19.80% 2018 年 6 月 12

日，张世豪、王宗

辉、徐云、王开

拓、赵绍满、张琳

签订《一致行动

协议》，约定在公

司决策等方面采

取一致行动。

王宗辉 15,307,741 7.53% 2018 年 6 月 12

日，张世豪、王宗

辉、徐云、王开

拓、赵绍满、张琳

签订《一致行动

协议》，约定在公

司决策等方面采

取一致行动。

徐云 11,488,100 5.65% 2018 年 6 月 12

日，张世豪、王宗

辉、徐云、王开

拓、赵绍满、张琳

签订《一致行动

协议》，约定在公

司决策等方面采

取一致行动。

王开拓 9,481,874 4.67% 2018 年 6 月 12

日，张世豪、王宗

辉、徐云、王开

拓、赵绍满、张琳

签订《一致行动

协议》，约定在公

司决策等方面采

取一致行动。

张琳 6,256,250 3.08% 2018 年 6 月 12

日，张世豪、王宗

辉、徐云、王开

拓、赵绍满、张琳

签订《一致行动

协议》，约定在公

司决策等方面采

取一致行动。

赵绍满 9,812,074 4.83% 2018 年 6 月 12

日，张世豪、王宗

辉、徐云、王开

拓、赵绍满、张琳

签订《一致行动

协议》，约定在公

司决策等方面采

取一致行动。

张蕾 4,879,881 2.40% 张蕾与张世豪为

父女关系。

王菟莹 1,300,000 0.64% 王菟莹与王开拓

为父女关系。

上海蓝墨投资管理有限公司

-蓝墨私享 7号私募证券投

资基金

0 0% 2022 年 5 月 17

日，蓝墨 7 号与

控股股东张世

豪、王宗辉、徐

云、王开拓、赵绍

满、张琳签订《一

致行动协议之补

充协议》，约定在

公司决策等方面

采取一致行动。

在本公告披露之

日起 3 个交易日

后的 6 个月内，

蓝墨 7 号拟通过

大宗交易方式受

让张世豪先生持

有 的 不 超 过

4,120,042股，即

不超过公司总股

本的 2.03%。

合计 98,759,577 48.60% —

注：合计持股比例实际为 48.59%，以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/

股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

张世豪 4,120,000 2.03% 2022/6/28～

2022/11/11

大宗交

易

12.14－

13.58

51,159,800 未完成：

1,656,088

股

36,113,657 17.77%

王宗辉 2,204,000 1.08% 2022/6/23～

2022/11/14

大宗交

易

12.14－

13.65

27,626,420 未完成：

716股

13,103,741 6.45%

徐云 1,334,200 0.66% 2022/6/15～

2022/12/1

集中竞

价交易

13.63－

15.68

19,611,718 未完成：

172,132股

10,153,900 5.00%

张琳 514,000 0.25% 2022/7/13～

2022/11/29

大宗交

易

12.14－

12.28

6,275,940 未完成：

258,822股

5,742,250 2.83%

王开拓 780,000 0.38% 2022/7/21～

2022/11/11

大宗交

易

12.59－

13.76

10,276,500 未完成：

391,778股

8,701,874 4.28%

张蕾 421,400 0.21% 2022/7/13～

2022/11/24

集中竞

价交

易、大

宗交易

12.14－

15.36

5,302,469 未完成：

180,798股

4,458,481 2.19%

王菟莹 0 0% 2022/6/10～

2022/12/1

集中竞

价交

易、大

宗交易

0－0  0 未完成：

160,586股

1,300,000 0.64%

注：因个人资产规划需要，公司控股股东与由张世豪先生的女儿张琳女士、张蕾女士 100%持有的“上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨私享 7号私募证券投

资基金”（以下简称“蓝墨 7号”）在原有《一致行动协议》的基础上签署补充协议,增加蓝墨 7号为一致行动人；张世豪先生将通过大宗交易方式向蓝墨

7号转让股份合计不超过 4,120,042股（含本数），该事项属于公司一致行动人成员或构成发生变化，不涉及向市场减持。2022年 6月 28日至 2022年 11

月 11日期间，张世豪先生通过大宗交易方式向蓝墨 7号减持 4,120,000股，为一致行动人之间的转让。截至公告披露日，蓝墨 7号持有公司股份 4,120,000

股，占公司总股本的 2.03%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    √是 □否

张世豪先生、王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、张琳女士、张蕾女士

和王菟莹女士基于对目前二级市场形势及对公司价值的合理判断，根据自身安

排决定提前终止其减持计划，其未减持部分不再减持。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12月 3日