山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告

胡长青先生、李峰先生、李伟先先生、李振中先生、李明堂先生、董连明先生、袁 西坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月13日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)及于2022年8月12日在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2022-071),因个人资金需求,公司副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、李伟先先生、副总经理李振中先生、李明堂先生、财务总监董连明先生、董事会秘书袁西坤先生计划在自上述减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,753,100股,占公司总股本比例合计不超过0.1260%。

公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截至2022年12月5日,减持计划时间已经过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将减持计划的实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	股份 类型	减持期间	减持均价	减持价格区间 (元/股)	减持股数 (股)	占总股 本比例 (%)
胡长青	集中竞价交易	A股	2022.09.08-2022.12.05	5.18	5.05-5.35	1,198,565	0.0402
李峰	集中竞价交易	A股	2022.09.06-2022.09.08	5.30	5.30	750,000	0.0252
李伟先	集中竞价交易	A股	2022 00 07 2022 00 07	5.27	5.25-5.30	519,100	0.0228
		H股	2022.09.06-2022.09.07	2.45港元	2.44 -2.45港元	159,000
李振中	集中竞价交易	A股	2022.09.15	5.40	5.40	166,600	0.0056
李明堂	集中竞价交易	A股	2022.09.06-2022.09.07	5.30	5.30	250,000	0.0084
董连明	尚未减持
袁西坤	尚未减持
合计	-	-	-	-	-	3,043,265	0.1021

截至2022年12月5日,李峰先生、李伟先先生、李明堂先生已经减持完毕,胡长青先生减持股份数量已经过半,董连明先生、袁西坤先生尚未实施减持计划。

上述集中竞价交易方式减持的股份来源: 胡长青先生、李峰先生、李伟先先生、李

振中先生及李明堂先生减持的A股均来源于2020年A股限制性股票激励计划获授股份,李伟先先生减持的H股来源于二级市场买入股份。

2、股东本次减持前后持股情况

21 //		本次减持前持有	股份	本次减持后持有股份
股东 名称	股份性质	股数 (股)	占总股 本比例 (%)	股数 (股)	占总股 本比例 (%)
	合计持有股份	5,042,857	0.1690	3,844,292	0.1290
胡长青	其中: 无限售条件股份	1,260,714	0.0422	62,149	0.0021
	有限售条件股份	3,782,143	0.1267	3,782,143	0.1269
	合计持有股份	3,906,027	0.1309	3,156,027	0.1059
李峰	其中: 无限售条件股份	976,507	0.0327	226,507	0.0076
	有限售条件股份	2,929,520	0.0982	2,929,520	0.0983
	合计持有股份	2,240,200	0.0751	1,562,100	0.0524
李伟先	其中: 无限售条件股份	679,300	0.0228	1,200	0
	有限售条件股份	1,560,900	0.0523	1,560,900	0.0524
	合计持有股份	2,113,000	0.0708	1,946,400	0.0653
李振中	其中: 无限售条件股份	528,250	0.0177	361,650	0.0121
	有限售条件股份	1,584,750	0.0531	1,584,750	0.0532
	合计持有股份	1,000,000	0.0335	750,000	0.0252
李明堂	其中: 无限售条件股份	250,000	0.0084	0	0
	有限售条件股份	750,000	0.0251	750,000	0.0252
	合计持有股份	1,069,600	0.0358	1,069,600	0.0359
董连明	其中: 无限售条件股份	319,600	0.0107	319,600	0.0107
	有限售条件股份	750,000	0.0251	750,000	0.0252
	合计持有股份	344,700	0.0116	344,700	0.0116
袁西坤	其中: 无限售条件股份	86,175	0.0029	86,175	0.0029
	有限售条件股份	258,525	0.0087	258,525	0.0087

注:公司于2022年10月17日完成了2020年A股限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销工作,导致减持前后持有股份未发生变动的情况下,持有股份占总股本比例存在差异。

二、其他相关说明

1、上述股东本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。

- 2、上述股东本次减持与此前已披露的减持计划一致。
- 3、本次减持计划的实施系因股东个人资金需求,当前公司生产经营正常,主要经营指标稳健向好,不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》。 特此公告。

> 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月六日