1

证券代码：300777               证券简称：中简科技           公告编号：2022-090

中简科技股份有限公司

关于相关主体减持计划实施完毕的公告

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16

日对公司实控人、部分董监高、原董事的减持计划进行了相关公告的

披露，公告编号：2022-029、2022-031、2022-032、2022-033，相关主

体减持计划如下：

股东名称 拟减持方式 拟减持期间
拟减持股

数

占总股本

比例

（%）

杨永岗、

温月芳

集中竞价、

大宗交易

自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内或三个交易日的六

个月内

4,505,555 1.0250

曾文林
集中竞价、

大宗交易

自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内或三个交易日的六

个月内

1,167,660 0.2656

黄晓军 集中竞价
自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内
400,000 0.0910

胡培贤 集中竞价
自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内
43,732 0.0099

李辉 集中竞价
自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内
127,368 0.0290

范军亮 集中竞价
自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内
81,570 0.0186

江汀
集中竞价、

大宗交易

自减持计划披露之日起十五个交易

日后的六个月内或三个交易日的六

个月内

8,726,563 1.9852

公司于 2022年 9月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

相关主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

披露了《关于相关主体减持进展的公告》（公告编号：2022-061），对

上述主体减持进展情况进行了披露。

近日，公司收到上述主体的减持计划实施完毕的告知函，现将具

体情况公告如下：

一、股东减持计划实施进展的情况

1、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份

2、股东减持股份情况：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

杨永岗

集中竞价
20220608-

20220705
46.93 576,500 0.1311

大宗交易 20220711 40.02  1,660,000 0.3776

集中竞价 20221101 55.23  60,100  0.0137

集中竞价 20221102 55.20  40,500  0.0092

集中竞价 20221103 55.25  940,882  0.2140

温月芳 - - - - -

曾文林

大宗交易
20220523-

20221031
35.40  810,000 0.1843

集中竞价 20220720 53.34  340,000 0.0773

黄晓军 集中竞价
20220624-

20221110
52.98 392,128 0.0892

胡培贤 集中竞价
20220624-

20220705
49.36  21,900 0.0050

李辉 集中竞价
20220608-

20221031
48.46 108,716 0.0247

范军亮 集中竞价
20220624-

20220919
48.64  30,000 0.0068

江汀

集中竞价
20220616-

20221110
48.98 6,938,563 1.5785

大宗交易 20220705 46.66  1,788,000 0.4068

备注：上述比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

（2022 年 5 月 16日） （2022 年 12 月 7日）

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

杨永岗

合计持有股份 14,139,041 3.2165 10,861,059  2.4708

其中：无限售条件股 3,534,760 0.8041 256,778  0.0584

高管锁定股 10,604,281 2.4124 10,604,281  2.4124

温月芳

合计持有股份 3,883,180 0.8834 9,443,180  2.1483

其中：无限售条件股 970,795 0.2208 2,360,795  0.5371

高管锁定股 2,912,385 0.6625 7,082,385  1.6112

一致行动

人合计

合计持有股份 18,022,221 4.0999 20,304,239  4.6191

其中：无限售条件股 4,505,555 1.025 2,617,573  0.5955

高管锁定股 13,516,666 3.0749 17,686,666  4.0236

曾文林

合计持有股份 4,670,644 1.0625 3,520,644  0.8009

其中：无限售条件股 1,167,661 0.2656 17,661  0.0040

高管锁定股 3,502,983 0.7969 3,502,983  0.7969

黄晓军

合计持有股份 14,067,476 3.2002 13,675,348  3.1110

其中：无限售条件股 3,516,869 0.8001 3,124,741  0.7109

高管锁定股 10,550,607 2.4002 10,550,607  2.4002

胡培贤

合计持有股份 174,931 0.0398 153,031  0.0348

其中：无限售条件股 43,733 0.0099 21,833  0.0050

高管锁定股 131,198 0.0298 131,198  0.0298

李辉

合计持有股份 509,473 0.1159 400,757  0.0912

其中：无限售条件股 127,368 0.029 18,652  0.0042

高管锁定股 382,105 0.0869 382,105  0.0869

范军亮

合计持有股份 326,281 0.0742 296,281  0.0674

其中：无限售条件股 81,570 0.0186 51,570  0.0117

高管锁定股 244,711 0.0557 244,711  0.0557

江汀
合计持有股份 8,726,563 1.9852 0 0.0000

其中：无限售条件股 8,726,563 1.9852 0 0.0000

备注：杨永岗、温月芳为一致行动人关系，按照规则通过合并口径披露；实际过程中，董事、总经理

温月芳增持 556 万股公司股票，已在上表中体现。

三、其他相关说明

1、上述相关股东本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文

件的规定。

2、上述相关主体本次减持公司股份事项已按照相关规定及承诺

进行了预披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、减持

计划一致，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形，

减持计划已经实施完毕。

3、在关于实控人减持计划的预披露公告中，根据《上市公司收

购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》，实控人杨永岗及一致行动人温月芳按合

并计算口径披露减持计划，温月芳无实际减持意向。实际减持过程中，

为了肯定温月芳作为技术创新队伍的核心成员长期以来对公司的贡

献，杨永岗以大宗形式向董事、总经理温月芳转让 556 万股公司股票，

并以大宗形式向支持公司的其他长期投资者转让所持的部分公司股

票，此举稳定了公司股权架构，并团结了价值观相近的长期投资者，

夯实了公司高质量长远发展的基础。

4、公司实际控制人之一、董事长杨永岗在创办公司中倾注了大

量心血，数次个人筹资支持公司发展，本轮减持彻底解决了杨永岗创

业过程中的债务问题，合理控制了其自身负债率，为杨永岗后续轻装

上阵，聚焦精力和各方资源发展公司提供了条件；实控人看好并专注

于公司全面、快速、持续、健康、协调的中长期发展，对未来行业前

景具有坚定信心，对公司长期价值高度认可，减持过程中，杨永岗慎

密分析其持股比例、市场价值等因素，结合自身债务需求，以不影响

公司资本市场前景、聚焦公司长期价值为前提，进行了合规减持；杨

永岗今年内已完成减持，近期亦无其他减持公司股票意向；另一实际

控制人、总经理温月芳的增持行为也稳定了公司治理架构，温月芳亦

无减持公司股票意向；故公司实际控制人短期内不再有减持意向及减

持计划。

前董事曾文林、前监事会主席黄晓军均为公司初创期投资者，在

本轮减持计划中解决了个人资金需求后，后续亦无减持意向。

四、备查文件

上述股东关于本次减持计划实施完毕的告知函。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日