股票代码: 600195

中牧实业股份有限公司 关于减持其他上市公司部分股份计划实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 减持计划:经中牧实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2022 年第十一次临时会议审议通过,公司计划自 2022 年 7 月 30 日披露 减持计划之日起 15 个交易日后的 6 个月内, 依据实际情况以集中竞价交 易方式减持厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威")股份, 减持比例不超过金达威总股本的 1.3% (即不超过 800 万股)。金达威于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于 减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,金达威股份总数由 616, 481, 927 股变更为 609, 934, 771 股, 注册资本由人民币 616, 481, 927 元变更为 609, 934, 771 元。维持减持比例不变,按照最新股本计算,本 次减持数量从不超过800万股变更为不超过792万股。
- 减持计划的实施结果:截至2022年12月8日,公司已通过集中竞价交 易方式累计减持7,915,000股金达威股份,占金达威总股本的1.3%,减 持计划实施完毕。

一、概述

公司第八届董事会 2022 年第十一次临时会议审议通过《关于授权经营班子 减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》,同意公司依据实际情况以集中竞 价交易方式减持金达威股份,减持比例不超过其总股本的 1.3%(不超过 800 万 股),实施期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内,授权公司 经营班子依据证券市场情况具体实施。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日披 露的《中牧实业股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》 (公告编号: 临 2022-032)。

二、本次减持计划实施情况

截至 2022 年 12 月 8 日,公司已通过集中竞价交易方式累计减持 7,915,000

股金达威股份,占金达威总股本的1.3%,减持计划实施完毕。具体情况如下:

(一) 本次减持金达威股份情况

减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减 持 比 例 (%)
集中竞价交易	2022. 9. 6-2022. 11. 4	18. 32	4, 194, 000	0.69
	2022. 11. 7-2022. 11. 9	18.40	1,047,000	0. 17
	2022.11.11 2022.11.22		1, 585, 000	0. 26
	2022. 12. 5–2022. 12. 8	19. 58	1,089,000	0. 18
	合 计	18. 75	7, 915, 000	1. 30

- 注: 1. 表格中细分数据相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。
- 2. 金达威于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,股份总数由 616,481,927 股变更为 609,934,771 股,注册资本由人民币 616,481,927 元变更为 609,934,771 元。上表减持比例为按照变更后的股本计算。
- 3. 公司以集中竞价交易方式减持的 7,915,000 股金达威股份,包括在金达威首次公开发行股票并上市前取得的股份(依据规定,通过集中竞价交易方式减持的,任意连续90 个自然日内,减持股份的总数不超过金达威总股本的 1%)和通过集中竞价交易买入的金达威股份,减持的价格区间为 16.69 元/股~22.50 元/股。

(二) 本次减持前后持有金达威股份情况

	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
政	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
合计持有股份	13, 146. 9593	21.33%	12, 355. 4593	20. 26%
其中: 无限售条件股份	13, 146. 9593	21. 33%	12, 355. 4593	20. 26%
有限售条件股份	0	0	0	0

注: 其中减持前的持股比例按照金达威变更前的股本计算,减持后的持股比例按照金达威变更后的股本计算。

三、本次减持计划实施对公司的影响

本次减持金达威股份对公司经营业绩产生积极影响。本次减持所获得的收益金额以公司披露的定期报告中相关财务数据为准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会 2022年12月10日