证券代码：603387        证券简称：基蛋生物        公告编号：2022-070

基蛋生物科技股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展暨控股股东的一致行动

人累计减持股份超过 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

本次减持计划开始前，公司股东南京爱基商务信息咨询有限公司（以下简称

“南京爱基”）持有基蛋生物股份 22,219,343 股，占公司总股本的 4.3812%。以

上股份来源为首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积转增股本方式取得

的股份。

 集中竞价减持计划的进展情况

截止本公告披露日，公司股东南京爱基于 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12

月 9 日期间通过集中竞价交易方式累计减持了 3,155,024 股，约占公司总股本

507,153,517 的 0.6221%。南京爱基本次减持数量过半，减持计划尚未完成，公

司于今日收到南京爱基出具的《公司股东减持股份进展的告知函》。

 权益变动情况

公司于同日收到公司控股股东的一致行动人南京爱基、苏恩奎、孔婷婷、王

勇出具的《关于减持股份的告知函》，2020 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 9 日，

公司控股股东的一致行动人南京爱基、苏恩奎、孔婷婷、王勇累计减持公司股份

5,873,386 股，合计减持公司股份比例累计达到 1.25%。本次权益变动属于股份

减持，不触及要约收购，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。本次

权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份比例从 45.52%

减少至 44.55%。现将有关情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股比

例
当前持股股份来源

南京爱基商务信

息咨询有限公司
5%以下股东 22,219,343 4.3812%

IPO 前取得：5,783,877 股

其他方式取得：16,435,466 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本所要求的其他事项

公司将继续关注上述股东的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法

规，及时履行信息披露义务。

股东名

称

减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持

方式

减持价

格区间

（元/

股）

减持总

金额

（元）

当前

持股

数量

（股）

当前

持股

比例

南京爱

基商务

信息咨

询有限

公司

3,155,024 0.6221%

2022/12/7

～

2022/12/9

集中

竞价

交易

12.97

-13.66

42,343,

463

19,06

4,319

3.76

%

三、本次权益变动基本情况

信 息 披

露 义 务

人 基 本

信息

名称 苏恩奎

住所 扬州市邗江区***

权益变动

时间
2021 年 9 月 8 日至 2022 年 11 月 18 日

权 益 变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减 持 股 数

（股）
减持比例

集合竞价

2021 年 9 月 8 日

-2022 年 3 月 8 日

人民币普

通股
125,000 0.0344%

2022 年 9 月 9 日

-2022 年 11 月 18

日

人民币普

通股
1,429,260 0.2818%

合计 - - 1,554,260 0.3162%

信 息 披

露 义 务

人 基 本

信息

名称 孔婷婷

住所 南京市江宁区***

权益变动

时间
2020 年 9 月 2 日-2022 年 11 月 2 日

权 益 变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减 持 股 数

（股）
减持比例

集合竞价

2020 年 9 月 2 日

-2020年 9月25日

人民币普

通股
56,833 0.0218%

2021 年 9 月 8 日

-2021年 9月27日

人民币普

通股
199,669 0.0549%

2022年 10月28日

-2022年 11月2日

人民币普

通股
209,600 0.0413%

合计 - - 466,102 0.1180%

信 息 披

露 义 务

人 基 本

信息

名称 王勇

住所 南京市沿江工业开发区***

权益变动

时间
2020 年 8 月 31 日-2022 年 11 月 3 日

权 益 变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减 持 股 数

（股）
减持比例

集合竞价

2020 年 8 月 31 日

-2020 年 12 月 29

日

人民币普

通股
183,000 0.0703%

2021 年 9 月 8 日

-2022 年 3 月 8 日

人民币普

通股
255,000 0.0701%

2022年 10月27日

-2022年 11月3日

人民币普

通股
260,000 0.0513%

合计 - - 698,000 0.1916%

信 息 披

露 义 务

人 基 本

信息

名称 南京爱基商务信息咨询有限公司

住所 南京市江北新区科丰路 6 号 4 楼

权益变动

时间
2022 年 12 月 7 日-2022 年 12 月 9 日

权 益 变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减 持 股 数

（股）
减持比例

集合竞价
2022 年 12 月 7 日

-2022年 12月9日

人民币普

通股
3,155,024 0.6221%

合计 — — 3,155,024 0.6221%

注：上述合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制

或被限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》，《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海

证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

四、本次权益变动前后，控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有上市公司

权益的股份变动情况

股东名称
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

苏恩本 102,893,008 39.52% 201,670,295 39.77%

南京爱基商务信

息咨询有限公司
11,336,399 4.35% 19,064,319 3.76%

苏恩奎 3,011,501 1.16% 4,298,283 0.85%

孔婷婷 627,332 0.24% 629,042 0.12%

王勇 627,332 0.24% 253,891 0.05%

合计 118,495,572 45.52% 225,915,830 44.55%

注：上述合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

1、由于公司分别于 2021 年 6 月 24 日和 2022 年 6 月 9 日实施 2020 年度及 2021 年度

权益分派，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，故股东所持股

份数量有所调整。

五、本次权益变动的其他情况说明

1、本次权益变动系通过集中竞价交易方式减持，不触及要约收购，不涉及

资金来源。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构

及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据

股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

六、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及

相关条件成就或消除的具体情形等

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

（三）其他风险

截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注上述股东

减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日