证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代码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 证券简称：意华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 公告编号：2022-085

温州意华接插件股份有限公司

关于公司董事及其一致行动人减持计划完成的公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 9 日在指

定信息披露媒体刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于控股股东、董事及其

一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-049），合计持有本公

司股份 8,533,530 股（占本公司总股本比例 4.9999%）的董事方建文先生及其一

致行动人方建斌先生、蔡胜才先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的六个月

内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,706,720 股（不超过公司总股本

比例 1.0000%）。

公司近日收到方建文先生及其一致行动人方建斌先生、蔡胜才先生发来的

《股份减持计划实施完毕的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：

一、 股东减持情况

截至 2022 年 12 月 12 日，方建文先生及其一致行动人方建斌先生、蔡胜才

先生减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持日期
减持均价

（元）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

方建斌 集中竞价交易
2022/08/22 73.85 900,000 0.5273

2022/08/23 75.48 143,715 0.0842

方建文 集中竞价交易

2022/08/24 73.80 201,900 0.1183

2022/09/29 61.58 50,000 0.0293

2022/12/09 53.17 50,000 0.0293

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022/12/12 53.23 7000 0.0041

蔡胜才 集中竞价交易

2022/09/06 70.98 50,000 0.0293

2022/09/07 72.07 50,300 0.0295

2022/09/08 72.64 13,000 0.0076

2022/09/29 60.41 240,000 0.1406

合计 1,705,915 0.9995

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上不一致的情况，为四舍五入原因造成。

二、本次减持前后持股变化

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例（%）
股数(股)

占总股本比

例（%）

方建斌

合计持有股份 4,174,859  2.4461  3,131,144 1.8346

其中：无限售条件股

份
1,043,715  0.6115  0 0

有限售条件股份 3,131,144  1.8346  3,131,144 1.8346

方建文

合计持有股份 2,941,748  1.7236  2,632,848 1.5426

其中：无限售条件股

份
735,437  0.4309  426,537 0.2499

有限售条件股份 2,206,311  1.2927  2,206,311 1.2927

蔡胜才

合计持有股份 1,416,923  0.8302  1,063,623 0.6232

其中：无限售条件股

份
354,231  0.2076  931 0.0005

有限售条件股份 1,062,692  0.6227  1,062,692 0.6227

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上不一致的情况，为四舍五入原因造成。

三、其他事项说明

1、上述股东本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则

的规定。

2、上述股东本次减持没有违反其在上市公告书中做出的承诺。

3、上述股东严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减

持计划的情形。

4、上述股东减持不会导致公司控制权发生变化。

5、截止本公告日，上述股东本次减持计划已实施完毕。

四、备查文件

方建文及其一致动人出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日 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