证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2022-062

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

相关股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 持有公司股份 10,187,608 股（占公司当时股份的 2.44%，2021 年权益分配

完成后股份数为 12,225,130股）的股东冯国宝计划以集中竞价方式减持公

司股份不超过 3,179,126 股（占公司当时股份比例 0.76%，2021 年权益分配

完成后股份数为 3,814,951股）。其中集中竞价交易将于本减持计划公告之

日起 15 个交易日之后 6个月内进行，减持计划结束日期为 2022 年 12 月

18 日。

 持有公司股份 2,638,492 股（占公司当时股份的 0.63%，2021年权益分配完

成后股份数为 3,166,191 股）的股东吴庭翔计划以集中竞价方式减持公司股

份不超过 1,300,000 股（占公司当时股份比例 0.31%，2021年权益分配完成

后股份数为 1,560,000 股）。其中集中竞价交易将于本减持计划公告之日起

15 个交易日之后 6个月内进行，减持计划结束日期为 2022 年 12 月 18 日。

 持有公司股份 4,656,160 股（占公司当时股份的 1.12%，2021年权益分配完

成后股份数为 5,587,392）的股东丁整伟计划以集中竞价方式减持公司股份

不超过 1,164,040 股（占公司当时股份比例 0.28%，2021年权益分配完成后

股份数为 1,396,848股）。其中集中竞价交易将于本减持计划公告之日起 15

个交易日之后 6 个月内进行，减持计划结束日期为 2022 年 12 月 18 日。

 截止 2022 年 12 月 18日，本次减持计划时间已届满，股东冯国宝实际减持

股份 850,000股(2021年年度利润分配除权后，占公司当前总股本的 0.17%)。

截止 2022 年 12 月 18日收盘，冯国宝持有公司股份 11,375,130 股，占公司

当前股份的 2.27%。

 截止 2022 年 12 月 18日，本次减持计划时间已届满，股东吴庭翔尚未减持

股份。截止 2022 年 12月 18日收盘，吴庭翔持有公司股份 3,166,191 股，

占公司当前股份的 0.63%。

 截止 2022 年 12 月 18日，本次减持计划时间已届满，股东丁整伟实际减持

244,280股（占公司当前总股本比例 0.05%）。截止 2022 年 12月 18日收盘，

丁整伟持有公司股份 5,343,112股，占公司当前总股本比例 1.07%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

冯国宝 5%以下股东 10,187,608 2.44%
发行股份购买资产取

得：10,187,608 股

吴庭翔 5%以下股东 2,638,492 0.63%
发行股份购买资产取

得：2,638,492 股

丁整伟
董事、监事、

高级管理人员
4,656,160 1.12%

发行股份购买资产取

得：4,656,160 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

冯国宝 10,187,608 2.44%
因共同业绩承诺承担连带担保责任

构成一致行动关系

吴庭翔 2,638,492 0.63%
因共同业绩承诺承担连带担保责任

构成一致行动关系

丁整伟 4,656,160 1.12%
因共同业绩承诺承担连带担保责任

构成一致行动关系

合计 17,482,260 4.19% —

注：2021 年权益分配完成后，冯国宝股持有股份数为 12,225,130 股，占公司当前股份的 2.44%；吴庭翔股持有股份数

为 3,166,191 股，占公司当前股份的 0.63%；丁整伟持有股份数为 5,587,392 股，占公司当前股份的 1.12%。

二、减持计划的实施结果

(一)相关股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

冯国宝 850,000 0.17%
2022/6/21～

2022/12/18

集中竞

价交易

4.69－

4.96
4,035,400

未完成：

2,964,951股
11,375,130 2.27%

吴庭翔 0 0%
2022/6/21～

2022/12/18

集中竞

价交易
0－0 0

未完成：

1,560,000股
3,166,191 0.63%

丁整伟 244,280 0.05%
2022/6/21～

2022/12/18

集中竞

价交易

4.98－

5.02
1,223,111

未完成：

1,152,568股
5,343,112 1.07%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2022年 12月 20日