公告编号：2022-038

证券代码：839080     证券简称：宜净环保     主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

西藏金

缘投资

管理有

限公司

合计持有

股份

642,000 0.9825% 1,483,600 2.2704% 2022

年 12

月 19

日

大宗

交易

其中：无

限售股份

642,000 0.9825% 1,483,600 2.2704%

     有

限售股份

0 0% 0 0%

2022 年 12 月 19 日，信息披露义务人通过大宗交易增持挂牌公司 841,600

股，西藏金缘投资管理有限公司、西藏金茂经信创业投资有限公司、江苏金茂环

保产业创业投资有限公司、江苏金茂低碳产业创业投资有限公司和宋希超为一致

行动人，增持后，使五方共同拥有权益比例从 18.7121%变为 20.000%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 西藏金缘投资管理有限公司

法定代表人 段小光

公告编号：2022-038

实际控制人 金雨茂物投资管理有限公司

成立日期 2015年 5月 22日

注册资本（单位：元） 100,000,000

住所/通讯地址
拉萨市经济开发区林琼岗东一路 7号 720房 003

号

经营范围

投资管理（不含金融和经纪业务；不得以公开方

式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从

事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资

产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财

产品和相关衍生业务）；经济信息咨询【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项

活动】

公司类型 有限责任公司

股权结构 金雨茂物投资管理有限公司持有 100%股权

统一社会信用代码 91540091321371056Q

是否属于失信联合惩戒对象 否

二、 所涉及后续事项

本次股份变动不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

本次股份变动事项涉及投资者披露权益变动报告书。

三、 备查文件目录

权益变动报告书

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日  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