证券代码：300201              证券简称：*ST海伦              公告编号：2022-087

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于公司股东股份减持计划到期的公告

股东江苏省机电研究所有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日在

巨潮资讯网上披露《关于公司持股5%以上股东部分股份被强制平仓暨被动减持的

提示性公告》（公告编号：2022-026），持有公司147,590,799股（占公司总股

本的14.18%）的股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）因未

能及时履行与首创证券合约中的提高履约保障比例义务，其所持公司部分股票预

计将被首创证券股份有限公司强制平仓。本次拟减持股份的总数合计不超过

16,000,000股，占公司总股本的1.54%。

公司于近日收到股东机电公司的《告知函》，机电公司该股份减持计划已到

期，现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

 机电公司自2022年5月30日至本公告日，通过证券交易系统，股份被首创证

券强制平仓情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持前持

股（股）

减持数量

（股）

减持均价

（元/股）

减持股数占

总股本比例

（%）

减持后持

股（股）

机电公司 集中竞价

2022年5月30日
149,213,

239
882,514 2.12 0.08%

148,330,7

25

2022年5月31日
148,330,

725
739,926 2.10 0.07%

147,590,7

99

2022年6月1日
147,590,

799
627,511 2.13 0.06%

146,963,2

88

2022年6月2日
146,963,

288
537,356 2.06 0.05%

146,425,9

32

2022年6月6日
146,425,

932
463,985 2.12 0.04%

145,961,9

47

2022年6月7日
145,961,

947
403,510 2.18 0.04%

145,558,4

37

2022年6月8日
145,558,

437
353,106 2.14 0.03%

145,205,3

31

合计
4,007,90

8
2.12 0.39% -

注：1、由于自2022年6月9日起，机电公司原拟被处置的股份被司法冻结，该被动减持计划

暂停实施。

2、减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转

增股本取得的股份。

二、减持计划区间内，股份存在被拍卖的情况

股 东

名称

拍卖股份数

量

拍卖成交

价格（元/

股）

拍卖股份

占总股本

的比例

拍卖时间 结束时间 拍卖执行人 买受人

机 电

公司

21,645,525 3.02 2.08% 2022 年 10

月 31 日

10：00

2022年 11

月 1 日

10:00

江 苏 省 徐

州 经 济 技

术 开 发 区

人民法院

海 徳 资

产 管理

有 限 公

司

22,380,000 3.02 2.15%

63,460,507 3.19 6.10%

2022 年 11

月 25 日

10：00

2022年 11

月 26 日

10:00

合计 107,486,032 3.12 10.33% -- -- -- --

三、本次减持计划前后持股情况

股东

名称 股份性质
减持计划开始前持有股份 减持计划到期后持有股份

机电 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本

公司 比例 比例

合计持有股份 147,590,799 14.18% 37,719,299 3.62%

其中：无限售条件股份 147,590,799 14.18% 37,719,299 3.62%

    有限售条件股份 0 0% 0 0%

四、其他事项说明

1、本次减持属于被动减持，不会对公司持续经营产生影响。截至2022年12

月5日，股东机电公司及其一致行动人丁剑平合计持股4.18%，不再是持股5%以上

股东。

2、本次股份减持虽然进行了预披露，但是被动减持行为距离减持计划预披

露日不足十五个交易日，存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

相关规定的情形。机电公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述

问题的再次发生。

3、公司会持续关注相关股东的股份变动情况，并按法律法规的相关规定及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、机电公司出具的《告知函》。

    特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二○二二年十二月二十八日