证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2022-081

上海硅产业集团股份有限公司

关于拟减持其他权益工具投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 上海硅产业集团股份有限公司拟减持所持有的法国上市公司Soitec S.A.的部

分股份。

 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司NSIG

Europe Holding S.à r.l.（以下简称“NSIG Europe”）的全资子公司NSIG Sunrise S.à

r.l.（以下简称“NSIG Sunrise”）持有法国上市公司Soitec S.A.（以下简称“Soitec”，

股票代码SOI.PA）的363.60万股股份，占Soitec总股本的10.22%。

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟

减持其他权益工具投资的议案》，基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状

况并考虑经营、投资活动资金的实际需要，拟择机对持有的Soitec其他权益工具

投资进行减持，减持数量不超过300,000股（含本数）。若减持计划实施期间Soitec

发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，公司将

根据其股本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。上述其他权益工具投资

减持方式为通过法国巴黎泛欧证券交易所交易系统（包含集中竞价、大宗交易等

方式）择机减持。在前述额度内，授权公司经营管理层具体实施，授权有效期自

股东大会审议通过之日起12个月内。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东

大会审议。

二、减持的目的和对公司的影响

本次减持其他权益工具投资是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状

况并考虑经营、投资活动资金的实际需要做出的审慎决策。鉴于证券市场股票波

动较大且无法预测，公司减持上述其他权益工具投资的收益存在较大不确定性，

尚无法确切估计减持上述其他权益工具投资对公司业绩的具体影响，公司将根据

减持事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日