证券代码：600095         证券简称：湘财股份     公告编号：临 2023-003

湘财股份有限公司

关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

 交易内容：湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟在未来 6 个月内

通过集中竞价交易方式减持所持有的上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智

慧”）股份，减持股份数量不超过 4,000 万股（占大智慧当前总股本的 1.96%）

 本次交易不构成关联交易

 本次交易不构成重大资产重组

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2023 年

1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 12 日以直接送达或通

讯方式发出。公司共计 7名董事，全部参加了表决。会议以 7票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》。本

次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。具体情

况如下：

一、交易概述

1、公司拟在未来 6个月内通过集中竞价交易方式减持所持有的大智慧股份，

减持股份数量不超过 4,000 万股（占大智慧当前总股本的 1.96%），减持价格根

据其市场交易价格确定，且不低于 9 元/股。若大智慧股票在减持期间发生派发

股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，减持股数、减持价格将进

行除权除息相应调整。

2、本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性。

3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：上海大智慧股份有限公司

注册地：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢

22301-130 座

法定代表人：张志宏

注册资本：203,587.02 万元人民币

成立时间：2000 年 12 月 14 日

公司类型：股份有限公司（上市）股票代码（601519.SH）

经营范围：计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听节目，

计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网络测试、网络

运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），自有房屋租赁，会议服务、创意服务、

动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事

科技中介），投资咨询，企业策划设计，电视节目制作、发行，游戏产品运营，

网络游戏虚拟货币发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

上海大智慧股份有限公司不是失信被执行人。

大智慧最近一年一期的财务情况如下：

单位：元

 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

(未经审计) (经审计)（注）

总资产 2,258,923,229.49 2,328,170,821.12

总负债 613,523,592.22 751,764,363.16

归属于上市公司股东的所有者权益 1,640,831,880.44 1,576,406,457.96

 2022 年 1-9 月 2021 年

营业收入 695,673,934.96 818,661,643.77

归属于上市公司股东的净利润 -87,297,259.99 16,049,531.09

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润

-90,986,887.30 7,533,726.08

注：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大智慧 2021 年度财务数据出具了标准无保留

意见的审计报告。

公司控股股东、实际控制人为张长虹先生。截至 2022 年 9 月 30 日，其前五

大股东情况如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

张长虹 704,792,657  34.62

湘财股份有限公司 127,155,000  6.25

湘财股份有限公司－2022 年面向专业投资者非公

开发行可交换公司债券质押专户
98,800,000 4.85

张婷 85,025,402 4.18

湘财股份有限公司－2022 年面向专业投资者非公

开发行可交换公司债券（第二期）质押专户
72,200,000 3.55

本次公司拟减持的 4,000 万股大智慧股票产权清晰，不存在抵押、质押及其

他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不

存在妨碍权属转移的其他情况。本次出售资产不涉及债权债务转移。

三、交易内容

1、交易方式：集中竞价交易方式。

2、定价依据：根据市场交易价格确定，且不低于 9元/股。

3、减持期限：自减持计划公告之日即 2023 年 1 月 17 日起 15 个交易日后进

行，即 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日期间。

4、减持股份数量：不超过 4,000 万股（占大智慧当前总股本的 1.96%）。截

至董事会召开日，公司持有大智慧 298,155,000 股，占其当前总股本的 14.65%。

5、授权公司董事长在上述范围内根据市场情况择机出售。

若大智慧股票在减持期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、

除权行为的，减持股数、减持价格将进行除权除息相应调整。

四、出售资产对上市公司的影响

公司持有的大智慧股份由浙江新湖集团股份有限公司通过协议转让方式过

户至湘财股份，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，

大智慧股份于 2021 年 1月 14日过户登记至湘财股份名下,初始投资成本为 8.51

元/股，因权益法核算，截至 2022 年 9 月 30 日大智慧账面价值约 8.38 元/股。

本次交易不涉及人员安置、管理层变动、土地租赁等情况，不涉及交易完成

后可能产生关联交易的情况；不涉及与关联人产生同业竞争。

本次交易具体金额需根据实际成交价格确定，且不低于 9元/股（若大智慧

股票在减持期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为

的，减持价格将进行除权除息相应调整。）。本次交易有利于提高公司资产使

用效率和流动性，但公司尚无法准确预计本次减持产生的损益，对公司未来财

务状况和经营成果的影响存在不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日 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