证券代码：002958           证券简称：青农商行        公告编号:2023-003

转债代码：128129           转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于股东股份解除冻结并被动减持进展情况及股份被轮

候冻结的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 12 月 17 日披

露了《关于股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-059）。本次拟处置

股份数量不超过 2,010,000 股，占本行总股本的 0.0362%。截至本公告日，本次巴龙国

际建设集团有限公司（以下简称“巴龙建设”）被动减持本行股票数量、时间均已过

半。经招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部、兴业证券股份有限公司青岛即

墨营流路证券营业部告知及通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，巴

龙建设所持本行股份解除冻结并减持 1,074,787 股。同时，本行于近日通过中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉巴龙国际集团有限公司（以下简称

“巴龙集团”）、巴龙建设持有的本行股份被轮候冻结。

根据深圳证券交易所相关规定，现将本次被动减持进展等有关情况公告如下：

一、解除冻结及被动减持情况

1.解除冻结及被动减持股份情况

股东

名称
减持方式

减持均价

（元/股）

解除冻结及

减持股数
减持比例 冻结日期

解除冻结及减持

日期
执行人

巴龙

建设

集中竞价交易 2.85 10,000 0.0002% 2022 年 8 月 12 日 2023年 1月 12日
青岛市市南

区人民法院

集中竞价交易 2.86 634,848 0.0114% 2022 年 8 月 12 日 2023年 1月 13日
青岛市市南

区人民法院

集中竞价交易 2.88 429,939 0.0077% 2022 年 8 月 12 日 2023年 1月 16日
青岛市市南

区人民法院

合  计 - 1,074,787 0.0193% - - -

上述减持股份来源为本行首次公开发行前股份。

本次被动减持前，巴龙建设持有本行股份 175,000,000 股，占本行总股本的 3.15%。

巴龙建设与巴龙集团为一致行动人，合计持股比例 7.20%。自本行上市日起，共累计

减持 1,074,787 股，占本行总股本的 0.0193%。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质
本次被动减持前持有股份 本次被动减持后持有股份

股数 占总股本比例 股数 占总股本比例

巴龙建设

合计持有股份 175,000,000 3.15% 173,925,213 3.13%

其中：无限售条件股份 175,000,000 3.15% 173,925,213 3.13%

有限售条件股份 - - - -

二、本次股份被冻结基本情况

股东

名称

是否为控股股

东或第一大股

东及其一致行

动人

轮候冻结数

量（股）

占其所

持股份

比例

占本行

总股本

比例

是否为

限售股

及限售

类型

委托日期 轮候期限 轮候机关 原因

巴龙

集团
否 34,000,000 15.11% 0.61% 否

2022 年 9

月 30 日
36 个月

青岛市市

南区人民

法院

轮候

冻结

巴龙

建设
否 172,990,000 99.46% 3.11% 否

2023 年 1

月 12 日
36 个月

青岛市黄

岛区人民

法院

轮候

冻结

三、股东股份累计被冻结情况

截至 2023 年 1 月 16 日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称 持股数量 持股比例
累计被冻结数

量

累计被标记

数量

合计占其所持

股份比例

合计占本行

总股本比例

巴龙集团 225,000,000 4.05% 100,000 224,900,000 100% 4.05%

巴龙建设 173,925,213 3.13% 173,925,213 - 100% 3.13%

合计 398,925,213 7.18% 174,025,213 224,900,000 100% 7.18%

四、其他相关说明

1.本次被动减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规

范性文件的规定。

2.本次被动减持已按照相关规定进行了预披露，被动减持进展情况与此前的预披

露公告保持一致。

3.巴龙建设未做出过最低减持价格承诺，不存在违反前期有关减持承诺的情形。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表等

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日 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