证券代码：688116         证券简称：天奈科技        公告编号：2023-011

江苏天奈科技股份有限公司控股股东及董监高大

宗交易减持计划实施完毕暨减持股份结果和控股

股东承诺未来 12 个月内不减持的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）控

股股东 TAO ZHENG 直接持有公司股份 23,507,502 股，间接持有公司股份 413,462

股，合计持有公司 23,920,964 股，占公司总股本的 10.2877%；控股股东 MEIJIE

ZHANG 持有公司股份 4,772,669 股，占公司总股本的 2.0526%；控股股东共青城

新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新奈共成”）持有公司

9,616,975 股，占公司总股本 4.1360%；控股股东镇江新奈智汇科技服务企业（有

限合伙）（以下简称“新奈智汇”）持有公司9,023,300股，占公司总股本的3.8806%；

控股股东镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈众诚”）持有

公司 2,934,024 股，占公司总股本的 1.2618%；控股股东镇江新奈联享科技服务

企业（有限合伙）（以下简称“新奈联享”）持有公司 2,117,889 股，占公司总股

本的 0.9108%。

严燕直接持有公司股份 23,100 股、间接持有公司股份 8,604,429 股，合计

持有 8,627,529 股，占公司总股本 3.7104%；蔡永略直接持有公司股份 16,500

股、间接持有公司股份 2,805,784 股，合计持有 2,822,284 股，占公司总股本

1.2138%；周艳间接持有公司股份 527,371 股，占公司总股本 0.2268%；蓝茵间

接持有公司股份 501,199 股，占公司总股本 0.2155%；孙敏间接持有公司股份

22,627 股，占公司总股本 0.0097%；叶亚文直接持有公司股份 25,500 股、间接

持有公司股份 2,624,736 股，合计持有 2,650,236 股，占公司总股本 1.1398%；

岳帮贤直接持有公司股份 20,700 股、间接持有公司股份 770,444 股，合计持有

791,144 股，占公司总股本 0.3402%。

 减持计划的实施结果情况及承诺未来 12 个月内不减持

2023 年 1 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《江苏天奈科技股份有限公司控股股东及董监高大宗交易减持股份计划公告》

（公告编号：2023-005）。公司股东 TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈共成、新

奈智汇、新奈众诚、新奈联享拟自本次减持计划公告之日起三个交易日之后的 6

个月内，即 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 7 月 12 日，以大宗交易方式减持其持有

的公司股份不超过 4,650,421 股，占公司总股本比例不超过 2%。

2023 年 1 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《江苏天奈科技股份有限公司控股股东及董监高大宗交易减持股份达到 1%暨减

持计划数量过半的公告》（公告编号：2023-008）。2023 年 1 月 13 日，公司股

东 TAO ZHENG 先生通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量 1,243,182

股，减持股份数量占公司总股本的 0.5347%；新奈共成通过大宗交易的方式减持

其持有的公司股份数量 325,295 股，减持股份数量占公司总股本的 0.1399%；新

奈智汇通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量 534,299 股，减持股份数

量占公司总股本的 0.2298%；新奈众诚通过大宗交易的方式减持其持有的公司股

份数量 129,184 股，减持股份数量占公司总股本的 0.0556%；新奈联享通过大宗

交易的方式减持其持有的公司股份数量 93,250 股，减持股份数量占公司总股本

的 0.0401%；

2023 年 1 月 18 日，公司收到股东 TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈共成、

新奈智汇、新奈众诚、新奈联享出具的《股份减持结果及未来 12 个月内不减持

的告知函》，2023 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 18 日，TAO ZHENG 先生通过大宗

交易的方式减持其持有的公司股份数量 824,359 股，减持股份数量占公司总股本

的 0.3545%；MEIJIE ZHANG 先生通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量

418,824 股，减持股份数量占公司总股本的 0.1801%；新奈共成通过大宗交易的

方式减持其持有的公司股份数量 325,295 股，减持股份数量占公司总股本的

0.1399%；新奈智汇通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量 534,299 股，

减持股份数量占公司总股本的 0.2298%；新奈众诚通过大宗交易的方式减持其持

有的公司股份数量 129,184 股，减持股份数量占公司总股本的 0.0556%；新奈联

享通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量 93,250 股，减持股份数量占

公司总股本的 0.0401%；

截至目前，TAO ZHENG 先生通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量

2,067,541 股，减持股份数量占公司总股本的 0.8892%；MEIJIE ZHANG 先生通过

大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量 418,824 股，减持股份数量占公司总

股本的 0.1801%；新奈共成通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量

650,590 股，减持股份数量占公司总股本的 0.2798%；新奈智汇通过大宗交易的

方式减持其持有的公司股份数量 1,068,598 股，减持股份数量占公司总股本的

0.4596%；新奈众诚通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量 258,368 股，

减持股份数量占公司总股本的 0.1111%；新奈联享通过大宗交易的方式减持其持

有的公司股份数量 186,500 股，减持股份数量占公司总股本的 0.0802%。本次减

持计划实施完毕。

同时，公司控股股东 TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈共成、新奈智汇、新

奈众诚、新奈联享承诺自 2023 年 1 月 20 日起未来 12 个月不以任何方式转让或

减持其持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配

股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

 权益变动情况

2023 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 18 日，TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈

共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享通过大宗交易的方式合计减持公司股份

2,325,211 股，占公司总股本的比例为 1%。本次权益变动不涉及要约收购，不会

导致公司无控股股东、实际控制人情况发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

TAO ZHENG 5%以上第一大

股东

23,479,002 10.0976% IPO 前取得：23,479,002

股 ；股权激励取得

28,500 股，合计直接持

有公司股份 23,507,502

股。

MEIJIE

ZHANG

其他股东：控股

股东

4,756,169 2.0455% IPO 前取得：4,756,169

股 ；股权激励取得

16,500 股，合计持有公

司股份 4,772,669 股。

共 青 城 新

奈 共 成 投

资 管 理 合

伙企业（有

限合伙）

其他股东：控股

股东

9,616,975 4.1360% IPO 前取得：9,616,975

股

镇 江 新 奈

智 汇 科 技

服 务 企 业

（ 有 限 合

伙）

其他股东：控股

股东

9,023,300 3.8806% IPO 前取得：9,023,300

股

镇 江 新 奈

众 诚 科 技

服 务 企 业

（ 有 限 合

伙）

其他股东：控股

股东

2,934,024 1.2618% IPO 前取得：2,934,024

股

镇 江 新 奈

联 享 科 技

服 务 企 业

（ 有 限 合

伙）

其他股东：控股

股东

2,117,889 0.9108% IPO 前取得：2,117,889

股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 TAO ZHENG 23,479,002 10.0976% TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、

新奈共成、新奈智汇、新奈

众诚、新奈联享存在一致行

动关系

MEIJIE ZHANG 4,756,169 2.0455% TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、

新奈共成、新奈智汇、新奈

众诚、新奈联享、存在一致

行动关系

共青城新奈共

成投资管理合

伙企业（有限合

伙）

9,616,975 4.1360% TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、

新奈共成、新奈智汇、新奈

众诚、新奈联享存在一致行

动关系

镇江新奈智汇

科技服务企业

（有限合伙）

9,023,300 3.8806% TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、

新奈共成、新奈智汇、新奈

众诚、新奈联享存在一致行

动关系

镇江新奈众诚

科技服务企业

（有限合伙）

2,934,024 1.2618% TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、

新奈共成、新奈智汇、新奈

众诚、新奈联享存在一致行

动关系

镇江新奈联享

科技服务企业

（有限合伙）

2,117,889 0.9108% TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、

新奈共成、新奈智汇、新奈

众诚、新奈联享存在一致行

动关系

合计 51,927,359 22.3323% —

二、减持计划的实施结果及控股股东承诺未来 12 个月内不减持

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区

间

（元/股）

减持总金额（元）
减持完成情

况

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

TAO

ZHENG

2,067,541 0.8892% 2023/1/13～

2023/1/18

大宗交易 71.29－

72.60

148,472,362.88 已完成 21,439,961 9.2207%

MEIJIE

ZHANG

418,824 0.1801% 2023/1/13～

2023/1/18

大宗交易 71.29－

72.60

30,403,821.17 已完成 4,353,845 1.8725%

共青城新

奈共成投

资管理合

伙企业

（有限合

伙）

650,590 0.2798% 2023/1/13～

2023/1/18

大宗交易 71.29－

72.60

46,805,298.56 已完成 8,966,385 3.8562%

镇江新奈 1,068,598 0.4596% 2023/1/13～ 大宗交易 71.29－ 76,877,985.25 已完成 7,954,702 3.4211%

智汇科技

服务企业

（有限合

伙）

2023/1/18 72.60

镇江新奈

众诚科技

服务企业

（有限合

伙）

258,368 0.1111% 2023/1/13～

2023/1/18

大宗交易 71.29－

72.60

18,587,730.18 已完成 2,675,656 1.1507%

镇江新奈

联享科技

服务企业

（有限合

伙）

186,500 0.0802% 2023/1/13～

2023/1/18

大宗交易 71.29－

72.60

13,417,341.46 已完成 1,931,389 0.8306%

此次减持计划董监高合计减持情况：

姓名 职务 减持计划前

直接持股

减持计划前

间接持股

减持计划前

合计持股

直接减持股

数

间接减持股

数

减持股数合

计

减持股数占

减持计划前

合计持股数

比例

减持股数占

公司股份总

数比例

郑涛 董事长、总经

理

23,507,502 413,462 23,920,964 2,067,541 36,409 2,103,950 8.80% 0.9048%

严燕 董事、副总经

理

23,100 8,604,429 8,627,529 0 757,707 757,707 8.78% 0.3259%

蔡永略 董事、副总经

理、财务负责

人及董事会

秘书

16,500 2,805,784 2,822,284 0 247,085 247,085 8.75% 0.1063%

张美杰 董事 4,772,669 0 4,772,669 418,824 0 418,824 8.78% 0.1801%

周艳 职工监事 0 527,371 527,371 0 46,440 46,440 8.81% 0.0200%

蓝茵 监事 0 501,199 501,199 0 44,136 44,136 8.81% 0.0190%

孙敏 监事 0 22,627 22,627 0 1,993 1,993 8.81% 0.0009%

叶亚文 副总经理 25,500 2,624,736 2,650,236 0 231,144 231,144 8.72% 0.0994%

岳帮贤 副总经理 20,700 770,444 791,144 0 67,757 67,757 8.56% 0.0291%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

（六）公司控股股东 TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈共成、新奈智汇、新奈众

诚、新奈联享承诺自 2023 年 1 月 20 日起未来 12 个月不以任何方式转让或减持

其持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、

增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

三、本次权益变动基本情况

信息披

露义务

人基本

信息

名称 1 TAO ZHENG

地址 镇江市新区大港青龙山路 113 号

名称 2 MEIJIE ZHANG

地址 镇江市新区大港青龙山路 113 号

名称 3 共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址 江西省九江市共青城市私募基金创新园内

名称 4 镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）

注册地址 镇江市新区大港青龙山路 113 号 3 号楼

名称 5 镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）

注册地址 镇江市新区大港青龙山路 113 号 1 号楼

名称 6 镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）

注册地址 镇江市新区大港青龙山路 113 号 2 号楼

权益变动时间 2023/1/17-2023/1/18

权益变动

明细

股东名称 变动

方式

变动日期 股份种类 减持股数

（股）

减持比例

（%）

TAO     ZHENG 大宗

交易

2023/1/17-

2023/1/18

人民币普

通股

824,359 0.3545

MEIJIE ZHANG 大宗

交易

2023/1/17-

2023/1/18

人名币普

通股

418,824 0.1801

共青城新奈共

成投资管理合

伙企业（有限

合伙）

大宗

交易

2023/1/17-

2023/1/18

人民币普

通股

325,295 0.1399

镇江新奈智汇

科技服务企业

（有限合伙）

大宗

交易

2023/1/17-

2023/1/18

人民币普

通股

534,299 0.2298

镇江新奈众诚

科技服务企业

（有限合伙）

大宗

交易

2023/1/17-

2023/1/18

人民币普

通股

129,184 0.0556

镇江新奈联享

科技服务企业

（有限合伙）

大宗

交易

2023/1/17-

2023/1/18

人民币普

通股

93,250 0.0401

合计 —— —— —— —— 2,325,211 1.0000

备注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权

利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法

规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

四、本次权益变动后持股情况

股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持 有 数 量

（股）

持 有 比 例

（%）

持 有 数 量

（股）

持 有 比 例

（%）

TAO     ZHENG 合计持有股

份

22,264,320 9.58 21,439,961 9.22

其中：无限售

条件股份

22,264,320 9.58 21,439,961 9.22

MEIJIE ZHANG 合计持有股

份

4,772,669 2.05 4,353,845 1.87

其中：无限售

条件股份

4,772,669 2.05 4,353,845 1.87

共青城新奈

共成投资管

理合伙企业

（有限合伙）

合计持有股

份

9,291,680 4.00 8,966,385 3.86

其中：无限售

条件股份

9,291,680 4.00 8,966,385 3.86

镇江新奈智

汇科技服务

企业（有限合

伙）

合计持有股

份

8,489,001 3.65 7,954,702 3.42

其中：无限售

条件股份

8,489,001 3.65 7,954,702 3.42

镇江新奈众

诚科技服务

企业（有限合

伙）

合计持有股

份

2,804,840 1.21 2,675,656 1.15

其中：无限售

条件股份

2,804,840 1.21 2,675,656 1.15

镇江新奈联

享科技服务

企业（有限合

伙）

合计持有股

份

2,024,639 0.87 1,931,389 0.83

其中：无限售

条件股份

2,024,639 0.87 1,931,389 0.83

合计 49,630,649 21.35 47,321,938 20.35

注：若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入所致。

五、本次权益变动其他情况说明

（一）本次权益变动不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化，不

会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（二）本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不

涉及资金来源。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日