证券代码：300749      证券简称：顶固集创    公告编号：2023-003

广东顶固集创家居股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动提示性公告

股东曹岩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股

东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，曹岩先生持有公司股份 10,317,600 股，占公司总股本

的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。

   一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，即 2018 年 9 月 21 日，信息披露义务人持有顶固集创股份

7,600,000 股，占公司当时总股本的 6.6677%。本次权益变动后，即 2023 年 2 月

3 日，信息披露义务人持有公司股份 10,317,600 股，占公司当时总股本的

4.9999%。

二、信息披露义务人本次权益变动基本情况

1、2018 年 9 月 21 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，信息披露义务

人持有公司股份 7,600,000 股，占当时公司总股本的 6.6677%，具体详见公司于

2018 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网的《首次公开发行股票并在创业板上市之上

市公告书》。

2、2019 年 5 月 13 日，公司实施了 2018 年年度权益分派方案，其中以公司

总股本 113,983,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，方

案实施完成后信息披露义务人持有公司股份 13,680,000 股，占当时公司总股本

的 6.6677%，具体详见公司于 2019 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的《2018 年年

度权益分派实施公告》（公告编号：2019-110）。

3、2021 年 11 月 4 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票

授予登记完成，公司总股本增加 1,727,000 股。本次变动后，公司总股本由

205,169,400 股增加至 206,896,400 股，信息披露义务人持股数量不变为

13,680,000 股，持股比例由 6.6677%被动稀释至 6.6120%。

4、2021 年 10 月 16 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披

露公告》（公告编号：2021-123），信息披露义务人计划自该公告披露之日起

15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,052,000 股

（占该公告日公司总股本比例 1.0001%）。

信息披露义务人于 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 1 日通过集中竞价交

易方式累计减持公司股份 1,944,900 股，减持数量累计占当时公司总股本的

0.9400%，减持后持有公司股份 11,735,100 股，占公司当时总股本 5.6720%，有

关减持情况如下：

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均价期间

（元/股）

减持数量

（股）

占公司总股本

的比例

曹岩
集中

竞价
2021/11/16 至 2021/12/1 9.19-9.95 1,944,900 0.9400%

合计 1,944,900 0.9400%

5、2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性

股票回购注销完成，公司总股本减少 540,850 股。本次变动后，公司总股本由

206,896,400 股减少至 206,355,550 股，信息披露义务人持股数量不变为

11,735,100 股，持股比例由 5.6720%被动增加至 5.6868%。

6、2022 年 8 月 30 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披

露公告》（公告编号：2022-079），信息披露义务人自本公告披露之日起 15 个

交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,760,000 股（占本

公司总股本比例 0.8529%）。

信息披露义务人于2022年 11 月 29日至2023年 2月 3日通过集中竞价交易

方式累计减持公司股份 1,417,500 股，减持数量累计占公司总股本的 0.6868%，

减持后持有公司股份 10,317,600 股，占公司总股本 4.9999%，有关减持情况如

下：

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均价期间

（元/股）

减持数量

（股）

占公司总股

本的比例

曹岩
集中

竞价
2022/11/29 至 2023/2/3 7.57-8.23 1,417,500 0.6869%

合计 1,417,500 0.6869%

三、信息披露义务人本次权益变动前后持有公司股份的情况

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份占比由6.6677%下

降至4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动前后，信息披露义

务人持股变化情况如下：

股东

名称
股份性质

本次权益变动前

（2018 年 9 月 21 日）

本次权益变动后

（2023 年 2 月 3 日）

持股数量

（股）

占当时总股

本比例

持股数量

（股）

占总股本比

例

曹岩

合计持有股份 7,600,000 6.6677% 10,317,600 4.9999%

其中：无限售条件股份 - - 10,317,600 4.9999%

     有限售条件股份 7,600,000 6.6677% - -

注：权益变动后的持股数量较变动前的持股数量增加且持股比例降低系公司2019年5月13日实施了2018

年年度权益分派方案，即以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致。

四、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

    截至本报告签署日，信息披露义务人累计质押 6,450,000 股公司股份，占其

所持有公司股份总数的 62.51%，占公司总股本的 3.13%。

五、备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件；

2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；

3、信息披露义务人声明。

特此公告。

 广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日 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