证券代码：603279        证券简称：景津装备       公告编号：2023-010

景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人减持

比例达 1%暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 控股股东及实际控制人持股的基本情况

本次减持计划实施前，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股

东景津投资有限公司（以下简称“景津投资”）持有公司股份 192,312,889 股，

持股比例为 33.3481%。实际控制人、董事长、总经理姜桂廷持有公司股份

69,079,780 股，持股比例 11.9788%。实际控制人宋桂花持有公司股份

32,218,340 股，持股比例 5.5868%。公司股东景津投资、姜桂廷、宋桂花合计

持有公司股份 293,611,009 股，持股比例 50.9138%。上述股份来源于首次公开

发行前持有的股份及公司发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份，均

为无限售条件流通股。

 减持计划的实施结果情况

2022 年 8 月 16 日，公司披露公司股东景津投资、姜桂廷、宋桂花拟通过

集中竞价、大宗交易方式合计减持其所持有的公司股份不超过 34,600,986 股，

即不超过公司总股本的 6%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划公告之日起 15 个

交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划公告

之日起 3 个交易日后的 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日

在指定信息披露媒体上披露的《景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人减

持股份计划公告》（公告编号：2022-055）。

公司于 2023 年 2 月 6 日收到上述股东发来的《关于减持景津装备股份有限

公司股份计划实施完毕的告知函》，其于 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 2 月 6

日期间，通过大宗交易、集中竞价交易方式，共计减持公司股份 34,590,171 股，

占公司总股本的 5.9981%。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。

 本次权益变动系公司股东姜桂廷、宋桂花履行此前披露的减持股份计划，

不涉及要约收购。

截至 2023 年 2 月 6日，景津投资通过大宗交易共计减持公司 11,533,600股

股份，减持后持有公司 180,779,289 股股份，持有公司股份比例从 33.3481%

减少至 31.3481%；实际控制人姜桂廷通过大宗交易共计减持公司 11,533,600

股股份，通过集中竞价交易减持公司 3,468,400 股股份，减持后持有公司

54,077,780 股股份，持有公司股份比例从 11.9788%减少至 9.3774%；实际控制

人宋桂花通过集中竞价交易共计减持公司 8,054,571 股股份，减持后持有公司

24,163,769 股股份，持有公司股份比例从 5.5868%减少至 4.1901%；控股股东景

津投资及实际控制人姜桂廷、宋桂花合计持有公司股份比例从减持计划实施前

50.9138%减少至 44.9156%。上述股东自 2023 年 1 月 5 日披露《景津装备股份

有限公司关于控股股东及实际控制人减持进展暨减持股份比例超过 1%的公告》

（公告编号：2023-002）后，合计减持数量再次达到公司股份总数的 1%。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

景津投资、姜桂廷、

宋桂花

5%以上第一

大股东

293,611,009 50.9138% IPO 前取得：209,722,149 股

其他方式取得：83,888,860 股

注：

1、表格中“其他方式取得”为根据 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本

方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股所取得。

2、总股本数量为本公司公告日股本总数。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

景津投资 192,312,889 33.348% 为公司实际控制人姜桂廷控制的企业

姜桂廷 69,079,780 11.979% 公司实际控制人，为宋桂花配偶

宋桂花 32,218,340 5.587% 公司实际控制人，为姜桂廷配偶

合计 293,611,009 50.914% —

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）
减持总金额（元）

减持完

成情况

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

景津投资、

姜桂廷、宋

桂花

34,590,171 5.9981%
2022/8/26

～2023/2/6

大宗交易、集中

竞价交易
26.05－32.17  1,004,235,421.47 已完成 259,020,838 44.9156%

注：

1、景津投资通过大宗交易方式减持本公司股份 11,533,600 股，减持比例为 2.0000%，减持价格为 28.78 元/股。

2、姜桂廷通过大宗交易方式减持本公司股份 11,533,600 股，减持比例为 2.0000%，减持价格区间为 28.00 元/股～28.35 元/股。

3、姜桂廷通过集中竞价交易方式减持本公司股份 3,468,400 股，减持比例为 0.6014%，减持价格区间为 30.03 元/股～31.57 元/股。

4、宋桂花通过集中竞价交易方式减持本公司股份 8,054,571 股，减持比例为 1.3967%，减持价格区间为 26.05 元/股～32.17 元/股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

三、本次权益变动情况

公司于 2023 年 1 月 5 日披露《景津装备股份有限公司关于控股股东及实

际控制人减持进展暨减持股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-002）后，

截至 2023 年 2 月 6 日，公司控股股东景津投资、实际控制人姜桂廷、宋桂花

合计持有公司股份数量由 264,787,638 股变为 259,020,838 股，合计持有公司股

份比例由 45.9156%变为 44.9156%，持股变动比例达到 1%。本次权益变动具体

情况如下：

（一）信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人宋桂花的基本情况

信息披露义务

人基本信息

名称 宋桂花

住所 山东省德州市德城区阳光花园****号

权益变动时间 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 2 月 6 日

权益变动明细

变动方式 变动日期 股份种类
变动股数

（万股）
减少比例

集中竞价交易

20230104

至

20230206

人民币普通股 229.84 0.3986%

2、信息披露义务人姜桂廷的基本情况

信息披露义务

人基本信息

名称 姜桂廷

住所 山东省德州市德城区阳光花园****号

权益变动时间 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 2 月 1 日

权益变动明细

变动方式 变动日期 股份种类
变动股数

（万股）
减少比例

集中竞价交易

20230112

至

20230201

人民币普通股 346.84 0.6014%

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益情况

股东

名称

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

景津投资 180,779,289 31.3481% 180,779,289 31.3481%

姜桂廷 57,546,180 9.9788% 54,077,780 9.3774%

宋桂花 26,462,169 4.5887% 24,163,769 4.1901%

合计 264,787,638 45.9156% 259,020,838 44.9156%

（三）其他情况说明

1、本次权益变动系公司股东姜桂廷、宋桂花履行此前披露的减持股份计划，

不涉及要约收购，不涉及资金来源。本次权益变动所涉及股份为无限售条件股份。

2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或

受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

5、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办

法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日