证券代码：688077          证券简称：大地熊         公告编号：2023-002

安徽大地熊新材料股份有限公司

董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

董监高持股情况如下：

董事、副总经理、核心技术人员衣晓飞先生持有公司股份 1,490,000 股，占

公司总股本的 1.8446%；

董事、副总经理、董事会秘书董学春先生持有公司股份 252,000 股，占公司

总股本的 0.3120%；

监事王永东先生持有公司股份 45,000 股，占公司总股本的 0.0557%；

监事莫鲲鹏先生持有公司股份 22,500 股，占公司总股本的 0.0279%；

副总经理、核心技术人员陈静武先生持有公司股份 1,104,000 股，占公司总

股本的 1.3667%；

副总经理刘明辉先生持有公司股份 144,000 股，占公司总股本的 0.1783%；

财务总监王自以先生持有公司股份 42,000 股，占公司总股本的 0.0520%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露了

《安徽大地熊新材料股份有限公司 5%以上股东及董监高减持股份计划公告》（公

告编号：2022-057）。自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内：

衣晓飞先生计划通过集中竞价方式减持股份不超过 372,500 股，占公司总股

本的比例不超过 0.4611%；

董学春先生计划通过集中竞价方式减持股份不超过 63,000 股，占公司总股

本的比例不超过 0.0780%；

王永东先生计划通过集中竞价方式减持不超过 11,250 股，占公司总股本的

比例不超过 0.0139%；

莫鲲鹏先生计划通过集中竞价方式减持不超过 5,625 股，占公司总股本的比

例不超过 0.0070%；

陈静武先生计划通过集中竞价方式减持不超过 276,000 股，占公司总股本的

比例不超过 0.3417%；

刘明辉先生计划通过集中竞价方式减持不超过 36,000 股，占公司总股本的

比例不超过 0.0446%；

王自以先生计划通过集中竞价方式减持不超过 10,500 股，占公司总股本的

比例不超过 0.0130%。

截至本公告披露日，衣晓飞先生通过集中竞价方式减持公司股份 372,500

股，占公司总股本的比例为 0.4611%；王自以先生通过集中竞价方式减持公司股

份 10,500 股，占公司总股本的比例为 0.0130%。

2023 年 2 月 17 日，公司收到董学春、王永东、莫鲲鹏、陈静武、刘明辉先

生出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，董学春先生通过

集中竞价方式减持公司股份 59,479 股，占公司总股本的比例为 0.0736%，本次

减持计划剩余 3,521 股将不再减持；王永东先生未实施减持，本次减持计划剩

余 11,250 股将不再减持；莫鲲鹏先生未实施减持，本次减持计划剩余 5,625 股

将不再减持；陈静武先生通过集中竞价方式减持公司股份 250,000 股，占公司总

股本的比例为 0.3095%，本次减持计划剩余 26,000 股将不再减持；刘明辉先生

通过集中竞价方式减持公司股份 30,000 股，占公司总股本的比例为 0.0371%，

本次减持计划剩余 6,000 股将不再减持。受公司即将披露的快报和年报时间影

响，以上股东决定提前终止本次减持计划。

3

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

衣晓飞
董事、监事、高

级管理人员
1,490,000 1.8446%

IPO 前取得：1,450,000 股

其他方式取得：40,000 股

董学春
董事、监事、高

级管理人员
252,000 0.3120%

IPO 前取得：228,000 股

其他方式取得：24,000 股

王永东
董事、监事、高

级管理人员
45,000 0.0557% IPO 前取得：45,000 股

莫鲲鹏
董事、监事、高

级管理人员
22,500 0.0279% IPO 前取得：22,500 股

陈静武
董事、监事、高

级管理人员
1,104,000 1.3667%

IPO 前取得：1,080,000 股

其他方式取得：24,000 股

刘明辉
董事、监事、高

级管理人员
144,000 0.1783%

IPO 前取得：120,000 股

其他方式取得：24,000 股

王自以
董事、监事、高

级管理人员
42,000 0.0520%

IPO 前取得：30,000 股

其他方式取得：12,000 股

注：上述减持主体通过其他方式取得的股份，系公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限

制性股票归属部分。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

衣晓飞 372,500 0.4611%
2023/2/14～

2023/2/17

集 中 竞 价

交易
52.25－57.39  20,461,768.87 已完成 1,117,500 1.3834%

董学春 59,479 0.0736%
2023/2/17～

2023/2/17

集 中 竞 价

交易
52.18－53.56  3,120,705.13

未完成：

3,521 股
192,521 0.2383%

王永东 0 0.0000%
2023/2/17～

2023/2/17

集 中 竞 价

交易
0.00－0.00  0.00

未完成：

11,250 股
45,000 0.0557%

莫鲲鹏 0 0.0000%
2023/2/17～

2023/2/17

集 中 竞 价

交易
0.00－0.00  0.00

未完成：

5,625 股
22,500 0.0279%

陈静武 250,000 0.3095%
2023/2/6～

2023/2/13

集 中 竞 价

交易
56.83－59.30  14,533,132.94

未完成：

26,000 股
854,000 1.0572%

刘明辉 30,000 0.0371%
2023/2/7～

2023/2/17

集 中 竞 价

交易
52.49－58.68  1,699,061.97

未完成：

6,000 股
114,000 0.1411%

王自以 10,500 0.0130%
2023/2/9～

2023/2/17

集 中 竞 价

交易
52.80－57.90  576,200 已完成 31,500 0.0390%

5

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

本次减持时间区间内，公司监事王永东先生、莫鲲鹏先生未实施减持。

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    √是 □否

本次减持中，受公司即将披露的快报和年报时间影响，董学春、王永东、莫

鲲鹏、陈静武、刘明辉先生决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日