证券代码：300459          证券简称：汤姆猫         公告编号：2023-014

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东

未来六个月内不主动减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

于近日收到控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）、实际控制

人朱志刚先生、持股 5%以上股东王健先生出具的《关于未来六个月内不主动减

持浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司股份的承诺函》（以下简称“《承诺

函》”），获悉其自愿承诺未来六个月内不主动减持公司股份的情况。具体情况公

告如下：

一、相关股东基本情况介绍

（一）相关股东的基本信息

1、控股股东

股东名称：金科控股集团有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 4 层 402

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：朱志刚

经营范围：环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装；

金属制品加工、销售；实业投资、控股；塑料粒子销售；进出口业务（法律法规

禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）。

2、实际控制人

股东姓名：朱志刚

任职情况：朱志刚先生为上市公司董事长、法定代表人。

3、持股 5%以上股东

股东姓名：王健

任职情况：王健先生未在上市公司担任董事、监事或者高级管理人员。

（二）相关股东持有上市公司股份的情况

截至本公告披露日，本次相关股东的持股情况如下：

股东名称 股份类别 股数（股） 占总股本比例 限售情况说明

金科控股

无限售条件股份 221,392,852  6.30% /

有限售条件股份 0 0 /

小计 221,392,852 6.30% /

朱志刚

无限售条件股份 78,313,072  2.23% /

有限售条件股份 234,939,216  6.68% 均为高管锁定股

小计 313,252,288  8.91% /

王健

无限售条件股份 73,199,141  2.08% /

有限售条件股份 219,597,421  6.25%

其 中 112,924,866

股为首发后限售

股 ； 106,672,555

股为高管锁定股。

小计 292,796,562  8.33% /

合计 827,441,702.00  23.53% /

（三）相关股东最近十二个月累计减持情况

截至本公告披露日，本次相关股东最近十二个月累计减持情况如下：

股东名称 减持股数（股） 占总股本比例

金科控股 176,542,508  5.02%

朱志刚 55,289,119  1.57%

王健 0 0

合计 231,831,627  6.59%

二、本次函件的主要内容

本次股东金科控股、朱志刚先生及王健先生出具的函件的具体内容如下：

“基于对公司产业布局及未来经营发展的信心，本人/本方自愿承诺：自本

承诺函披露之日起未来六个月内（即 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日），

不通过任何形式主动减持本人/本方持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公

积金转增股本等权益分派产生的股份。”

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及时履

行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券部》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所

有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

相关股东出具的《关于未来六个月内不主动减持浙江金科汤姆猫文化产业股

份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年2月23日