新风光电子科技股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份时间届满 暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、总经理胡顺全持有公司股份 321,152 股,占公司总股本的 0.2295%;副总 经理安守冰持有公司股份 938,605 股,占公司总股本的 0.6707%; 总工程师尹彭 飞持有公司股份 282,752 股,占公司总股本的 0,2020%:副总经理马云生持有公 司股份 192,864 股,占公司总股本的 0.1378%; 监事程绪东持有公司股份 1,054,323 股,占公司总股本的 0.7534%;股东济宁博创财务管理咨询合伙企业 (有限合伙)(以下简称"济宁博创")持有公司股份 1,804,800 股,占公司总 股本的 1.2896%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022年8月5日,公司披露了《新风光股东及董监高集中竞价减持股份计 划公告》(公告编号: 2022-061),董事、总经理胡顺全拟通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式减持公司股份,自减持计划公告披露之日起 15 个交易 日之后的 180 天内减持公司股份不超过 80,288 股,占公司总股本的 0.0574%; 副总经理安守冰自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 天内减持公 司股份不超过 234,651 股,占公司总股本的 0.1677%;总工程师尹彭飞自减持计 划公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 天内减持公司股份不超过 70,688 股, 占公司总股本的 0.0505%; 副总经理马云生自减持计划公告披露之日起 15 个交 易日之后的 180 天内减持公司股份不超过 48,216 股,占公司总股本的 0.0345%;

监事程绪东自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 天内减持公司股份不超过 263,580 股,占公司总股本的 0.1883%;股东济宁博创自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 天内减持公司股份不超过 1,779,200 股,占公司总股本的 1.2713%。

2023年2月28日,公司分别收到胡顺全、安守冰、尹彭飞、马云生、程绪东、济宁博创出具的《减持股份计划结果告知函》,截至本公告披露日,安守冰通过集中竞价交易累计减持公司股份136,747股,占公司总股本比例为0.0977%;尹彭飞通过集中竞价交易累计减持公司股份20,400股,占公司总股本比例为0.0146%;程绪东通过集中竞价交易累计减持公司股份60,000股,占公司总股本比例为0.0429%;济宁博创通过集中竞价交易累计减持公司股份1,499,500股,占公司总股本比例为1.0715%;胡顺全、马云生在减持计划内未减持公司股份。本次减持计划时间区间已届满,减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
胡顺全	董事、监事、	321, 152	0. 2295%	IPO 前取得: 321,152 股
	高级管理人员
安守冰	董事、监事、	938, 605	0. 6707%	IPO 前取得: 938,605 股
	高级管理人员
尹彭飞	董事、监事、	282, 752	0. 2020%	IPO 前取得: 282,752 股
	高级管理人员
马云生	董事、监事、	192, 864	0. 1378%	IPO 前取得: 192,864 股
	高级管理人员
程绪东	董事、监事、	1, 054, 323	0. 7534%	IPO 前取得: 1,054,323 股
	高级管理人员
济宁博创	5%以下股东	1, 804, 800	1. 2896%	IPO 前取得: 1,804,800 股
财务管理
咨询合伙
企业 (有限
合伙)

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持 方式	减持 价格 (元/ 股)	减持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持 股数量 (股)	当前持 股比例
胡顺全	0	0.00%	2022/8/29~	集中	0-0	0	未完成:	321, 152	0. 2295%
			2023/2/28	竞价			80, 288
				交易			股
安守冰	136, 747	0. 0977%	2022/8/29~	集中	38. 45	5, 865, 288. 05	未完成:	801,858	0.5730%
			2023/2/28	竞价	_		97, 904
				交易	54. 3		股
尹彭飞	20, 400	0.0146%	2022/8/29~	集中	46. 18	944, 358	未完成:	262, 352	0. 1875%
			2023/2/28	竞价	_		50, 288
				交易	57. 61		股
马云生	0	0.00%	2022/8/29~	集中	0-0	0.00	未完成:	192, 864	0. 1378%
			2023/2/28	竞价			48, 216
				交易			股
程绪东	60,000	0. 0429%	2022/8/29~	集中	54. 48	3, 268, 800	未完成:	994, 323	0.7105%
			2023/2/28	竞价	_		203, 580
				交易	54. 48		股
济宁博	1, 499, 500	1.0715%	2022/8/29~	集中	43. 25	72, 089, 790	未完成:	305, 300	0. 2181%
创财务			2023/2/28	竞价	_		279, 700
管理咨				交易	52. 49		股
询合伙
企业(有
限合伙)

(二)	本次实际减持情况与	成此前披	露的减持计	划、承诺是否	一致	√是[]否
(三)	减持时间区间届满,	是否未	实施减持	□未实施	√已实施
(四)	实际减持是否未达到	减持计	划最低减持	数量(比例)	□未达到	√已读	达到
(五)	是否提前终止减持计	划	□是 √否
牸	此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会 2023年3月2日