证券代码：603901         证券简称：永创智能       公告编号：2023-005

转债代码：113654         转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股股东及其一致行动人配售“永 02 转债”的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能

设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于 2022 年 8

月 4 日公开发行可转换公司债券（以下简称“永 02 转债”）6,105,470 张，发行

总额人民币 61,054.70 万元，存续期限为自发行之日起 6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]244 号文同意，公司 61,054.70 万

元可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称

“永 02 转债”，转债代码“113654”。

公司控股股东吕婕女士、罗邦毅先生及其一致行动人杭州康创投资有限公司

（以下简称“康创投资”）合计配售“永 02 转债”2,921,120 张（合计金额为人

民币 292,112,000 元），占发行总量的 47.84%。

二、控股股东及其一致行动人减持“永 02 转债”的情况

2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 7 日期间，吕婕女士通过上海证券交易所系

统以集中竞价交易方式累计减持“永02转债”643,900张，占发行总量的10.55%。

2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 10 日期间，吕婕女士通过上海证券交易所系统

以集中竞价交易方式累计减持“永 02 转债”669,380 张，占发行总量的 10.96%

（具体内容详见公告编号：2023-002、004）。

公司于 2023 年 3 月 15 日接到控股股东吕婕女士通知，自 2023 年 3 月 13

日至 2023 年 3 月 15 日期间，吕婕女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易

方式累计减持“永 02 转债”625,820 张，占发行总量的 10.25%。罗邦毅先生及

杭州康创投资有限公司未减持。具体变动明细如下表：

持有人名称

本次减持前 本次减持情况 本次减持后

持有数量

（张）

占发行

总量比

例（%）

本次减持

数量（张）

占发行总

量比例（%）

持有数量

（张）

占发行总

量比例（%）

吕 婕 807,300 13.22 625,820 10.25 181,480 2.97

罗邦毅 463,940 7.60 0 0 463,940 7.60

杭州康创投

资有限公司
336,600 5.51 0 0 336,600 5.51

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2023 年 3 月 15 日