公告编号：2023-012

证券代码：871298        证券简称：华浩环保           主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 25,502,792 股，占公司总股本 21.86%，涉及自愿

限售股东 13 名。

公告编号：2023-012

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号
股东姓名或

名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为控

股股东、

实际控制

人的亲

属，如是，

说明亲属

关系*

是否为公

开发行前

直接持有

10%以上股

份的股东*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配

10%以上股

份表决权

的相关主

体*

董事、监

事、高级管

理人员任

职情况

截止 2023

年 3 月 10

日持股数

量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票数

量

本次自愿

限售登记

股票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限

售期间

本次限售

后该股东

所持的无

限售条件

股份数量

1 戴自觉 是 否 是 否 董事长、总

经理

48,866,000 39,499,500 4,683,250 4.01% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

4,683,250

2 广州浩财瑞

富投资合伙

企业（有限

合伙）

是 执行事务

合伙人为

实际控制

人戴自觉

太太陈琴

是 否 无 10,731,000 0 10,731,000 9.20% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

3 郭君华 否 否 否 否 无 4,759,000 0 4,759,000 4.08% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

4 邓光耀 否 否 否 否 董事 2,986,000 2,239,500 100,000 0.09% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

646,500

5 广东恒毅创

科资本管理

有限公司

否 否 否 否 无 1,120,319 0 1,120,319 0.96% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

6 广州毅恒恒

资本管理有

限公司

否 否 否 否 无 989,581 0 989,581 0.85% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

0

月

7 广州金玉投

资合伙企业

（ 有 限 合

伙）

否 否 否 否 无 901,146 0 901,146 0.77% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

8 刘丽辉 否 否 否 否 无 700,000 0 700,000 0.60% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

9 胡赛兵 否 否 否 否 无 576,361 0 576,361 0.49% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

10 广州泰禾毅

恒十四投资

合 伙 企 业

否 否 否 否 无 368,309 0 368,309 0.32% 自完成

本次限

售登记

0

挂牌公司已于 2023 年 3 月 16 日对上述股票申请限售。

（ 有 限 合

伙）

起 6 个

月

11 广东宏观资

本管理有限

公司

否 否 否 否 无 263,527 0 263,527 0.23% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

12 禹建芝 否 否 否 否 无 210,000 0 210,000 0.18% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

13 谈玲玲 否 否 否 否 无 100,299 0 100,299 0.09% 自完成

本次限

售登记

起 6 个

月

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

基于对公司目前价值的判断和对未来持续稳定发展的信心，戴自觉、广州浩财瑞富

投资合伙企业（有限合伙）、郭君华、邓光耀等 13 名股东签署《股东自愿限售承诺书》，

申请自愿限售其持有的全部或部分流通股股份，限售期间为完成本次限售登记起 6 个

月。自愿限售期结束后，上述股东根据实际情况，决定对自愿限售股票办理继续限售或

解除限售。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 47,261,158 40.51%

有限售条件的股

份

1、高管股份 48,693,500 41.73%

2、个人或基金 6,345,660 5.44%

3、其他法人 14,373,882 12.32%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 69,413,042 59.49%

总股本 116,674,200 100%

五、 其他情况

无

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日  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