证券代码：603290             证券简称：斯达半导      公告编号：2023-024

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持及被动稀释，未触及要约收购，不会使嘉兴斯达

半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人情况发生变化；

 本次权益变动情况如下：2021 年 11 月 12 日，公司完成非公开发行新增

股份登记手续，公司总股本由 160,000,000 股增加至 170,606,060 股，原股东所持

股份比例均被稀释，嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富瑞德

投资”）权益变动比例为 0.34%；2022 年 06 月 14 日，公司 2021 年股票期权激励

计划第一期期权开始行权，截至 2023 年 03 月 03 日，由于员工行权，公司总股

本由 170,606,060 股增加至 170,801,180 股，富瑞德投资所持股份比例被稀释，权

益变动比例为 0.01%；2023 年 02 月 28 日至 2023 年 04 月 14 日，富瑞德投资通

过大宗交易及集中竞价的方式减持公司股票，权益变动比例为 0.70%。

 本次权益变动后，公司 5%以上股东富瑞德投资持有公司股权比例从 5.43%

减少至 4.39%。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

富瑞德投资基本情况：

公司名称 嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）综合楼 C 座 109 室

执行事务合伙人 龚央娜

注册资本 1263.499 万元

统一社会信用代码 913304025793156096

企业类型 有限合伙企业

经营范围

实业投资、投资咨询服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、

向社会公众集（融）资等业务】

营业期限 2011-06-30  至 2031-06-29

通讯地址 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号

（二）权益变动情况

2021 年 11 月 12 日，公司完成非公开发行新增股份登记手续，公司总股本

由 160,000,000 股增加至 170,606,060 股，原股东所持股份比例均被稀释，富瑞德

投资权益变动比例为 0.34%；

2022 年 06 月 14 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一期期权开始行权，

截至 2023 年 03 月 03 日，由于员工行权，公司总股本由 170,606,060 股增加至

170,801,180 股，富瑞德投资所持股份比例被稀释，权益变动比例为 0.01%。

2023 年 02 月 11 日，公司在上海证券交易所网站披露了《嘉兴斯达半导体

股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号 2023-003），富瑞德投

资将通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,171,000 股，即不

超过公司总股本的 1.27%。其中，大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起

3 个交易日后的 6 个月内，集中竞价交易方式减持期间为自本公告披露之日起 15

个交易日后的 6 个月内。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配

股等事项，减持股份数量将相应调整。根据富瑞德投资提供的告知函，富瑞德投

资从 2023 年 02 月 28 日至 2023 年 04 月 14 日通过大宗交易及集中竞价的方式减

持公司股票，合计权益变动比例为 0.70%；

权益变动方式 变动时间 变动股数（股）
变动比例

(%)

由于非公开发行股票导

致持股比例被动稀释
2021/11/12 不适用 0.34

由于 2021年股票期权激

励计划实施导致持股比

例被动稀释

2022/06/14-2023/03/03 不适用 0.01

大宗交易 2023/02/28 145,500 0.09

集中竞价 2023/03/07-2023/04/14 1,041,600 0.61

合计 1,187,100 1.05

本次权益变动后，公司 5%以上股东富瑞德投资持有公司股权比例从 5.43%

减少至 4.39%，持有公司无限售流通股从 8,684,964 股减少至 7,497,864 股。

二、所涉及后续事项

本次权益变动为减持及被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东及

实际控制人情况发生变化。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

  2023 年 04 月 17 日