证券代码：002102         证券简称：ST 冠福         公告编号：2023-030

冠福控股股份有限公司

关于撤销其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）股票将于 2023

年 5月 10日（星期三）开市起停牌一天，并将于 2023年 5月 11日（星期四）开

市起复牌；

2、公司股票自 2023年 5月 11日（星期四）开市起撤销其他风险警示，股票

简称由“ST冠福”变更为“冠福股份”，股票代码仍为“002102”，撤销其他风险

警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

一、证券类型、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日

1、证券类型：A 股；

2、证券简称：由“ST 冠福”变更为“冠福股份”；

3、证券代码：证券代码不变，仍为“002102”；

4、股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅

限制由“5%”变更为“10%”；

5、撤销其他风险警示的起始日：2023 年 5 月 11 日；

6、股票停复牌安排：股票将于 2023 年 5 月 10 日开市起停牌 1 天，并于 2023

年 5 月 11 日开市起复牌。

二、公司股票被实行其他风险警示的情况

公司原控股股东“林氏家族”在未经上市公司审批决策程序的情况下，以公司

及控股子公司上海五天实业有限公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款

等，其未能及时筹措资金解决债务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年

2

修订）》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的规定“向控股股东或者其关联人提供资金或者

违反规定程序对外提供担保且情形严重，虽提出解决方案但预计无法在一个月内

解决”，公司股票交易自 2018 年 10 月 16 日开市起被实行其他风险警示。具体内

容详见公司于 2018 年 10 月 15 日披露的《关于公司股票交易实行其他风险警示的

提示性公告》（公告编号：2018-142）。前述违规事项自 2018 年 10 月开始引发了相

关的大规模纠纷及诉讼，公司进入奋力自救阶段。

三、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

面对困境，公司积极筹措大量资金有序应对“林氏家族”的违规担保、债务逾

期行为引发的纠纷及诉讼等，通过积极应诉、谈判等方式，妥善解决了全部诉讼。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条的相关规定

进行了逐项排查，涉及“其他风险警示”的情形已经消除，具体情况如下：

（一）违规对外担保情形已消除

除公司胜诉、对方撤诉且已过诉讼时效等公司不需代偿外，公司与违规担保相

关的其他全部债权人达成和解，违规担保全部消除。公司“违反规定程序对外提供

担保且情形严重”的情形已消除。

（二）不存在被控股股东或其关联人占用资金的情形

2022 年 5 月，荆州城发资本运营有限公司通过接受表决权委托以及受让股权

的方式成为控股股东，荆州市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际

控制人。截至本公告披露日，荆州城发资本运营有限公司及其一致行动人合计持有

公司 28.66%股权。公司不存在被控股股东及关联人占用资金的情形。

（三）不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条其

他“实施其他风险警示”的情形。

（四）公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了

《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销

公司股票其他风险警示的申请，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关

于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2023-025）。

四、公司申请事项已获得深圳证券交易所同意

https://www.baidu.com/link?url=Q5tjSA2849eFlKothJkDCItHK7AeITG0pVrEe_EhBVUC7Zq8g_ds0DOys15Z8XH1&wd=&eqid=a4181f9a0000933f0000000664449fb4

公司关于撤销其他风险警示的申请目前已获得深圳证券交易所审核同意。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的相关规定，公司股票将于 2023

年 5 月 10 日开市起停牌 1 天，并于 2023 年 5 月 11 日开市起撤销其他风险警示并

恢复交易，股票简称将由“ST 冠福”变更为“冠福股份”，股票代码仍为“002102”。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信

息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意

投资风险。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

                                                董  事  会

二〇二三年五月十日  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