证券代码：300602           证券简称：飞荣达        公告编号：2023-039

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例

被动稀释达到 5%暨权益变动提示性公告

控股股东、实际控制人马飞先生及一致行动人黄峥、马军、舟山飞驰企业管

理咨询合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动是由于公司实施向特定对象发行股票、股东减持、股权激

励等原因，致使控股股东、实际控制人马飞及其一致行动人黄峥、马军及舟山飞

驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山飞驰”）合计持有的公司

股份比例变动累计达到 7.6793%。变动后，本次权益变动不触及要约收购。

2、本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人马飞及其一致行动人黄峥、

马军及舟山飞驰合计持有公司 314,865,961 股股份，占公司权益变动前总股本的

62.1695%。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人马飞及其一致行动人黄峥、马

军及舟山飞驰合计持有公司的股份数量为 313,521,859 股，占公司权益变动后总

股本的 54.4902%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

4、关于本次权益变动的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《简式

权益变动报告书》。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，控股股东、实际控制人马飞及其一致行动人黄峥、马军及

舟山飞驰合计持有公司 314,865,961 股股份，占公司权益变动前总股本的

62.1695%。因公司实施向特定对象发行股票、股东减持、股权激励等原因，导致

上述股东持股比例变动。本次权益变动后，上述股东合计直接持有公司

313,521,859 股股份，占公司权益变动后总股本的 54.4902%，股份比例累计减少

7.6793%。具体情况如下

（一）公司实施股权激励

1、2021 年 2 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关

于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于 2021 年 4 月

20 日完成回购注销 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票

52,254 股。公司股份总数由 50,646.3631 万股减少至 50,641.1377 万股。

2、2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于回购

注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于 2021 年 8 月 9 日完成

回购注销 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 49,429 股。

公司股份总数由 50,641.1377 万股减少为 50,636.1948 万股。

3、2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象

的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021

年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届

监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计

划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司于

2021 年 12 月 31 日办理完成首次授予 158.00 万股第一类限制性股票登记事项，

首次授予的第一类限制性股票于 2022 年 1 月 7 日上市。公司股份总数由

50,636.1948 万股增加为 50,794.1948 万股。

（二）股东实施减持

1、公司于2022年8月6日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公

告编号：2022-064），舟山飞驰直接持有公司股份14,122,488股，占当时公司总股

本2.78%，其拟计划以集中竞价方式减持不超过公司股份5,079,419股，占当时公

司总股本1%，该减持计划将于公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（2022

年8月29日至2023年2月25日）进行。减持计划期间，股东减持股份具体情况如下：

股东名称 股份来源 减持方式 减持日期
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

减持比例

（%）

舟山飞驰

首次公开

发行前已

发行股份

集中竞价

2022 年 10 月 31 日 17.40    117,600 0.0232

2022 年 12 月 08 日 15.49   119,300  0.0235

2023 年 01 月 17 日 16.28    130,000  0.0256

2023 年 02 月 07 日 17.45     50,000  0.0098

2023 年 02 月 10 日 17.94    333,100  0.0656

2023 年 02 月 13 日 17.83   217,600  0.0428

2023 年 02 月 15 日 17.87    103,900  0.0205

2023 年 02 月 16 日 17.80    100,000  0.0197

2023 年 02 月 20 日 16.75     50,000  0.0098

2023 年 02 月 21 日 17.01     70,802  0.0139

2023 年 02 月 22 日 16.81    271,800  0.0535

合 计 1,564,102 0.3079

注： 上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技

股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行

价格14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元。截止到2023年04月26日，飞荣

达本次向特定对象发行股票总数量为67,430,883股，发行价格为14.83元/股，实际

募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 999,999,994.89 元 ，扣 减 本次 发 行费用人民币

16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23 元。本次募集资

金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具（信会师报字[2023]第

ZI10391号）验资报告审验。公司股份总数由50,794.1948万股增加为57,537.2831

万股。

控股股东、实际控制人马飞及其一致行动人黄峥、马军及舟山飞驰未参加本

次向特定对象发行股票的认购，导致其在持股数量保持不变的情况下，持股比例

被动稀释7.2337%。

二、本次变动前后，控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有公司权益的

股份变动情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份

（2021 年 2 月 10 日）

本次变动后持有股份

（2023 年 5 月 16 日）

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

马飞

持有股份 238,548,313 47.1008% 238,548,313 41.4598%

其中：无限售条件股份 59,637,078 11.7752% 59,637,078 10.3649%

      有限售条件股份/

高管锁定股
178,911,235 35.3256% 178,911,235 31.0948%

黄峥

持有股份 47,894,729 9.4567% 47,894,729 8.3241%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%

      有限售条件股份 47,894,729 9.4567% 47,894,729 8.3241%

马军

持有股份 14,300,431 2.8236% 14,520,431 2.5237%

其中：无限售条件股份 3,575,108 0.6214% 3,630,108 0.6309%

      有限售条件股份/

高管锁定股
10,725,323 1.8641% 10,890,323 1.8927%

舟山飞驰

持有股份 14,122,488 2.7885% 12,558,386 2.1827%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%

      有限售条件股份 14,122,488 2.7885% 12,558,386 2.1827%

合计持有股份 314,865,961 62.1695% 313,521,859 54.4902%

其中：无限售条件股份 125,229,403 24.7262% 123,720,301 21.5026%

      有限售条件股份 189,636,558 37.4433% 189,801,558 32.9876%

注：1、本次权益变动前总股本以2021年2月10日总股本506,463,631股计算。

2、本次权益变动后总股本以本次向特定对象发行股票后最新总股本575,372,831股计算。

3、上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、其他说明

1、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公

司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

3 、 关 于 本 次 权 益 变 动 的 具体 内 容详 见 同日 公 司在 巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                           2023 年 5 月 11 日