证券代码：002503                    证券简称：*ST 搜特                  公告编号：2023-061

转债代码：128100                   转债简称：搜特转债

 搜于特集团股份有限公司

关于公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2022 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条

和第 9.8.1 条的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 26 日起被深圳证券交易所实施退市

风险警示叠加其它风险警示。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2023-040：关于公司股

票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)款的规定，公司主要银行

账号被冻结，公司股票需被实施“其他风险警示”。本次叠加其他风险警示后，公司股

票简称仍为“*ST 搜特”，公司股票代码仍为 002503，公司股票交易日涨跌幅限制仍

为 5%。本次叠加其他风险警示，公司股票不停牌。

截至 2023 年 5 月 15 日，公司股票收盘价为 0.53 元/股，已连续十五个交易日低于

1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条及 9.1.14 条的规定，即使后续

五个交易日连续涨停，也将因股票收盘价连续二十个交易日低于 1 元而触及交易类退市

指标。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条规定，公司股票因触及交易类

强制退市情形而终止上市，公司股票和公司可转换公司债券不进入退市整理期。

一、公司主要银行账户被冻结的基本情况

2022 年 8 月 11 日至 2023 年 5 月 15 日期间，公司及子公司新增冻结 19 个银行账户，

其中涉及主要银行账户被冻结；同时，公司及子公司此前已披露的冻结银行账户中，共

有 6 个账户解除冻结，解除冻结金额为 19,588.39 元。公司及子公司新增冻结的 19 个银

行账户情况如下：

因公司资金紧张，流动性短缺，公司及子公司多笔金融机构贷款逾期违约，多家金

融机构已提起诉讼或仲裁，从而导致公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结，对公

司业务开展带来重大影响。

截至 2023 年 5 月 16 日，公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东

莞市搜于特品牌管理有限公司、东莞市搜于特医疗用品有限公司、深圳市前海搜银商业

保理有限公司、东莞市搜于特设计有限公司、广东美易达供应链管理有限公司合计冻结

序号 公司名称 开户行 账号 账号性质
冻结账户金额

（人民币元）

1

搜于特集团

股份有限公

司

中国银行东莞道滘汇立

支行
637****934 一般户 0.00

2
广东南粤银行广州东圃

支行
980****575 一般户 10.50

3 北京银行深圳宝安支行 003****897 一般户 8,104.88

4 兴业银行深圳和平支行 338****546 一般户 11.13

5 东莞银行道滘支行 588****816 一般户 0.25

6
中国农业发展银行东莞

市分行
203****141 其他专户 0.00

7
东莞银行股份有限公司

道滘济川小微支行
588****532 一般户 8.41

8
中国农业发展银行广东

省分行营业部
203****041 一般户 302.79

9 华夏银行东莞虎门支行 148****8621 一般户 300.23

10
农业银行东莞道滘新兴

支行
442****186 一般户 3,814.46

11

东莞市搜于

特品牌管理

有限公司

中国农业发展银行东莞

市分行
203****021 一般户 51,521.82

12
浙商银行股份有限公司

广州分行
58****318 一般户 2,003.17

13
兴业银行股份有限公司

深圳新安支行
338****945 一般户 4,791.32

14
中国银行股份有限公司

东莞道滘支行
635****400 一般户 3,355.78

15
交通银行股份有限公司

广州五羊支行
441****361 一般户 15,269.52

16 渤海银行东莞分行 200****285 一般户 2,398.79

17 东莞市搜于

特医疗用品

有限公司

中国银行东莞道滘支行 660****013 一般户 4,623.10

18
东莞农村商业银行道滘

支行营业部
030****528 一般户 443.05

19

广东美易达

供应链管理

有限公司

东莞银行股份有限公司

道滘支行
590****772 基本户 2,620.74

合计 99,579.94

银行账户 113 个，占上述公司账户总数 146 个（不含外币一般户、保证金专户、募集资

金专户、其他专户）的 77.40%；被冻结的资金余额合计 1,399.21 万元，占公司 2022 年

经审计的净资产-155,154.69 万元的绝对值的 0.90%，占公司合并报表范围内最近一年（截

至 2022 年 12 月 31 日）经审计的货币资金余额 5,133.80 万元的 27.25%。

二、对公司的影响及应对措施

本次被冻结的银行账户有基本户、一般户、其他专户，导致公司无法通过银行账户

及时收取货款，对公司的资金运营、经营管理等造成了较大的影响，从而进一步加剧公

司资金紧张状况，对公司生产经营活动造成重大影响。上述主要银行账户被冻结事项触

发了《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）款规定的实施其他风险警示的情

形。

根据最高人民法院 2016 年 9 月 2 日发布的《关于依法审理和执行民事商事案件保

障民间投资健康发展的通知》（法【2016】334 号）第八条“依法慎用拘留、查封、冻

结等强制措施，尽量减少对企业正常生产经营活动可能造成的不当影响，维持非公有制

经济主体的经营稳定。确需采取查封、扣押、冻结等强制措施的，要严格按照法定程序

进行，尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户，最大限度降低对企业正常生产经

营活动的不利影响”。目前公司正与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的

冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的不利影响。

公司将继续加强与各债权人协商沟通债务危机化解方案；进一步加大对应收账款的

催收力度，盘活资产以改善现金流；继续加强内部管理，努力降低成本费用；切实做好

客户关系维护、满足客户需求，努力维持业务稳定发展。

三、风险提示

1、因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而

导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司资金紧张状

况，对公司业务发展造成不利影响。公司可能存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户

冻结、资产被查封等进一步扩大的风险,对公司生产经营活动造成较大影响。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)款的规定，公司主要银

行账号被冻结，公司股票需被实施“其他风险警示”。本次叠加其他风险警示后，公司

股票简称仍为“*ST 搜特”，公司股票代码仍为 002503，公司股票交易日涨跌幅限制仍

为 5%。本次叠加其他风险警示，公司股票不停牌。

4

3、截至 2023 年 5 月 15 日，公司股票收盘价为 0.53 元/股，已连续十五个交易日低

于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条及 9.1.14 条的规定，即使后

续五个交易日连续涨停，也将因股票收盘价连续二十个交易日低于 1 元而触及交易类退

市指标。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条规定，公司股票因触及交易

类强制退市情形而终止上市，公司股票和公司可转换公司债券不进入退市整理期。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体

发布的公告为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

 搜于特集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日