证券代码：300049           证券简称：福瑞股份           公告编号：2023-026

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上

股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）持有公司股份比例累计减少

5%。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司

的治理结构和持续经营。

2023 年 5 月 18 日，公司收到持股 5%以上股东国投高新出具的《简式权益变动报告书》。

自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日，信息披露义务人国投高新因

其增减持股份、公司股本变动而导致其持有公司股份比例由 10.9295%下降至 5.9304%，累

计减少 5%。现将本次权益变动具体情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人发生的权益变动情况具体如下：

                                                                  单位：股

变动

原因

国投高新

变动后

持股数量

国投高新

变动后

持股比例

国投高新

变动比例

国投高新

变动数量

福瑞股份

总股本
权益变动时间及方式

— 14,190,000 10.9295% — — 129,832,000
本次权益变动前（2014 年 5 月 12

日披露上次权益变动报告书）

国投

高新

主动

减持

13,000,000 10.0129% -0.9166% -1,190,000  129,832,000
2014 年 6 月 3日~2015 年 1 月 15

日，集中竞价交易减持

12,000,000 9.2427% -0.7702% -1,000,000 129,832,000  2015 年 1 月 15 日，大宗交易减持

持股 5%以上股东中国国投高新产业投资有限公司保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上市

公司

股本

变动

12,000,000 9.2342% -0.0085% 0 129,952,000

2015 年 3 月，因公司向激励对象

授予 12.00 万股预留限制性股票

事宜，公司股本总额变更为

12,995.20 万元

12,000,000 9.2471% 0.0129% 0 129,770,291

2015 年 4 月，因公司回购注销

18.1709 万股已授予限制性股票，

公司股本总额变更为 12,977.0291

万元；

12,000,000 9.1096% -0.1375% 0 131,728,771

2015 年 6 月，因公司非公开发行

人民币普通股（A股）195.848万

股，公司股本总额变更为

13,172.8771 万元

24,000,000 9.1096% 0.0000% 12,000,000 263,457,542

2015 年 7 月，因公司实施权益分

派方案，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 10 股，共计转增

13,172.8771 万股，转增后公司的

股本变更为 26,345.7542 万元

国投

高新

主动

增持

24,160,000 9.1704% 0.0607% 160,000  263,457,542  2015 年 8 月，集中竞价交易增持

上市

公司

股本

变动

24,160,000 9.1777% 0.0074% 0 263,246,122

2016 年 4 月，因公司回购注销

21.142 万股已授予限制性股票，

股本总额变更为26,324.6122万元

24,160,000 9.1845% 0.0067% 0 263,053,100

2017 年 5 月，因公司回购注销

193,022 股已授予限制性股票，股

本总额变更为 26,305.31 股

国投

高新

主动

减持

20,800,000 7.9071% -1.2773% -3,360,000 263,053,100
2020 年 6 月 23 日~2020 年 9 月

22 日，集中竞价交易减持

18,240,000 6.9340% -0.9732% -2,560,000 263,053,100
2021 年 5 月 14 日，集中竞价交易

减持

15,600,000 5.9304% -1.0036% -2,640,000 263,053,100
2022 年 12 月 21 日~2023 年 5 月

17 日，集中竞价交易减持

合计 -4.9991% —

注：因四舍五入所致，上表部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异。

综上，自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日，信息披露义务人

及其一致行动人合计持有公司股份比例累计已减少 5%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称 股份性质
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

国投高新

合计持有股份 14,190,000 10.9295% 15,600,000 5.9304%

其中：无限售条件股份 14,190,000 10.9295% 15,600,000 5.9304%

有限售条件股份 0 0 0 0

三、其他相关说明

1、本次权益变动未触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，

不会对公司治理结构和持续经营构成影响。

2、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于同日

刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。

信息披露义务人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

3、公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计

划的预披露公告》（编号：2022-033），国投高新计划自该减持公告发布之日起 15 个交易

日后的 6 个月内（即 2022 年 12 月 21 日-2023 年 6 月 20 日），以集中竞价或大宗交易方式

减持公司股份不超过 5,261,062 股（占总股本的 2.00%）。截至目前，本次减持计划已实施

减持 2,640,000 股，本次减持计划尚未实施完毕。

4、公司将持续关注上述信息披露义务人的持股情况变动，及时按照相关规则履行信息

披露义务。

四、备查文件

中国国投高新产业投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年五月十八日