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	北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-054），公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自2023年5月16日至2023年11月11日（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持不超过14,691,202股公司股份，即不超过公司总股本的2%。根据...
	2023年5月18日，公司收到国家集成电路基金提供的《关于减持计划实施进展的告知函》。国家集成电路基金自2023年5月16日至2023年5月18日通过集中竞价方式累计减持7,345,601股公司股份，占公司总股本的1%。
	根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，现将该减持股份比例达到1%的情况公告如下：