证券代码：301259         证券简称：艾布鲁        公告编号：2023-027

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于权益分派实施后股东减持股数相应调整的公告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4

日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份

预披露公告》（公告编号：2023-020），公司董事、高级管理人员殷明坤，特定

股东邓朝晖、喻宇汉、陈铁儒、吴学愚、何建陵计划自减持计划公告之日起 15

个交易日后 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份；于 2023 年 5 月 16

日在巨潮资讯网披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：

2023-022），公司特定股东幸三生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后 6

个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份，具体减持计划如下：

序号 股东名称 减持方式 减持数量（股） 减持比例（%）

1 邓朝晖

集中竞价

交易方式

不超过 4,050,000 不超过公司总股本的 3.38

2 喻宇汉 不超过 1,650,000 不超过公司总股本的 1.38

3 陈铁儒 不超过 750,000 不超过公司总股本的 0.63

4 吴学愚 不超过 750,000 不超过公司总股本的 0.63

5 何建陵 不超过 450,000 不超过公司总股本的 0.38

6 殷明坤 不超过 75,000 不超过公司总股本的 0.06

7 幸三生 不超过 2,250,000 不超过公司总股本的 1.88

一、2022 年度权益分派实施完毕后股东持股情况及减持股数相应调整情况

公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每

10 股转增 3股。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次权益分派股权登记日为：2023 年 5 月 29 日，除权除息日为：2023 年 5

月 30 日。

（一）权益分派实施后股东持股情况

股东名称 持股份数量（股） 持股比例（%）

邓朝晖 5,265,000 3.38

喻宇汉 2,145,000 1.38

陈铁儒 895,310 0.57

吴学愚 975,000 0.63

何建陵 585,000 0.38

殷明坤 390,000 0.25

幸三生 2,925,000 1.88

（二）权益分派实施后股东减持股数相应调整情况

股东名称

已减持

股数

（股）

本次权益分派实施前

（2023 年 5 月 29 日）

本次权益分派实施后

（2023 年 5 月 30 日）

剩余计划可

减持股数

（股）

公司总股本

（股）

占公司

总股本

比例

（%）

剩余计划可减持

股数（股）

公司总股本

（股）

占公司

总股本

比例

（%）

邓朝晖 0 4,050,000

120,000,000

3.38 5,265,000

156,000,000

3.38

喻宇汉 0 1,650,000 1.38 2,145,000 1.38

陈铁儒 149,930 688,700 0.57 806,680 0.52

吴学愚 0 750,000 0.63 975,000 0.63

何建陵 0 450,000 0.38 585,000 0.38

殷明坤 0 75,000 0.06 97,500 0.06

幸三生 0 2,250,000 1.88 2,925,000 1.88

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日 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