证券代码：688012         证券简称：中微公司        公告编号：2023-048

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以

下简称“中微公司”、“公司”）董事长、总经理尹志尧先生直接持有公

司股份 5,650,766 股，通过 Grenade Pte. Ltd.、Futago Pte. Ltd.间

接持有公司股份 228,294 股，合计持股 5,879,060 股，占公司总股本

的 0.954%；公司董事、副总经理杜志游先生直接持有公司股份

1,938,336 股，占公司总股本的 0.315%；公司副总经理倪图强先生直

接持有公司股份 1,139,358 股，占公司总股本的 0.185%；公司财务负

责人、副总经理陈伟文先生直接持有公司股份 872,842 股，占公司总

股本的 0.142%；公司董事会秘书、副总经理刘晓宇先生通过嘉兴智微、

嘉兴骊威间接持有公司股份 663,253 股，占公司总股本的 0.108%；公

司监事王志军先生通过嘉兴智微、嘉兴骊威间接持有公司股份 213,275

股，占公司总股本的 0.035%。上述股份为公司首次公开发行前持有的

股份。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2022 年 11 月 17 日披露了《董监高减持股份计划公告》，尹志

尧先生、杜志游先生、倪图强先生、陈伟文先生、刘晓宇先生、王志军

先生分别出具的《减持意向书》，因个人资金需求，上述减持主体计划

自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，在符合法律法规规定

的减持前提下，通过集中竞价等方式减持公司股份。截至本公告日，本

次减持计划时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

尹志尧 董事、监事、高

级管理人员

5,879,060 0.954% IPO前取得：5,879,060

股

杜志游 董事、监事、高

级管理人员

1,938,336 0.315% IPO前取得：1,938,336

股

倪图强 董事、监事、高

级管理人员

1,139,358 0.185% IPO前取得：1,139,358

股

陈伟文 董事、监事、高

级管理人员

872,842 0.142% IPO前取得：872,842股

刘晓宇 董事、监事、高

级管理人员

663,253 0.108% IPO前取得：663,253股

王志军 董事、监事、高

级管理人员

213,275 0.035% IPO前取得：213,275股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

尹志尧 999,994 0.1618% 2022/12/8～

2023/6/6

集中竞价

交易

100.14－

179.79

114,856,112.50 未完成：6股 4,879,066 0.7892%

杜志游 540,010 0.0874% 2022/12/8～

2023/6/6

集中竞价

交易

107.00－

185.20

80,408,762.46 未完成：

85,990股

1,398,326 0.2262%

倪图强 185,000 0.0299% 2022/12/8～

2023/6/6

集中竞价

交易

139.90－

188.00

29,818,000.00 未完成：

215,000股

954,358 0.1544%

陈伟文 218,600 0.0354% 2022/12/8～

2023/6/6

集中竞价

交易

99.80－

110.13

23,377,501.00 未完成：100

股

654,242 0.1058%

刘晓宇 223,770 0.0362% 2022/12/8～

2023/6/6

集中竞价

交易

105.12－

191.67

26,089,734.15 未完成：

6,230股

439,483 0.0711%

王志军 53,319 0.0086% 2022/12/8～

2023/6/6

集中竞价

交易

104.54－

190.93

6,508,121.80 未完成：5股 159,956 0.0259%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2023 年 6月 7日