证券代码：002366       证券简称：融发核电      公告编号：2023-065

融发核电设备股份有限公司

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日在巨

潮资讯网披露了《关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号

2023-061），现对上述公告进行补充披露如下：

一、本次短线交易的基本情况

经核查，柳萍萍女士关于公司股票的具体交易情况如下：

序号 交易时间 交易方向
成交数量

（股）

成交价格

（元/股）

成交金额

（元）

1 2023 年 5 月 23 日 卖出 123,000 6.36 782,280

2 2023 年 5 月 29 日 买入 10,000 6.90 69,000

3 2023 年 5 月 30 日 卖出 10,000 6.98 69,800

徐广华先生于 2023 年 1 月 30 日选聘为公司第六届董事会董事，在其任职

前，徐广华及其配偶柳萍萍女士持有公司股票均为其自有资金在二级市场增持

获得。徐广华先生最近一笔增持股票行为时间为 2022 年 12 月 13 日，增持股

数为 10,000 股，增持单价为 5.05 元/股；柳萍萍女士最后一笔增持股票行为时

间为 2022 年 11 月 23 日，增持股数为 12,800 股，增持单价为 5.04 元/股。

2023 年 5 月 23 日，柳萍萍女士将 2022 年 11 月 23 日增持公司股份及之前

月份增持股份全部卖出，但其与徐广华先生最近一笔增持公司股票时间间隔未

达到 6 个月，交易行为构成了短线交易。

2023 年 5 月 29 日，柳萍萍女士增持本公司股票，增持股数为 10,000 股，

增持单价为 6.90 元/股，与其最后一笔减持时间间隔未达到 6个月，交易行为

构成了短线交易。

2023 年 5 月 30 日，柳萍萍女士减持本公司股票，减持股数为 10,000 股，

减持单价为 6.98 元/股，与其最后一笔增持时间间隔未达到 6个月，交易行为

构成了短线交易。

基于上述情况，柳萍萍女士 2023 年 5 月 23 日卖出、5月 29 日买入、5月

30 日卖出行为，均构成证券账户在买入公司股票后六个月内卖出，其行为构成

了短线交易。本次短线交易产生的收益按“构成短线交易股份数量×（卖出均

价－买入均价）”计算为 17,696 元。计算公式：12800 股*（6.36-5.04）元/

股+10000 股*（6.98-6.90）元/股=17,696 元人民币

截至 2023 年 5 月 31 日，上述短线交易所获收益已全部上交公司。

截至本公告披露日，柳萍萍女士股票账户未持有公司股票。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

	证券代码：002366       证券简称：融发核电      公告编号：2023-065
	融发核电设备股份有限公司
	补充公告
	本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
	融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号2023-061），现对上述公告进行补充披露如下：
	一、本次短线交易的基本情况
	公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。