证券代码：300670          证券简称：大烨智能          公告编号：2023-051

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 11,902,334 股，占江苏大烨智能电气股份有

限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为 3.7556%，本次解除限售的股份中，

有 10,028,380 股处于质押状态，待解除质押后方可上市流通。本次解除限售股

份实际可上市流通股份数量为 1,873,954 股。

2、上市流通日期为 2023 年 6月 21 日（星期三）。

一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易概况

（一）核准和登记情况

2019 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购

买资产的批复》（证监许可[2019]2469 号），核准公司以发行股份及支付现金

购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70%股权，公司向

吴国栋发行 15,962,315 股股份、向蔡兴隆发行 4,858,096 股股份、向王骏发行

3,470,068 股股份，共计 24,290,479 股股份，发行价格为 10.19 元/股。上述股

份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2019 年 12

月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股，公司总股本

变更为 315,890,479 股，具体内容详见公司 2019 年 12 月 24 日发布于证监会在

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现

金购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及其他相关公

告。

（二）解除限售上市流通情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州国宇碳纤维科技有限公

司 2019 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告【天衡专字（2020）00439 号】，

交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏实现本次交易 2019 年度业绩承诺，公司于 2021

年 1月为上述交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏办理了限售股份一期解锁上市流通

业务，解除限售的股份数量为 3,643,571 股，占公司当时总股本的比例为

1.1534%，上市流通日期为 2021 年 1 月 15 日，具体内容详见公司 2021 年 1 月

12 日发布于证监会在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》（公

告编号：2021-001）。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州国宇碳纤维科技有限公

司 2020 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告【天衡专字（2021）00960 号】，

交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏实现本次交易 2020 年业绩承诺，公司于 2021

年 6月为上述交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏办理了限售股份二期解锁上市流通

业务，解除限售的股份数量为 3,643,571 股，占公司当时总股本的比例为

1.1534%，上市流通日期为 2021 年 6 月 16 日，具体内容详见公司 2021 年 6 月

10 日发布于证监会在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》（公

告编号：2021-068）。

截至本公告出具之日，公司总股本为 316,920,479 股，其中有限售条件股份

为 104,698,118 股（含高管锁定股 87,694,781 股），占公司总股本 33.0361%；

无限售流通股为 212,222,361 股，占公司总股本 66.9639%。本次申请解除限售

的股份为公司以发行股份及支付现金购买苏州国宇 70%股权时向交易对方吴国

栋、蔡兴隆、王骏发行的部分有限售条件股份，所涉及股份数量为 11,902,334

股，占公司总股本的比例为 3.7556%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东有：吴国栋、蔡兴隆、王骏，共计 3名。其中

自然人股东 3名。

（二）本次申请解除股份限售的股东承诺情况

1、股份锁定及业绩承诺

根据《重组管理办法》第四十六条规定，发行股份及支付现金购买资产的交

易对方在本次发行中认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不

得转让；交易对方取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权

益的时间不足 12个月的，则相应取得的股份自股份发行结束之日起 36个月内不

得转让。

根据上市公司于 2018 年 8月 15 日与交易对方签署的《发行股份及支付现金

购买资产协议书》，以及 2019 年 4月 18 日上市公司与交易对方签署的《发行股

份及支付现金购买资产协议书之补充协议》，本次发行股份购买资产参与业绩承

诺的交易对方取得上市公司发行的股份锁定期具体情况如下：

参与业绩承诺的交易对方吴国栋、蔡兴隆和王骏承诺通过本次发行股份购买

资产取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12个月内不以任何形式转让。

在上述锁定期届满后，业绩承诺方于本次发行股份购买资产中取得的上市公

司股份并不能立即解除锁定，而应按以下规则分三次解除锁定：

（1）第一次解锁：苏州国宇 2019 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从

业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。若苏州

国宇 2019 年度完成业绩符合《业绩承诺补偿协议》的约定，业绩承诺方可解锁

的股份数量为其因本次交易获得的全部上市公司股份的 15%；若苏州国宇 2019

年度完成业绩未满足《业绩承诺补偿协议》的约定，则业绩承诺方可解锁的股份

数量应按如下公式确定：可解锁的股份数量=业绩承诺方因本次交易获得的全部

上市公司股份的 15%-业绩承诺方当年应补偿股份数。本次解锁的起始日为锁定

期届满之日和苏州国宇 2019 年度业绩《专项审核报告》在指定媒体披露之日中

的较晚日期。

（2）第二次解锁：苏州国宇 2020 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从

业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。若苏州

国宇 2019 年度、2020 年度累计完成业绩符合《业绩承诺补偿协议》的约定，业

绩承诺方累计可解锁的股份数量为其因本次交易获得的全部上市公司股份的

30%；若 2019 年度、2020 年度累计完成业绩未满足《业绩承诺补偿协议》的约

定，则业绩承诺方可解锁的股份数量应按如下公式确定：业绩承诺方可解锁的股

份数量=业绩承诺方自本次发行股份购买资产获得全部上市公司股份的 30%－业

绩承诺方已解锁股份数－业绩承诺方本次应补偿股份数。本次解锁的起始日为苏

州国宇 2020 年度业绩《专项审核报告》在指定媒体披露之日。

（3）第三次解锁：苏州国宇 2021 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从

业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。业绩承

诺方根据《业绩承诺补偿协议》履行完毕全部补偿义务（如涉及）后，其因本次

交易获得的上市公司股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定。

业绩承诺方承诺：如按《发行股份及支付现金购买资产协议书》扣减后当期

实际可解除锁定的上市公司股份数量小于或等于 0的，则其当期实际可解除锁定

的上市公司股份数为 0，并且在计算其后续年度可解除锁定的上市公司股份数量

时应扣减前述小于 0数值的绝对值。

发行结束后，交易对方因上市公司送红股、转增股本等原因孳生的公司股份，

亦应遵守前述锁定要求。

2、应收账款回款承诺

根据交易对方出具的《关于加强应收账款回款管理的承诺函》及与上市公司

签署的《关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议

书之补充协议》，关于应收账款回款及补足内容具体如下：

承诺方（吴国栋、蔡兴隆、王骏）同意于业绩承诺期内（2019 年—2021 年），

将敦促苏州国宇完善应收账款管理相关内控制度，并按照商事交易合同或其他相

关法律文件的约定加强应收账款回款管理，避免呆账、坏账情形；本次交易的业

绩承诺期届满后，承诺方承诺截至 2022 年 6 月 30 日止苏州国宇上年度末（即

2021 年 12 月 31 日）账面应收账款余额的回款比例须达到 70%以上（含 70%），

剩余部分于 2022 年 12 月 31 日前回款完毕；如若届期未达到上述回款要求的，

承诺方同意以现金方式予以全额补足，补足的则视为上述应收账款已经收回

（2022 年 1-6 月期间苏州国宇新发生业务合同对应的应收账款回款金额不纳入

2021 年末应收账款回款统计）。

(三）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺履行情况

1、截至本公告披露日，本提示性公告中披露的股东承诺与相关股东在《发

行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》中做出的承诺一致。

2、业绩承诺及完成情况：

根据本公司于 2018 年 8月 15 日与交易对方签署的《发行股份及支付现金购

买资产协议书》，以及 2019 年 4月 18 日上市公司与交易对方签署的《发行股份

及支付现金购买资产协议书之补充协议》，对方承诺苏州国宇碳纤维科技有限公

司在业绩承诺期间（2019 年度、2020 年度和 2021 年度）实现的扣除非经常性损

益的净利润额分别不低于 4,200.00 万元、4,800.00 万元和 5,500.00 万元。如

果苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间截至当期期末累计实现净利润

数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则须按该协议的具体约定分情况向本公

司进行补偿。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州国宇碳纤维科技有限公

司 2019 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告【天衡专字（2020）00439 号】，

苏州国宇 2019 年度业绩承诺实现情况：

单位：人民币万元

截至 2019 年承诺净利润数
截至 2019 年扣除非经常性损益

后的净利润
完成率

4,200.00 4,200.61 100.01%

交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏实现本次交易 2019 年度业绩承诺，无需履

行业绩补偿义务，公司已于 2021 年 1 月为上述交易对方办理了限售股份一期解

锁上市流通业务。解除限售的股份数量为 3,643,571 股，占公司当时总股本的比

例为 1.1534%。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州国宇碳纤维科技有限公

司 2020 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告【天衡专字（2021）00960 号】，

苏州国宇截止 2020 年度业绩承诺实现情况：

单位：人民币万元

截至 2020 年承诺净利润数
截至 2020 年扣除非经常性损益

后的净利润
完成率

9,000.00 9,305.13 103.39%

交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏实现本次交易 2020 年度业绩承诺，无需履

行业绩补偿义务，公司已于 2021 年 6 月为上述交易对方办理了限售股份二期解

锁上市流通业务，解除限售的股份数量为 3,643,571 股，占公司当时总股本的比

例为 1.1534%。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州国宇碳纤维科技有限公

司 2021 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告【天衡专字（2022）00728 号】，

苏州国宇截止 2021 年度业绩承诺实现情况：

单位：人民币万元

截至 2021 年承诺净利润数
截至2021年净利润(扣除非经常

性损益后孰低)
完成率

14,500.00 14,655.83 101.07%

因此，交易对方吴国栋、蔡兴隆、王骏实现本次交易 2021 年业绩承诺，无

需履行业绩补偿义务。

3、应收账款回款情况

2021 年末，苏州国宇应收账款账面余额 223,375,878.81 元，截至 2022 年

末，上述应收款项收回 82,084,552.66 元，回款比例未达到承诺要求。但鉴于近

两年经济环境变化等客观原因的存在，苏州国宇部分客户资金周转存在一定困

难，导致承诺方应收账款回收不及时。2023 年经济环境逐渐好转后相关承诺方

积极履行了催款义务，2023 年初至 2023 年 4 月末收回截止 2021 年末应收账款

账面余额 75,301,577.62 元，合计回款 157,386,130.28 元，回款比例已达到

70.46%。为保护公司及全体股东的利益，结合苏州国宇经营发展，将由三人继续

承担应收账款收回的责任，履行应收账款催款义务。

4、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占

用上市资金的情形，上市公司不存在对本次申请解除股份限售的股东进行违规担

保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 6月 21 日（星期三）；

2、本次解除限售的数量：虽然吴国栋、蔡兴隆、王骏已完成相应业绩承诺，

三人目前满足解除全部股票限售的条件，但鉴于三人未完成应收账款回款比例要

求及现金补足的义务，为保障公司及中小股东的利益，公司根据目前应收账款已

回款的比例对三人所持有大烨智能限售股份的 70%予以解除限售，剩余股份不予

解除限售，待剩余应收账款回款比例达标后再行解除限售，故本次解除限售的数

量为 11,902,334 股，占公司总股本的比例为 3.7556%；

3、本次申请解除股份限售的股东共计 3名，均为自然人股东；

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号 股东名称
所持限售股份总

数

本次解除限售股

份数量

本次实际可上市

流通数量
备注

1 吴国栋 11,173,621 7,821,534 173,621
部分股份处

于质押状态

2 蔡兴隆 3,400,668 2,380,467 0
全部股份处

于质押状态

3 王骏 2,429,048 1,700,333 1,700,333 -

合  计 17,003,337 11,902,334 1,873,954 -

注：

1、承诺方本期解锁不足 1 股的均不予申请解除限售，保留至其持有的限售股股数；总

数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因造成；

2、本次解除限售的股份中，吴国栋所持股份中有 7,647,913 股处于质押状态，蔡兴隆

所持股份全部处于质押状态，待解除质押后方可上市流通。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股

股份性质

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例

一、限售条件流通股 104,698,118 33.04% - 11,902,334 92,795,784 29.28%

高管锁定股 87,694,781 27.67% - - 87,694,781 27.67%

首发后限售股 17,003,337 5.37% - 11,902,334 5,101,003 1.61%

二、无限售条件流通股 212,222,361 66.96% 11,902,334 - 224,124,695 70.72%

三、总股本 316,920,479 100.00% 11,902,334 11,902,334 316,920,479 100.00%

注：上述所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均

为四舍五入原因造成，上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：大烨智能本次申请解除股份限售的股东不存

在违反其所做出的承诺的行为；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合

《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定和股东承

诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、

完整。

综上，本独立财务顾问对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部

分限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份解除限售申请表；

2.限售股份上市流通申请书；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.独立财务顾问的核查意见；

5.深交所要求的其他文件。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日