证券代码：688287         证券简称：观典防务        公告编号：2023-011

观典防务技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过 1%的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

●本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有公司权益的

股份数量为 156,535,585 股，占公司总股本的比例为 50.70%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公

司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日收到

控股股东、实际控制人高明先生及其一致行动人李振冰先生发来的《关于对观典

防务技术股份有限公司所持权益变动超过 1%的告知函》。现将本次权益变动的

具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人的基本情况

（1）股东姓名：高明

性别：男

国籍：中国

身份证号码：11022519701125****

通讯地址：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层 301-306

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（2）股东姓名：李振冰

性别：男

国籍：中国

身份证号码：11011119730411****

通讯地址：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层 301-306

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、本次权益变动基本情况

变动方式 变动时间 股东名称

权益变动

变动数量

（股）
变动比例

大宗交易减

持

2023 年 5 月 29 日-

2023 年 6 月 16 日

高明 -3,680,000 -1.1919%

李振冰 -2,492,415 -0.8072%

合计 -6,172,415 -1.9991%

注：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

3、本次权益变动前后持股情况

股东名称

权益变动前 权益变动后

持股数量

（股）
持股比例

持股数量

（股）
持股比例

高  明 127,968,750 41.45% 124,288,750 40.26%

李振冰 34,739,250 11.25% 32,246,835 10.44%

合计 162,708,000  52.70% 156,535,585 50.70%

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权

利限制或限制转让的情况。本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》

《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情

形。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于减持，信息披露义务人持有股份数量及比例减少，不

触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致

公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 17 日