证券代码：688111                     证券简称：金山办公                  公告编号：2023-043

北京金山办公软件股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨

持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的提示性公告

股东金山办公应用软件有限公司（以下简称“WPS 香港”）、天津奇文一维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称

“奇文三维”）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文四维”）、天

津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文五维”）、天津奇文六维企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文六维”）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企

业（有限合伙）（以下简称“奇文七维”）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（以下简称“奇文九维”）（以上简称“奇文 N维”）（上述 9家股东以下合称“转让方”）保证向北

京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”）提供的信息内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

 本次询价转让的价格为 402.00 元/股，转让的股票数量为 4,615,155 股。

 WPS 香港、奇文 N 维参与本次询价转让。WPS 香港为金山办公的控股股

东以及持股 5%以上的股东，非金山办公的实际控制人、董事、监事及高

级管理人员。奇文五维为公司持股 5%以上的股东。奇文 N 维（除奇文五

维）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。奇文

五维的普通合伙人为北京奇文壹纬投资有限责任公司、北京金山奇文企

业管理咨询有限责任公司。根据金山办公于 2022 年 9 月 3 日公告的《北

京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与WPS香

港构成一致行动关系。

 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

 本次询价转让后，转让方合计持股比例由 61.07%减少至 59.98%，减持股

份比例达到 1%。

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2023 年 6 月 13 日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如

下：

序号 转让股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 WPS 香港 240,316,747 52.10%

2 奇文一维 1,373,380 0.30%

3 奇文二维 823,141 0.18%

4 奇文三维 1,706,006 0.37%

5 奇文四维 6,145,095 1.33%

6 奇文五维 24,210,500 5.25%

7 奇文六维 793,577 0.17%

8 奇文七维 4,635,782 1.01%

9 奇文九维 1,693,111 0.37%

注：以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至 2023 年 6 月 13 日收盘后的持股数量及

持股比例，已考虑询价转让、集中竞价的方式。

参与本次询价转让的转让方 WPS香港为金山办公的控股股东以及持股 5%以上

的股东，非金山办公的实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

奇文五维为公司持股 5%以上的股东。

 奇文 N 维（除奇文五维）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限

责任公司。奇文五维的普通合伙人为北京奇文壹纬投资有限责任公司、北京金山奇

文企业管理咨询有限责任公司。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

根据金山办公于 2022 年 9 月 3 日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式

权益变动报告书》，奇文 N 维与 WPS 香港构成一致行动关系。

(三) 本次转让具体情况

序

号

股东

姓名

持股数量

（股）
持股比例

拟转让数

量（股）

实际转让数

量（股）

实际转让数量

占总股本比例

转让后持

股比例

1
WPS

香港
240,316,747 52.10% 1,166,874 1,166,874 0.25% 51.85%

2
奇文

一维
1,373,380 0.30% 135,479 135,479 0.03% 0.26%

3
奇文

二维
823,141 0.18% 58,366 58,366 0.01% 0.16%

4
奇文

三维
1,706,006 0.37% 295,791 295,791 0.06% 0.29%

5
奇文

四维
6,145,095 1.33% 778,053 778,053 0.17% 1.13%

6
奇文

五维
24,210,500 5.25% 1,358,826 1,358,826 0.29% 4.95%

7
奇文

六维
793,577 0.17% 80,370 80,370 0.02% 0.15%

8
奇文

七维
4,635,782 1.01% 492,437 492,437 0.11% 0.88%

9
奇文

九维
1,693,111 0.37% 248,959 248,959 0.05% 0.30%

  合计 281,697,339 61.07% 4,615,155 4,615,155 1.00% 59.98%

注：1、以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至 2023年 6月 13日收盘后的持股数量及持

股比例，已考虑询价转让、集中竞价的方式。

2、转让后持股比例已考虑询价转让、集中竞价的方式。

3、因四舍五入，“持股比例”、“实际转让数量占总股本比例”、“转让后持股比例”加总存在尾

差。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) WPS 香港及奇文 N 维

2023 年 6 月 19 日，转让方通过询价转让方式合计减持公司股份 4,615,155 股，

占公司股份总数的 1.00%。

本次转让后，WPS 香港及奇文 N 维持有上市公司股份比例将从 61.07%减少至

59.98%（已考虑集中竞价减持影响）。

根据金山办公于 2022 年 9 月 3 日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详

式权益变动报告书》，奇文 N 维与 WPS 香港构成一致行动关系。

1. 本次权益变动具体情况

股东名称 变动方式 变动日期 权益种类

减持股数

（股）

减持比例

WPS 香港

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 1,166,874 0.25%

合计 - - 1,166,874 0.25%

奇文一维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 135,479 0.03%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 400,653 0.09%

合计 - - 536,132 0.12%

奇文二维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 58,366 0.01%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 183,834 0.04%

合计 - - 242,200 0.05%

奇文三维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 295,791 0.06%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 279,221 0.06%

合计 - - 575,012 0.12%

奇文四维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 778,053 0.17%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 454,088 0.10%

合计 - - 1,232,141 0.27%

奇文五维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 1,358,826 0.29%

合计 - - 1,358,826 0.29%

奇文六维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 80,370 0.02%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 105,574 0.02%

合计 - - 185,944 0.04%

奇文七维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 492,437 0.11%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 308,992 0.07%

合计 - - 801,429 0.17%

奇文九维

询价转让 2023 年 6 月 19 日 人民币普通股 248,959 0.05%

集中竞价

2023 年 5 月 29 日至

2023 年 6 月 19 日

人民币普通股 292,055 0.06%

合计 - - 541,014 0.12%

2. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变

动情况

股东名

称

股份性质

本次转让前持有情况 本次转让后持有情况

数量（股）

占总股本比

例

数量（股）

占总股本比

例

WPS 香

港

合计持有股份 240,316,747 52.10% 239,149,873 51.85%

其中：无限售条

件股份

240,316,747 52.10% 239,149,873 51.85%

奇文一

维

合计持有股份 1,373,380 0.30% 1,211,967 0.26%

其中：无限售条

件股份

1,373,380 0.30% 1,211,967 0.26%

奇文二

维

合计持有股份 823,141 0.18% 753,603 0.16%

其中：无限售条

件股份

823,141 0.18% 753,603 0.16%

奇文三

维

合计持有股份 1,706,006 0.37% 1,353,591 0.29%

其中：无限售条

件股份

1,706,006 0.37% 1,353,591 0.29%

奇文四

维

合计持有股份 6,145,095 1.33% 5,218,094 1.13%

其中：无限售条

件股份

6,145,095 1.33% 5,218,094 1.13%

奇文五

维

合计持有股份 24,210,500 5.25% 22,851,674 4.95%

其中：无限售条

件股份

24,210,500 5.25% 22,851,674 4.95%

奇文六 合计持有股份 793,577 0.17% 697,823 0.15%

维 其中：无限售条

件股份

793,577 0.17% 697,823 0.15%

奇文七

维

合计持有股份 4,635,782 1.01% 4,049,075 0.88%

其中：无限售条

件股份

4,635,782 1.01% 4,049,075 0.88%

奇文九

维

合计持有股份 1,693,111 0.37% 1,396,492 0.30%

其中：无限售条

件股份

1,693,111 0.37% 1,396,492 0.30%

注：以上表格中本次转让前持有情况系转让方截至 2023 年 6 月 13 日收盘后的持股数量及持股

比例，本次转让后的持有数量及持股比例已考虑询价转让、集中竞价。

3. 基本信息

WPS 香港

基本信息

名称 金山办公应用软件有限公司

住所 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座 32 楼 3208 室

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文一维

基本信息

名称 天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2650 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文二维

基本信息

名称 天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2655 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文三维

基本信息

名称 天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2654 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文四维

基本信息

名称 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2653 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文五维

基本信息

名称 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2646 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文六维

基本信息

名称 天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2645 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文七维

基本信息

名称 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2644 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

奇文九维

基本信息

名称 天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭

海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨

海新区分公司托管第 2643 号）

权益变动时间 2023 年 6 月 19 日

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序

号

受让方名称 投资者类型

实际受

让数量

（股）

占总股

本比例

限售期

（月）

1 巴克莱银行 合格境外机构投资者 120,000 0.03% 6 个月

2

上海运舟私募基金管理有限公司 - 运

舟领航 1 号私募证券投资基金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

3

上海运舟私募基金管理有限公司 - 运

舟信享成长精选 1 号私募证券投资基

金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

4 UBS AG 合格境外机构投资者 480,000 0.10% 6 个月

5 摩根士丹利国际股份有限公司 合格境外机构投资者 380,000 0.08% 6 个月

6

上海一村投资管理有限公司 - 一村北

极星 4 号私募证券投资基金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

7

杭州波粒二象资产管理有限公司 - 杭

州波粒二象善盈 1 号私募证券投资基

金

私募基金管理人 40,000 0.01% 6 个月

8

铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋

国锋 10 号私募证券投资基金

私募基金管理人 50,000 0.01% 6 个月

9

银河期货有限公司 - 银河期货久赢 12

号单一资产管理计划

期货公司 30,000 0.01% 6 个月

10

北京华软新动力私募基金管理有限公

司-华软新动力尊享定制 5 号私募证券

投资基金

私募基金管理人 120,000 0.03% 6 个月

11

上海思勰投资管理有限公司-思勰投资

安欣一号私募证券投资基金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

12

北京时代复兴投资管理有限公司 - 时

代复兴鑫瑞 1 号私募证券投资基金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

13 J.P. Morgan Securities plc 合格境外机构投资者 530,000 0.11% 6 个月

14

深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼

德 203 号私募证券投资基金

私募基金管理人 170,000 0.04% 6 个月

15 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 合格境外机构投资者 840,000 0.18% 6 个月

16

宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限

公司 - 凌顶秩序一号私募证券投资基

金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

17

上海磬晟私募基金管理有限公司-磬晟

泰盈三号私募证券投资基金

私募基金管理人 40,000 0.01% 6 个月

18

上海磬晟私募基金管理有限公司-添福

利私募证券投资基金磬晟二十三期

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

19

上海磬晟私募基金管理有限公司-添添

利私募证券投资基金磬晟二期

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

20

宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限

公司-凌顶六号私募证券投资基金

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

21

宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限

公司-凌顶泰山十六号私募证券投资基

金

私募基金管理人 50,000 0.01% 6 个月

22

深圳前海千惠资产管理有限公司（代

千惠茉莉 15 号私募证券投资基金）

私募基金管理人 30,000 0.01% 6 个月

23 长安基金管理有限公司 基金管理公司 50,000 0.01% 6 个月

24 诺德基金管理有限公司 基金管理公司 90,000 0.02% 6 个月

25 泰康资产管理有限责任公司 保险公司 240,000 0.05% 6 个月

26

珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马

广进 2 号私募证券投资基金

私募基金管理人 50,000 0.01% 6 个月

27

珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马

广进 4 号私募证券投资基金

私募基金管理人 40,000 0.01% 6 个月

28

天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫

安鑫赏 21 期私募证券投资基金

私募基金管理人 200,000 0.04% 6 个月

29 太平洋资产管理有限责任公司 保险公司 750,000 0.16% 6 个月

30

南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒

元灵活配置 8 号私募证券投资基金

私募基金管理人 10,000 0.00% 6 个月

31

南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒

元多策略远见 18 号私募证券投资基

金

私募基金管理人 15,000 0.00% 6 个月

32

南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒

元量化套利专项 69 号私募证券投资

基金

私募基金管理人 10,000 0.00% 6 个月

33

南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒

元量化套利专项 9 号私募证券投资基

金

私募基金管理人 10,000 0.00% 6 个月

34

上海运舟私募基金管理有限公司 - 运

舟成长精选 2 号私募证券投资基金

私募基金管理人 155 0.00% 6 个月

(二) 本次询价过程

本次询价转让价格下限为 402.00 元/股，为前 20 个交易日股票交易均价 443.11

元/股的 90.72%。

本次询价转让的《认购邀请书》共送达 330 名符合条件的询价对象，具体包括：

基金管理公司 101 名、证券公司 56 名、保险公司 20 名、合格境外机构投资者 51

名、私募基金管理人 102 名，参与申购的投资者均已及时发送相关申购文件。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2023 年 6 月 13 日下午 17:00 至

19:00，组织券商以邮件方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计 28 份，经转

让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，截至 2023 年 6 月 14 日上午

9:00 追加认购结束，组织券商收到有效《追加认购报价表》合计 9 份，报价均为有

效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 34 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 34

家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 402.00 元/股，转让的股票数量为

461.5155 万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

 □适用 √不适用

(五) 受让方未认购

 □适用 √不适用

四、 受让方持股权益变动情况

     □适用 √不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购

资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让金山办公股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易

所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》

要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注

册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询

价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关

规定。

六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司股东向特

定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日