证券代码：832149          证券简称：利尔达         公告编号：2023-068

利尔达科技集团股份有限公司

关于延长公司股东股份锁定期的公告

一、基本情况

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“利尔达”或“公司”）于 2023

年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意利尔达科技集团股

份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]148

号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 2

月 17日在北京证券交易所上市。

本次公开发行前，公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、实际控制人

陈凯、叶文光、陈云，一致行动人陈兴兵、陈静静、陈丽云、黄双霜，实际控制

人近亲属吴微微，公司董事、监事和高级管理人员就所持股份的限售安排、锁定

及减持股份的承诺如下：

利尔达上市后六个月内，若利尔达股票连续二十个交易日的收盘价均低于发

行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有利尔达股票的锁定期

限自动延长六个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股

等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

二、关于承诺人延长限售锁定期的情况

截止 2023 年 6 月 20 日收市，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司

首次公开发行股票价格 5.00 元/股，本公司相关股东触发上述承诺的履行条件。

其持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

序号 股东名称
锁定持股数量

（股）

锁定股持股

比例（%）
原锁定期截止日 延长后限售期截止日

1
杭州利尔达控股

集团有限公司
179,263,660 42.5168  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

2 陈凯 48,322,900 11.4610  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

3 叶文光 18,019,200 4.2737  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

4 陈云 7,893,639 1.8722  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

5 陈兴兵 4,223,980 1.0018  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

6 陈丽云 6,363,640 1.5093  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

7 陈静静 1,097,000 0.2602  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

8 黄双霜 570,100 0.1352  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

9 吴微微 173,500 0.0411  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

10 孙瑶 404,207 0.0959  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

11 李雷 371,720 0.0882  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

12 金仲照 70,600 0.0167  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

13 黄丽娟 9,500 0.0023  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

14 张小艳 1,937,511 0.4595  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

15

杭州牛势冲冲管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

8,740,000 2.0729  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

16

杭州牛气十足管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

7,600,000 1.8025  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

17

杭州才如牛毛管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

7,510,000 1.7812  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

18

杭州气壮似牛管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

7,350,000 1.7432  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

19

杭州牛刀小试管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

7,170,000 1.7005  2024年 2月 16日 2024年 8月 16日

特此公告。

利尔达科技集团股份有限公司

2023年 6月 21日