证券代码：000034        证券简称：神州数码         公告编号：2023-091

神州数码集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情

况的公告

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）于 2022 年

12 月 1 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股票的预披露公告》（以下

简称“减持计划”）（公告编号：2022-159）。辛昕、叶海强、李岩、韩智敏、

吕敬、陆明、陈振坤、杨明朗、刘昕预计在减持计划披露之日起 15 个交易日后

的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 742,277 股（即不超过公

司总股本比例 0.1110%）。

公司于 2022 年 12 月 30 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持数量

过半的进展公告》（公告编号：2022-185），2023 年 3 月 24 日披露了《关于部

分高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-042）。

公司近日收到辛昕、叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、陈振坤、杨明朗、

刘昕通知，其减持计划期间已满。现将相关实施情况公告如下：

一、股东本次减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持

比例

辛昕 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
21.47 46,800 0.0070%

叶海强 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
- 0 0.0000%

李岩 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
21.90 56,250 0.0084%

辛昕、叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、陈振坤、杨明朗、刘昕保证向本公司提

供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持

比例

韩智敏 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
21.40 79,500 0.0119%

吕敬 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
22.03 56,250 0.0084%

陈振坤 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
21.90 56,250 0.0084%

陆明 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
22.35 46,875 0.0070%

杨明朗 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
22.35 26,250 0.0039%

刘昕 集中竞价交易
2022 年 12 月 23 日

至 2023 年 6 月 21 日
21.87 15,000 0.0022%

合计 - - 383,175 0.0572%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占 总 股

本比例

股数

（股）

占 总 股

本比例

辛昕

合计持有股份 187,500 0.0281% 140,700 0.0210%

其中：无限售条件股份 46,875 0.0070% 0 0.0000%

     有限售条件股份 140,625 0.0210% 140,700  0.0210%

叶海强

合计持有股份 309,375

0.0463%

309,375 0.0462%

其中：无限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%

     有限售条件股份 309,375 0.0463%  309,375 0.0462%

李岩

合计持有股份 225,000 0.0337% 168,750 0.0252%

其中：无限售条件股份 56,250 0.0084% 42,188  0.0063%

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占 总 股

本比例

股数

（股）

占 总 股

本比例

     有限售条件股份 168,750 0.0252% 126,562  0.0189%

韩智敏

合计持有股份 294,558 0.0441% 215,058 0.0321%

其中：无限售条件股份 79,640 0.0119% 53,765   0.0080%

     有限售条件股份 214,918 0.0322% 161,293  0.0241%

吕敬

合计持有股份 225,000 0.0337% 168,750 0.0252%

其中：无限售条件股份 56,250 0.0084% 42,188  0.0063%

     有限售条件股份 168,750 0.0252% 126,562  0.0189%

陈振坤

合计持有股份 225,000 0.0337% 168,750 0.0252%

其中：无限售条件股份 56,250 0.0084% 42,188  0.0063%

     有限售条件股份 168,750 0.0252% 126,562  0.0189%

陆明

合计持有股份 187,500 0.0281% 140,625 0.0210%

其中：无限售条件股份 46,875 0.0070% 35,156  0.0053%

     有限售条件股份 140,625 0.0210% 105,469  0.0158%

杨明朗

合计持有股份 105,000 0.0157% 78,750 0.0118%

其中：无限售条件股份 26,250 0.0039% 19,688  0.0029%

     有限售条件股份 78,750 0.0118% 59,062  0.0088%

刘昕

合计持有股份 60,000 0.0090% 45,000 0.0067%

其中：无限售条件股份 15,000 0.0022% 11,250  0.0017%

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占 总 股

本比例

股数

（股）

占 总 股

本比例

     有限售条件股份 45,000 0.0067% 33,750  0.0050%

本次减持前占公司总股本比例以减持计划披露时的公司总股本为基数计算，

由于公司股权激励计划行权导致总股本数量变化，因此本次减持后占公司总股

本比例以目前公司总股本为基数计算。上表中部分合计数与各明细数相加之和

在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

二、其他相关情况

1、本次辛昕、叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、陈振坤、杨明朗、刘

昕减持情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关

法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

2、本次辛昕、叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、陈振坤、杨明朗、刘

昕减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持进展与此前已披露的减持计划

一致，不存在违规情形。截至本公告日，本次减持计划期限已届满。

3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

4、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经

营产生影响，敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年六月二十二日