证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-024

中源家居股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 2023 年 6 月 27 日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上

非第一大股东安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高盛投资”）通过大宗

交易的方式减持公司股份 80 万股，占公司总股本的 1%。本次变动后，高盛投资持股比

例从 5%降至 4%。

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2023 年 6 月 27 日，公司收到持股 5%以上非第一大股东高盛投资出具的《减持股份

进展告知函》，其于 2023 年 6 月 27 日通过大宗交易的方式减持公司股份 80 万股，占

公司总股本的 1%。本次变动后，高盛投资持股比例从 5%降至 4%。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称 安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）

住所 安吉县上墅乡上墅村程家自然村

执行事务合伙人 安吉长江投资有限公司

出资额 648万元人民币

统一社会信用代码 91330523MA28C2973B

企业类型 有限合伙企业

经营范围 实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）

主要合伙人
曹勇直接持有高盛投资62.22%的出资份额；曹马兴直接持有高

盛投资18.89%的出资份额；朱黄强直接持有高盛投资12.22%的

出资份额；张芸直接持有高盛投资2.22%的出资份额；安吉长江

投资有限公司直接持有高盛投资1.11%的出资份额。

（二）本次权益变动情况

股东名称 减持时间 减持方式 减持数量（股） 减持比例

高盛投资 2023 年 6 月 27 日 大宗交易 800,000 1%

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例

高盛投资 4,000,000 5.00% 3,200,000 4.00%

曹勇 23,398,200 29.25% 23,398,200 29.25%

安吉长江投

资有限公司
30,601,800 38.25% 30,601,800 38.25%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日 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