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证券代码：603700         证券简称：宁水集团        公告编号：2023-024

宁波水表（集团）股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

 本次权益变动后，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生

影响。

 本次权益变动后（截至 2023 年 6 月 28 日）徐云持有公司股份的比例从

5.65%下降至 4.94%，徐云及其一致行动人持有公司股份的比例从 48.59%

下降至 44.78%。

公司于 2023 年 6 月 28 日收到信息披露义务人通知，截至 2023 年 6 月 28

日，徐云持有公司股份的比例从 5.65%减少至 4.94%。

一、 信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

姓名 徐云

性别 男

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

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（二）信息披露义务人之一致行动人基本情况

姓名 张世豪

性别 男

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

姓名 张琳

性别 女

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

姓名 王开拓

性别 男

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

姓名 赵绍满

性别 男

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

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姓名 王宗辉

性别 男

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

姓名 张蕾

性别 女

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

姓名 王菟莹

性别 女

国籍 中国

通讯地址 浙江省宁波市

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

名称
上海蓝墨投资管理有限公司（代表“蓝墨私享 7号私募证

券投资基金”）

注册地址 上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号

法定代表人 钱华

统一社会信用代码 91310109301527818H

企业类型 有限责任公司

经营范围 投资管理，资产管理

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成立日期 2014 年 5 月 28 日

营业期限 2014 年 5 月 28 日至不约定期限

控股股东 钱华

通讯地址 上海市浦东新区民生路 1299 号西塔 6楼

二、 信息披露义务人基本情况

（一）本次权益变动前持股情况

2019 年 1 月 22 日，公司在上海证券交易所上市，上市后公司总股本为

156,340,000 股。徐云持有公司股份 8,837,000 股，持股比例 5.65%，为公司控

股股东、实际控制人。张世豪持有公司股份 30,948,967 股，持股比例 19.80%，

为公司控股股东、实际控制人。王宗辉持有公司股份 11,775,185 股，持股比例

7.53%，为公司控股股东、实际控制人。赵绍满持有公司股份 7,547,749 股，持

股比例 4.83%，为公司控股股东、实际控制人。王开拓持有公司股份 7,293,749

股，持股比例 4.67%，为公司控股股东、实际控制人。张琳持有公司股份 4,812,500

股，持股比例 3.08%，为公司控股股东、实际控制人。张蕾持有公司股份 3,753,755

股，持股比例 2.40%，为公司股东。王菟莹持有公司股份 1,000,000 股，持股比

例 0.64%，为公司股东。上述股东合计持有公司股份 75,968,905 股，持股比例

48.59%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份，并已于 2022 年 1 月 24

日起上市流通，均为无限售条件流通股。

（二）本次权益变动的基本情况

1、2020 年 6 月 1 日，公司 2019 年年度权益分派实施完毕，以资本公积金

向全体股东每股转增 0.3 股，公司总股本增加至 203,242,000 股。徐云因公司

2019 年年度权益分派持股数量增加至 11,488,100 股，占公司总股本的比例为

5.65%。张世豪因公司 2019 年年度权益分派持股数量增加至 40,233,657 股，占

公司总股本的比例为 19.80%。王宗辉因公司 2019 年年度权益分派持股数量增加

至 15,307,741 股，占公司总股本的比例为 7.53%。赵绍满因公司 2019 年年度权

益分派持股数量增加至 9,812,074 股，占公司总股本的比例为 4.83%。王开拓因

公司 2019 年年度权益分派持股数量增加至 9,481,874 股，占公司总股本的比例

为 4.67%。张琳因公司 2019 年年度权益分派持股数量增加至 6,256,250 股，占

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公司总股本的比例为 3.08%。张蕾因公司 2019 年年度权益分派持股数量增加至

4,879,881 股，占公司总股本的比例为 2.40%。王菟莹因公司 2019 年年度权益分

派持股数量增加至 1,300,000 股，占公司总股本的比例为 0.64%。徐云及其一致

行动人因公司 2019 年年度权益分派持股数量增加至 98,759,577 股,均为有限售

条件流通股，占公司总股本的比例为 48.59%,徐云及其一致行动人的持股比例未

发生变化。徐云及其一致行动人持有的有限售条件流通股已于 2022 年 1 月 24

日起上市流通。

2、2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 28 日，徐云及其一致行动人通过大宗

交易、集中竞价交易进行减持，减持股份均为无限售条件流通股，具体如下：

信息披露

义务人
减持时间 减持方式

减持数量

（股）

减持价格区

间 （元/股）
减持比例

张世豪
2022/6/28～

2023/3/15
大宗交易 6,010,000

12.14－

13.58
2.96%

王宗辉
2022/6/23～

2023/3/8
大宗交易 2,800,000

12.14－

13.65
1.38%

徐云
2022/6/15～

2023/6/28
集中竞价 1,448,200

13.63－

15.68
0.71%

张琳
2022/7/13～

2022/11/29
大宗交易 514,000

12.14－

12.28
0.25%

王开拓
2022/7/21～

2023/3/15
大宗交易 1,250,000

12.23－

13.76
0.62%

张蕾
2022/7/13～

2023/3/9

集中竞价、

大宗交易
621,400

12.14－

15.36
0.31%

综上，本次权益变动完成后，徐云持股比例从 2019 年 1 月 22 日首发上市时

5.65%下降至 4.94%，持股比例下降至 5%以下,所持股份均为无限售条件流通股。

具体如下：

序号 股东名称
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

1 徐云 8,837,000 5.65% 10,039,900 4.94%

2 张世豪 30,948,967 19.80% 34,223,657 16.84%

3 王宗辉 11,775,185 7.53% 12,507,741 6.15%

4 王开拓 7,293,749 4.67% 8,231,874 4.05%

5 张琳 4,812,500 3.08% 5,742,250 2.83%

6 赵绍满 7,547,749 4.83% 9,812,074 4.83%

7 张蕾 3,753,755 2.40% 4,258,481 2.10%

8 王菟莹 1,000,000 0.64% 1,300,000 0.64%

9 上海蓝墨 0 0% 4,890,000 2.41%

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投资管理

有限公司

-蓝墨私

享 7号私

募证券投

资基金

合计 75,968,905 48.59% 91,005,977 44.78%

注 1：本次权益变动前的持股数量及持股比例系根据上市公司 2019 年 1 月

22 日首发上市时的总股本计算填写。

注 2：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

注 3：2022 年 5 月 17 日，“上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨私享 7号私募

证券投资基金”与张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满、张琳签订《一致行

动协议之补充协议》，所得股份系张世豪作为一致行动人的内部转让。

三、 所涉及的后续事项

1、本次权益变动后徐云所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委

托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动系徐云根据自身资金需求自主决定，按减持计划进行减持

所致。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次权益变动不涉及资金来源，未触及要约收购。

5、本次权益变动详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《简式权益变动报告书》。

6、本次权益变动后徐云仍在减持计划实施期间，公司将持续关注其后续实

施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日