温氏食品集团股份有限公司

1

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-111
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

债券代码：149167 债券简称：20温氏01

温氏食品集团股份有限公司

关于“20 温氏 01”回售结果暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）

2、回售申报期：2023年 6月 1日至 2023年 6月 5日

3、有效回售申报数量：23,000,000张

4、回售金额：人民币 2,300,000,000元（不含利息）

5、回售资金到账日：2023年 7月 3日（因 2023年 7月 1日

遇休息日，故顺延至其后的第 1个交易日）

根据《温氏食品集团股份有限公司2020年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，温

氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月

29日、5月30日和5月31日披露了《温氏食品集团股份有限公司关

于“20温氏01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提

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示性公告》（公告编号：2023-88）、《温氏食品集团股份有限公

司关于“20温氏01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二

次提示性公告》（公告编号：2023-89）和《温氏食品集团股份有

限公司关于“20温氏01”票面利率调整及投资者回售实施办法的

第三次提示性公告》（公告编号：2023-92）。投资者可在回售申

报期内选择将持有的“20温氏01”全部或部分回售给公司，回售

价格为人民币100元/张（不含利息），“20温氏01”回售申报日为

2023年6月1日至2023年6月5日。回售部分享有2022年7月1日至

2023年6月30日期间的利息，票面利率为3.77%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券

回售申报数据，“20温氏01”（债券代码：149167）回售有效期

登记数量为23,000,000张，回售总金额为人民币23亿元，剩余托管

数量为0张。

公司已将“20温氏01”回售部分的本金及利息足额划入中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，将于回

售资金到账日即2023年7月3日（因2023年7月1日遇休息日，故顺

延至其后的第1个交易日）划付至投资者资金账户。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“20温氏01”在深圳证

券交易所摘牌，摘牌日期为2023年7月3日。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2023年6月29日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