证券代码：0022
证券简称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科大讯飞
公告编号：2023
046

科大讯飞股份有限公司

关于实际控制人权益变动超过 1%的公告

股东刘庆峰先生及其一致行动人中科大资产经营有限责任公司保证信息

披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

特别提示:

公司实际控制人为刘庆峰先生及其一致行动人中科大资产经营有限责任公司。本次公

司实际控制人表决权变动超过 1%，刘庆峰先生本人没有减持公司股份，授权给刘庆峰先

生行使表决权的公司高管人员亦没有减持公司股份；相关权益变动系因股东中科大资产经

营有限责任公司为落实《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》及《教

育部、财政部关于全面推开中央高校所属企业体制改革工作的通知》的要求，按照 2023

年 3 月 22 日预披露的减持计划进行减持，以及其他股东授权给刘庆峰先生行使表决权的

相关股份变动所导致。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的科大讯飞股份有限公司（以下

简称“公司”）最近一期（2023 年 7 月 10 日）的股东名册，公司实际控制人拥有的实际

支配表决权比例由 2023 年 3 月 20 日的 17.33%变动至 2023 年 7 月 10 日的 16.04%，变动

超过 1%。现将具体情况公告如下：

一、本次实际控制人权益变动的情况

1.基本情况

信息披露义务人 刘庆峰、中科大资产经营有限责任公司

通讯地址 安徽省合肥市高新区望江西路 666 号

权益变动时间 2023 年 3 月 21 日-2023 年 7 月 10 日

股票简称 科大讯飞 股票代码 002230

变动类型（可

多选）
增加□  减少 一致行动人 有  无□

是否为第一大股东或实际控制人 是  否□

2.本次权益变动情况

股份种类（A 股、B股等） 减少股数（万股） 减少比例（%）

A 股 3,125.6525 1.29%

合  计 3,125.6525 1.29%

本次权益变动方式（可多选）

通过证券交易所的集中交易   

通过证券交易所的大宗交易   □

其他                       □

本次增持股份的资金来源（可多选） （不适用）

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(万股)
占总股

本比例

股数(万

股)

占总股

本比例

刘庆峰

合计持有股份 16,825.3267 7.24% 16,825.3267 7.27%

其中：无限售条件股份 4,206.3317 1.81% 4,206.3317 1.82%

     有限售条件股份 12,618.9950 5.43% 12,618.9950 5.45%

中科大

资产经营

有限责任公司

合计持有股份 8,349.7837 3.59% 7,507.6787 3.24%

其中：无限售条件股份 8,349.7837 3.59% 7,507.6787 3.24%

     有限售条件股份 0 0% 0 0%

授权给刘庆峰

行使表决权的
相关股东

合计持有股份 15,085.3185 6.49% 12,801.7710 5.53%

其中：无限售条件股份 10,928.7721 4.70% 10,341.2482 4.47%

     有限售条件股份 4,156.5464 1.79% 2,460.5228 1.06%

合计

合计持有股份 40,260.4289 17.33% 37,134.7764 16.04%

其中：无限售条件股份 23,484.8875 10.11% 22,055.2586 9.52%

     有限售条件股份 16,775.5414 7.22% 15,079.5178 6.51%

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是  否□

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管

理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和本所业务规则等规定的情况

是□  否

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得

行使表决权的股份
是□  否

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7.备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  

2．相关书面承诺文件                          □

3．律师的书面意见                            □

4．深交所要求的其他文件                      

二、其他说明

本次公司实控人表决权变动超过 1%，公司实控人刘庆峰先生本人没有减持公司股份，

授权给刘庆峰先生行使表决权的公司高管人员亦没有减持公司股份。

本次实际控制人权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续

经营产生重大影响。

本次实控人表决权变动的具体情况如下：

（一）中科大资产经营有限责任公司因落实校企改革要求，按照已披露的减持计划进

行减持

公司实控人刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司（简称“科大控

股”）持有的本公司股份，于 2011 年 5 月 16 日解除限售，解除限售至 2023 年 3 月 22 日

披露《关于大股东计划减持股份的预披露公告》之前，其从未减持过本公司股份。科大控

股高度认同以刘庆峰为代表的公司技术和管理团队的产业抱负、发展思路和经营理念，坚

定看好科大讯飞的长期发展。其因落实《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的

指导意见》及《教育部、财政部关于全面推开中央高校所属企业体制改革工作的通知》的

要求，计划在减持预披露公告之日（2023 年 3 月 22 日）起十五个交易日后的六个月内以

大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份不超过 23,230,843 股（占本公司总股本比例

1%）。具体内容详见公司刊登在 2023 年 3 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于大股东计划减持股份的

预披露公告》（公告编号 2023-014）。

截至 2023 年 7 月 11 日收市，科大控股本次减持计划的减持时间过半，共实施减持

8,421,050 股，占公司总股本的比例为 0.36%。科大控股本次减持股份事项已按照相关规

定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反承诺的情形。具

体内容详见公司刊登在 2023 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于股东减持股份实施情况的公告》

（公告编号 2023-045）。

（二）其他股东授权委托给刘庆峰先生行使表决权的相关股份变动

2016 年 12 月 26 日，王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、严峻、胡郁、

吴晓如、徐玉林、胡宏伟等股东与刘庆峰签署《授权委托协议》，上述 11 名委托人将所持

全部科大讯飞股票的提案权、投票权及提名权委托给刘庆峰行使，授权委托期间自该协议

签署之日起，至委托人不再持有科大讯飞股票之日止；2019 年 4 月 9 日，刘庆峰与聂小

林、胡国平、杨军共 3 名股东签订《授权委托协议》，约定聂小林、胡国平、杨军将所持

全部科大讯飞股票的提案权、投票权及提名权委托给刘庆峰行使，授权委托期间自该协议

签署之日起，至委托人不再持有科大讯飞股票之日止。

公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《关于实际控制人权益变动超过 1%的公告》（公告

编号 2023-013），截止 2023 年 3 月 20 日，授权给刘庆峰先生行使表决权的相关股东的持

股数量合计为 150,853,185 股，占公司总股本比例为 6.49%；根据中国证券登记结算有限

责任公司下发的公司最近一期的股东名册，截止 2023 年 7 月 10 日，上述授权给刘庆峰先

生行使表决权的相关股东的持股数量合计为 128,017,710 股，占公司总股本比例为 5.53%。

综上，公司实际控制人合计拥有的实际支配表决权较前次披露实际控制人权益变动公

告变动超过 1%。具体变动情况如下表所示：

2023 年 3月 20 日 2023 年 7月 10 日 变动情况

股东情况
股份数量

（股）

持股

比例

（%）

股份数量

（股）

持股

比例

（%）

变动数量

（股）

变动

比例

（%）

变动原因

刘庆峰直

接持有
168,253,267 7.24 168,253,267 7.27 0 0.03 公司总股本变化

授权给刘

庆峰行使

表决权的

相关股东

150,853,185 6.49 128,017,710 5.53 22,835,475 -0.96
合规交易

及公司总股本变化

科大控股 83,497,837 3.59 7,507.6787 3.24 8,421,050 -0.36
按计划减持

及公司总股本变化

合计 402,604,289 17.33 371,347,764 16.04 31,256,525 -1.29

合规交易

按计划减持

及公司总股本变化

注：1、公司总股本变化系因回购注销部分已授予限制性股票，以及公司 2021 年股票期权与限制

性股票激励计划之激励对象自主行权所致；

    2、授权给刘庆峰行使表决权的相关股东，除了前述签署《授权委托协议》的股东外，还包括

安徽言知科技有限公司。本次权益变动期间安徽言知科技有限公司未减持任何本公司股份；

3、小数点后两位数字的差异系因相关数据单独及汇总计算四舍五入所致。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

                                             二〇二三年七月十二日