证券代码：300163        证券简称：先锋新材         公告编号：2023-047

宁波先锋新材料股份有限公司

关于控股股东、实际控制人股份减持计划

期限届满的公告

股东卢先锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日披

露了《关于控股股东、实际控制人被动减持股份的预披露公告》（公告编号：

2022-083），控股股东、实际控制人卢先锋先生收到股票质权方华安泰润信息技

术（北京）有限公司（以下简称“华安泰润”）的通知，华安泰润后续将通过二

级市场集中竞价、大宗交易两种方式对卢先锋先生质押在其处的股票进行减持处

置，其中在公司发布公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内通过二级市场集中

竞价减持处置总量不超过公司总股本的 2%，同时在任意连续九十个自然日内通

过二级市场集中竞价减持处置总量不超过公司总股本的 1%。具体内容详见公司

同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

2023 年 7 月 19 日，公司收到控股股东、实际控制人卢先锋先生出具的《关

于股份减持计划期限届满的告知函》，获悉其所持公司股票在减持计划实施期间

通过集中竞价、大宗交易方式被动减持合计 11,834,146 股，占公司总股本的 2.50%。

上述减持计划已到期，现将本次减持实施具体情况公告如下：

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持比例

卢先锋 大宗交易
2022/12/5 1,530,000 0.32%

2022/12/6 1,130,000 0.24%

卢先锋

2022/12/7 850,000 0.18%

2022/12/8 660,000 0.14%

2022/12/9 500,000 0.11%

2022/12/12 400,000 0.08%

2022/12/13 300,000 0.06%

2022/12/14 304,000 0.06%

集中竞价

2022/12/26 732,155 0.15%

2022/12/27 587,717 0.12%

2022/12/28 479,700 0.10%

2022/12/29 396,888 0.08%

2022/12/30 332,077 0.07%

2023/1/3 280,467 0.06%

2023/1/4 238,762 0.05%

2023/1/5 204,631 0.04%

2023/1/6 176,394 0.04%

2023/1/9 152,812 0.03%

2023/1/10 132,953 0.03%

2023/1/11 116,109 0.02%

2023/1/12 101,731 0.02%

2023/1/13 89,389 0.02%

2023/1/16 78,743 0.02%

2023/3/16 69,518 0.01%

大宗交易
2023/3/16 1,030,000 0.22%

2023/3/17 800,000 0.17%

集中竞价

2023/3/17 54,481 0.01%

2023/3/20 43,878 0.01%

2023/3/21 39,886 0.01%

2023/3/22 21,855 0.005%

合计 11,834,146 2.50%

2. 股东本次减持前后持股情况

股东姓

名
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

卢先锋

合计持有股份 85,557,203 18.05 73,723,057 15.55

其中：无限售条件股份 0 0 16,886,051 3.56

      有限售条件股份 1 0 0 56,837,006 11.99

注 1：卢先锋先生本次减持后持有股份存在有限售条件股份，系由于卢先锋先生在 2023 年 3

月 10 日当选为公司董事，按照相关规则，其当时所持股份的 75%被锁定为高管锁定股。

二、其他相关情况

1. 关于控股股东、实际控制人卢先锋先生质押给华安泰润的股票，截至本

公告披露日，已被动减持合计 31,201,146 股，占公司总股本的 6.58%。具体情况

详见公司于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年

5 月 9 日、2022 年 8 月 18 日、2022 年 8 月 25 日、2022 年 11 月 29 日、2022 年

12 月 2 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 1 月 3 日披露在巨潮资讯网上的相关公

告。

2. 公司已在 2022 年 12 月 2 日披露《关于控股股东、实际控制人被动减持

股份的预披露公告》（公告编号：2022-083），本次减持股份总数未超过减持计

划中约定减持股数。卢先锋先生本次减持实施情况符合《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

3. 目前卢先锋先生仍是本公司的控股股东、实际控制人，但其所持股票均

处于质押和冻结状态，若后续被最大程度处置，存在导致公司控股股东、实际控

制人发生变更的风险。公司将与卢先锋保持密切沟通，并持续关注控股股东股票

变动相关事项的后续进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投

资者理性投资、注意投资风险。

三、备查文件

1．卢先锋提供的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

                                       2023 年 7 月 19 日