证券代码：688393          证券简称：安必平         公告编号：2023-044

广州安必平医药科技股份有限公司

关于股东违规减持公司股票并致歉的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”）分别于 2023年

7月 1日和 2023年 7月 4日披露了《关于股东违规减持公司股票并致歉的公

告》（公告编号：2023-040）和《关于股东违规减持公司股票并致歉的公告》

（公告编号：2023-042），公司股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“诸暨高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合

伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“杭州睿泓”）于 2023年 3 月 29日至 2023年 6月 29日期间，

通过集中竞价共计减持 1,216,941股，减持比例为 1.3006%，减持数量超出了

《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》中的有关规定，按超出 0.3006%的比例折算，超额减持 281,265 股。现将

各责任主体违规减持详细情况补充说明如下：

按交易时间计，诸暨高特佳及其一致行动人于 2023年 6月 29日 11点 13分

37秒后开始减持超过 1%，具体情况如下：

股东名称
90 日内减持股

票数量（股）

90 日内达 1%

时的减持股票

数量（股）

90日内超 1%

后的超额减持

股票数量（股）

超额减持占比
超额减持金

额（元）1

杭州高特

佳
340,000 300,000 40,000 0.0427% 1,234,668

杭州睿泓 166,831 144,146 22,685 0.0242% 700,211

1
 按 90 日减持均价计算。

股东名称
90 日内减持股

票数量（股）

90 日内达 1%

时的减持股票

数量（股）

90日内超 1%

后的超额减持

股票数量（股）

超额减持占比
超额减持金

额（元）1

诸暨高特

佳
510,110 419,615 90,495 0.0967% 2,793,282

重庆高特

佳
200,000 71,915 128,085 0.1369% 3,953,561

合计 1,216,941 935,676 281,265 0.3006% 8,681,722
注：尾数差异为计算四舍五入所致，减持金额均按减持均价计算。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年 7月 21日