证券代码：688111         证券简称：金山办公        公告编号：2023-047

北京金山办公软件股份有限公司

关于控股股东及 5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次减持股东持股的基本情况

公司股东 Kingsoft WPS Corporation Limited（金山办公应用软件有限公司，

以下简称“WPS香港”）持有本公司股份243,000,000股，占本公司总股本的 52.65%；

天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津

奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文

七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业

（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以上简称“奇

文 N 维”），合计持有公司股份 52,255,396 股，占公司总股本的 11.32%。上述股

份均为公司首次公开发行前股份，并已于 2020 年 11 月 18 日起上市流通。

 减持计划的实施结果情况

2023 年 4 月 18 日，公司披露了《金山办公关于控股股东及 5%以上股东减

持股份计划公告》（公告编号：2023-014），控股股东 WPS 香港拟通过大宗交

易、询价转让的方式减持其所持有的公司股份不超过 4,612,649 股，拟减持股份

占公司总股本的比例不超过 1%，奇文五维拟通过大宗交易、询价转让的方式减

持其所持有的公司股份不超过 5,371,435 股，拟减持股份占公司总股本的比例不

超过 1.1645%，奇文 N 维（除奇文五维外）拟通过大宗交易、询价转让、集中

竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 11,852,447 股，拟减持股份占

公司总股本的比例不超过 2.5696%。

    截至本公告日，WPS 香港及奇文 N 维已通过询价转让、大宗交易、集中竞

价的方式累计减持公司股份 21,836,531 股，占公司目前总股本的 4.73%。目前

本次减持计划已实施完毕，减持后 WPS 香港持有公司股份数量为 238,387,351

股，占公司股份总数比例为 51.65%；奇文 N 维持有公司股份数量为 35,031,514

股，占公司股份总数比例为 7.59%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例

当前持股股份

来源

Kingsoft WPS Corporation

Limited

5%以上第一

大股东
243,000,000 52.65%

IPO 前取得：

243,000,000 股

天津奇文一维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 2,100,088 0.46%

IPO 前取得：

2,100,088 股

天津奇文二维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 1,148,642 0.25%

IPO 前取得：

1,148,642 股

天津奇文三维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 2,632,815 0.57%

IPO 前取得：

2,632,815 股

天津奇文四维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 8,272,320 1.79%

IPO 前取得：

8,272,320 股

天津奇文五维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）

5%以上非第

一大股东
27,335,151 5.92%

IPO 前取得：

27,335,151 股

天津奇文六维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 1,078,307 0.23%

IPO 前取得：

1,078,307 股

天津奇文七维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 6,006,070 1.30%

IPO 前取得：

6,006,070 股

天津奇文九维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 2,536,435 0.55%

IPO 前取得：

2,536,435 股

天津奇文十维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）
5%以下股东 1,145,568 0.25%

IPO 前取得：

1,145,568 股

注：“减持主体减持前基本情况”与《金山办公关于控股股东及 5%以上股东减持股份计划公

告》（公告编号：2023-014）中“减持主体的基本情况”股份有差异，为公司限制性股票股份

归属增加公司股本所致。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持

方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完

成情况

当前持股数

量（股）

当前持

股比例

天津奇文一维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

1,262,247 0.2735%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.71
553,095,766.15 已完成 837,841 0.18%

天津奇文二维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

565,339 0.1225%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.06
248,215,329.39 已完成 583,303 0.13%

天津奇文三维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

1,601,018 0.3469%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.55
674,493,857.19 已完成 1,031,797 0.22%

天津奇文四维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

3,667,314 0.7946%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.66
1,523,089,492.93 已完成 4,605,006 1.00%

天津奇文六维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

492,454 0.1067%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.28
209,779,614.84 已完成 585,853 0.13%

天津奇文七维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

2,363,318 0.5121%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.54
983,408,614.55 已完成 3,642,752 0.79%

天津奇文九维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

1,459,136 0.3162%
2023/5/15～

2023/7/18

其 他

方式

375.00－

508.54
619,243,861.63 已完成 1,077,299 0.23%

天津奇文十维企业管

理咨询合伙企业（有

限合伙）

441,621 0.0957%
2023/5/29～

2023/7/18

其 他

方式

416.14－

494.38
203,842,689.81 已完成 703,947 0.15%

注：1. Kingsoft WPS Corporation Limited 减持数量 4,612,649 股，减持比例为 0.9995%，减持期间为 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 7 月 19 日，减持方式为询

价转让和大宗交易方式减持，减持价格区间为 375.00-405.00，减持总金额为 1,809,141,368.16 元，减持已完成，当前持股数量 238,387,351 股，当前持股比

例为 51.65%；奇文五维减持数量 5,371,435 股，减持比例为 1.1639%，减持期间为 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 7 月 19 日，减持方式为询价转让和大宗交

易方式减持，减持价格区间为 375.00-405.00，减持总金额为 2,106,746,341.84 元，减持已完成，当前持股数量 21,963,716 股，当前持股比例为 4.76%。

2. 减持方式中其他方式为大宗交易、集中竞价方式减持。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日