证券代码：603719    证券简称：良品铺子    公告编号：2023-044

良品铺子股份有限公司

关于股东权益变动达 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）股东履行

此前披露的减持计划，不触及要约收购，不会导致控股股东及实际控制人发生变

化。

 本次权益变动后，公司控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“宁波汉意”）及其一致行动人宁波良品投资管理有限公司（以下简

称“良品投资”），以及公司股东宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）

（以下简称“宁波汉亮”）及其一致行动人宁波汉林致好投资管理合伙企业（有

限合伙）（以下简称“宁波汉林”）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合

伙）（以下简称“宁波汉宁”）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）

（以下简称“宁波汉良”），合计所持公司的股份比例由 42.84%减少至 41.46%，

超过公司总股本的 1%。

一、本次权益变动基本情况

2023 年 3 月 7 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司关于控股股东与部

分一致行动人解除一致行动关系的提示性公告》（公告编号：2023-016），公司

控股股东宁波汉意与部分一致行动人解除了一致行动关系。变动后，公司股东宁

波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良为一致行动人，公司控股股东宁波汉意、

良品投资为一致行动人。

2023 年 5 月 18 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划

公告》（公告编号：2023-028），股东宁波汉亮及其一致行动人因自身资金需求，

计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 6,015,000 股，即不

超过公司总股本的 1.5%。

参考上海证券交易所相关规则及出于谨慎性原则，公司股东宁波汉亮及其一

致行动人宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良与公司控股股东宁波汉意及其一致行动

人良品投资在解除一致行动关系后的 12 个月内，减持比例仍进行合并计算。

公司于 2023 年 7 月 26 日分别收到控股股东宁波汉意及其一致行动人、股东

宁波汉亮及其一致行动人（以下合称“信息披露义务人”）的通知，自 2023 年

7 月 7 日至 2023 年 7 月 25 日，信息披露义务人已经通过大宗交易或集中竞价方

式合计减持公司股份 5,525,500 股，超过公司总股本的 1%。

（一）信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人一

信息披

露义务

人基本

信息

名称 宁波汉意

统一社会信用

代码
91330206MA2933KC9W

权益变动时间 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 25 日

权益变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）
减持比例

大宗交易

2023 年 7 月 7

日至 2023 年

7 月 25 日

无限售条件

流通股
3,026,000 0.75%

2、信息披露义务人二

信息披露

义务人基

本信息

名称 良品投资

统一社会信用

代码
91330206MA292X915G

权益变动时间 /

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）
减持比例

/ / / 0 0

3、信息披露义务人三

名称 宁波汉亮

信息披露

义务人基

本信息

统一社会信用

代码
91330206MA292X0XXL

权益变动时间 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 25 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）
减持比例

集中竞价
2023 年 7 月 7

日至 2023 年

7 月 25 日

无限售条件

流通股
600,000  0.15%

4、信息披露义务人四

信息披露

义务人基

本信息

名称 宁波汉林

统一社会信用

代码
91330206MA292X0T7D

权益变动时间 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 25 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）
减持比例

集中竞价
2023 年 7 月 7

日至 2023 年

7 月 25 日

无限售条件

流通股
610,000  0.15%

5、信息披露义务人五

信息披露

义务人基

本信息

名称 宁波汉宁

统一社会信用

代码
91330206MA292WW6XL

权益变动时间 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 25 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）
减持比例

集中竞价
2023 年 7 月 7

日至 2023 年

7 月 25 日

无限售条件

流通股
590,000  0.15%

6、信息披露义务人六

信息披露

义务人基

本信息

名称 宁波汉良

统一社会信用

代码
91330206MA292X1H5K

权益变动时间 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 25 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持数量

（股）
减持比例

集中竞价
2023 年 7 月 7

日至 2023 年

7 月 25 日

无限售条件

流通股
699,500  0.17%

（二）本次变动前后，股东及其一致行动人持有公司股份的情况

名称 股份性质
本次权益变动前 本次权益变动后

所持股份数

量（股）

占公司总股

本的比例

所持股份数

量（股）

占公司总股

本的比例

宁波汉意
无限售条件

流通股
145,565,794 36.30% 142,539,794 35.55%

良品投资
无限售条件

流通股
11,970,120 2.99% 11,970,120 2.99%

宁波汉亮
无限售条件

流通股
3,569,413 0.89% 2,969,413 0.74%

宁波汉林
无限售条件

流通股
3,609,413 0.90% 2,999,413 0.75%

宁波汉宁
无限售条件

流通股
3,619,413 0.90% 3,029,413 0.76%

宁波汉良
无限售条件

流通股
3,449,412 0.86% 2,749,912 0.69%

合计 171,783,565 42.84% 166,258,065 41.46%

注：上表中“占公司总股本的比例”合计数与分项加总的尾差系四舍五入导致。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。本次减

持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

（二）本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经

营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日