证券代码：301155        证券简称：海力风电        公告编号：2023-023

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于大股东及部分董监高人员减持计划时间届满

暨减持结果的公告

公司大股东、董事、总经理沙德权先生，董事、副总经理陈海骏先生，董事宋红军

先生，监事邓峰先生和监事钱爱祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2023

年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于大股东及部分董

监高人员减持计划预披露公告》（公告编号：2023-001），沙德权先生、陈海骏

先生、宋红军先生、邓峰先生和钱爱祥先生计划在公告披露之日起 15 个交易日

后的 6 个月内减持部分持有的公司股份，具体减持计划请详见公司披露的上述公

告。2023 年 5 月 4 日，公司披露了《关于大股东及部分董监高人员减持计划时

间过半的进展公告》（公告编号：2023-019）。

近日，公司分别收到沙德权先生、陈海骏先生、宋红军先生、邓峰先生和钱

爱祥先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截至 2023 年 7 月 31 日，

本次减持计划时间届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关法律法规的规定，现将本次减持的实施结果情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截至 2023 年 7 月 31 日，沙德权先生、陈海骏先生、宋红军先生、邓峰先生

和钱爱祥先生减持情况如下：

股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占总股本

（元） （股） 比例

沙德权

集中竞价交

易
2023/2/1 101.0773 6,000  0.0028%

集中竞价交

易
2023/2/2 99.2213 4,000  0.0018%

集中竞价交

易
2023/2/16 93.6400 2,000  0.0009%

集中竞价交

易
2023/3/6 87.0905 8,500  0.0039%

集中竞价交

易
2023/5/4 75.0200 1,000  0.0005%

集中竞价交

易
2023/5/8 76.0632 214,100  0.0985%

集中竞价交

易
2023/5/10 76.6462 200,000  0.0920%

集中竞价交

易
2023/5/11 78.9171 200,000  0.0920%

集中竞价交

易
2023/5/15 82.8309 250,000  0.1150%

集中竞价交

易
2023/5/16 86.4914 246,000  0.1132%

集中竞价交

易
2023/5/17 87.1141 54,000  0.0248%

集中竞价交

易
2023/5/22 85.7576 100,000  0.0460%

集中竞价交

易
2023/5/23 86.1483 10,000  0.0046%

集中竞价交

易
2023/5/24 85.5287 30,700  0.0141%

集中竞价交

易
2023/5/25 85.1886 73,700  0.0339%

集中竞价交

易
2023/5/26 86.1098 20,000  0.0092%

集中竞价交

易
2023/6/2 86.0072 35,700  0.0164%

集中竞价交

易
2023/6/9 86.6004 200,000  0.0920%

集中竞价交

易
2023/6/15 83.8780 30,000  0.0138%

集中竞价交

易
2023/6/16 87.4622 100,000  0.0460%

集中竞价交

易
2023/7/3 82.4162 50,000  0.0230%

合计 - - 1,835,700  0.8444%

陈海骏

集中竞价交

易
2023/2/2 99.2533 6,000  0.0028%

集中竞价交

易
2023/4/28 74.4515 8,000  0.0037%

集中竞价交

易
2023/5/8 75.0588 2,500  0.0011%

集中竞价交

易
2023/5/10 76.4720 5,000  0.0023%

集中竞价交

易
2023/5/11 79.1454 80,000  0.0368%

集中竞价交

易
2023/5/15 83.1789 110,000  0.0506%

集中竞价交

易
2023/5/16 86.3800 59,500  0.0274%

集中竞价交

易
2023/5/17 87.1049 52,600  0.0242%

集中竞价交

易
2023/5/22 86.1606 14,100  0.0065%

集中竞价交

易
2023/5/24 86.0659 3,400  0.0016%

集中竞价交

易
2023/5/25 85.2056 10,000  0.0046%

集中竞价交

易
2023/5/26 86.1489 10,000  0.0046%

集中竞价交

易
2023/6/2 86.4094 20,900  0.0096%

集中竞价交

易
2023/6/9 86.3031 197,500  0.0908%

集中竞价交

易
2023/6/16 87.5890 70,000  0.0322%

合计 - - 649,500  0.2988%

宋红军

集中竞价交

易
2023/2/1 101.1900 600  0.0003%

集中竞价交

易
2023/2/2 99.0571 700  0.0003%

集中竞价交

易
2023/2/6 95.8267 1,500  0.0007%

集中竞价交

易
2023/2/7 95.6167 600  0.0003%

大宗交易 2023/3/15 63.9100 137,000  0.0630%

集中竞价交

易
2023/5/8 76.8538 3,200  0.0015%

集中竞价交

易
2023/5/10 76.5698 9,200  0.0042%

集中竞价交

易
2023/5/11 79.2159 6,100  0.0028%

集中竞价交

易
2023/5/12 78.5871 1,700  0.0008%

集中竞价交

易
2023/5/15 82.7262 40,000  0.0184%

集中竞价交

易
2023/5/16 86.4440 36,606  0.0168%

集中竞价交

易
2023/5/17 87.0819 11,500  0.0053%

集中竞价交

易
2023/5/22 86.4300 1,200  0.0006%

集中竞价交

易
2023/5/24 85.5576 7,800  0.0036%

集中竞价交

易
2023/5/25 85.5751 15,000  0.0069%

集中竞价交

易
2023/5/26 86.1254 15,600  0.0072%

集中竞价交

易
2023/5/31 81.1248 2,500  0.0011%

集中竞价交

易
2023/6/1 82.6810 10,500  0.0048%

集中竞价交

易
2023/6/2 85.9748 20,500  0.0094%

集中竞价交

易
2023/6/9 86.9766 34,600  0.0159%

集中竞价交

易
2023/6/16 87.8073 7,900  0.0036%

集中竞价交

易
2023/7/26 68.0884 8,000 0.0037%

集中竞价交

易
2023/7/27 68.5492 10,000 0.0046%

合计 - - 382,306  0.1759%

邓峰

集中竞价交

易
2023/2/1 100.3399 6,800  0.0031%

集中竞价交

易
2023/5/11 78.9004 53,000  0.0244%

集中竞价交

易
2023/5/15 83.3406 30,000  0.0138%

集中竞价交

易
2023/5/17 87.1221 4,700  0.0022%

集中竞价交

易
2023/6/9 87.1864 3,300  0.0015%

集中竞价交

易
2023/6/16 87.6739 10,000  0.0046%

合计 - - 107,800  0.0496%

钱爱祥

集中竞价交

易
2023/2/1 101.4069 6,500  0.0030%

集中竞价交

易
2023/2/15 91.2000 200  0.0001%

大宗交易 2023/5/8 61.3200 50,000  0.0230%

集中竞价交

易
2023/5/10 76.9000 2,200  0.0010%

集中竞价交

易
2023/5/15 81.5389 9,000  0.0041%

集中竞价交

易
2023/5/16 85.0597 40,500  0.0186%

集中竞价交

易
2023/5/17 86.8000 400  0.0002%

集中竞价交

易
2023/6/9 87.1083 1,200  0.0006%

集中竞价交

易
2023/6/16 87.8500 400  0.0002%

合计 - - 110,400  0.0508%

注：（1）股东减持股份来源系首次公开发行股票前持有的公司股份。

（2）上表中的百分比例为四舍五入后保留四位小数的结果；上表中部分合计

数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名 股份性质
本次减持前持有股数 本次减持后持有股数

数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例

沙德权

合计持有股份 23,556,750 10.8361% 21,721,050 9.9917%

其中：无限售

条件股份
5,889,188 2.7090% 4,053,488 1.8646%

有限售

条件股份
17,667,562 8.1271% 17,667,562 8.1271%

陈海骏

合计持有股份 3,141,260 1.4450% 2,491,760 1.1462%

其中：无限售

条件股份
785,315 0.3612% 135,815 0.0625%

有限售

条件股份
2,355,945 1.0837% 2,355,945 1.0837%

宋红军

合计持有股份 1,570,680 0.7225% 1,188,374 0.5467%

其中：无限售

条件股份
392,670 0.1806% 10,364 0.0048%

有限售

条件股份
1,178,010 0.5419% 1,178,010 0.5419%

邓峰

合计持有股份 471,210 0.2168% 363,410 0.1672%

其中：无限售

条件股份
117,803 0.0542% 10,003 0.0046%

有限售

条件股份
353,407 0.1626% 353,407 0.1626%

钱爱祥

合计持有股份 471,210 0.2168% 360,810 0.1660%

其中：无限售

条件股份
117,803 0.0542% 7,403 0.0034%

有限售

条件股份
353,407 0.1626% 353,407 0.1626%

注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入

导致。

二、其他相关事项的说明

1、上述股东本次减持计划的实施遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违反上述规定情

况。

2、上述股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持的实施

情况与此前披露的减持计划一致。

3、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治

理结构、持续经营产生影响。

4、上述股东本次减持计划的实施严格履行了在公司《首次公开发行股票并

在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》

中作出的相关承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，本次减持计划时间

已届满，减持计划结束。

三、备查文件

1、大股东、董事、总经理沙德权先生出具的《关于股份减持计划实施进展

告知函》；

2、董事、副总经理陈海骏先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》；

3、董事宋红军先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》；

4、监事邓峰先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》；

5、监事钱爱祥先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董  事  会

2023 年 7 月 31 日