证券代码：600879          证券简称：航天电子         公告编号：临2023-040

航天时代电子技术股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系：（1）2021 年，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称

“公司”或“航天电子”）控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航

天时代”）之一致行动人航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航

天创投”）通过集中竞价交易方式减持公司股份；（2）2023 年，公司向特定

对象发行 A 股股票 580,028,050 股（以下简称“本次发行”）导致公司总股本

发生变化，使得公司控股股东航天时代及其一致行动人的持股比例被动稀释，

同时航天时代的全资子公司中国时代远望科技有限公司（以下简称“时代远望”）

参与认购本次发行的部分股票。本次权益变动后，信息披露义务人航天时代及

其一致行动人合计持股比例从 28.87%降低至 25.87%。

● 本次权益变动不涉及要约收购。

● 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的基本情况

1、公司控股股东之一致行动人航天创投于 2021 年 1 月 13 日通过集中竞价交易方

式累计减持公司股份 1,500,000 股，减持比例为 0.06%，具体内容详见 2021 年 1 月 26

日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限

公司股东集中竞价减持股份结果公告》。

2、2022 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准航天时代电子技

术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374 号），批复核准了公司

向特定对象发行不超过 646,187,500 股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起 12

个月内有效。

公司本次向特定对象发行 A 股股票 580,028,050 股，发行价格为 7.13 元/股，募集

资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于向特定对象发行 A

股股票结果暨股本变动的公告》。

（二）本次权益变动的具体情况

本次权益变动系公司股东航天创投通过集中竞价交易方式减持公司股份及公司本

次向特定对象发行 A 股股票所致。根据本次发行结果，航天时代的全资子公司时代远

望认购股份 70,126,227 股，占本次发行后公司总股本的 2.13%。

本次权益变动前，航天创投持股 12,205,068 股，占公司总股本的 0.45%，航天时代

及其一致行动人合计持股 784,938,924 股，占公司总股本的 28.87%。

本次权益变动后，航天创投持股 10,705,068 股，占公司总股本的 0.32%，时代远望

持股 70,126,227 股，占公司总股本的 2.13%，航天时代及其一致行动人合计持股数量变

动为 853,565,151 股，占公司总股本的 25.87%，航天时代仍为公司控股股东，本次发行

不会导致公司控制权发生变化。

本次权益变动前后，航天时代及其一致行动人合计持有的公司股份比例由 28.87%

变动为 25.87%，累计变动比例为 3.00%，具体情况如下：

股东名称
变动前 变动后

变动比例
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

航天时代 586,634,344 21.57% 586,634,344 17.78% -3.79%

陕西航天导航设备有限公 53,277,182 1.96% 53,277,182 1.61% -0.34%

股东名称
变动前 变动后

变动比例
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

司

湖北聚源科技投资有限公

司
49,427,214 1.82% 49,427,214 1.50% -0.32%

陕西苍松机械有限公司 45,345,306 1.67% 45,345,306 1.37% -0.29%

北京兴华机械厂有限公司 38,049,810 1.40% 38,049,810 1.15% -0.25%

航天创投 12,205,068 0.45% 10,705,068 0.32% -0.13%

时代远望 - - 70,126,227 2.13% 2.13%

合计 784,938,924 28.87% 853,565,151 25.87% -3.00%

总股本 2,719,271,284 100.00% 3,299,299,334 100.00% -

（三）信息披露义务人基本情况

1、中国航天时代电子有限公司

名称 中国航天时代电子有限公司

统一社会信用代码 91110000102069527R

类型 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101

法定代表人 姜梁

注册资本 271742.805223 万人民币

成立日期 1898 年 4 月 1 日

经营范围

通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及

其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷

联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销

售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电

缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失

效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及

工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁；研发无人机、智能工业机

器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能

无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、陕西航天导航设备有限公司

名称 陕西航天导航设备有限公司

统一社会信用代码 91610301220524455D

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 43 号

法定代表人 王世锋

注册资本 33743.56 万人民币

成立日期 1995 年 4 月 6 日

经营范围

运载火箭、卫星和其它航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术

开发、设计与生产、销售、咨询和服务；各种民用机电产品、电子产

品（专控除外）；企业招待所对外服务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

3、湖北聚源科技投资有限公司

名称 湖北聚源科技投资有限公司

统一社会信用代码 914200007220006436

类型 其他有限责任公司

注册地址 武汉经济技术开发区高科技园

法定代表人 陈忠文

注册资本 5647.55 万人民币

成立日期 2000 年 4 月 25 日

经营范围

对工业、高科技、房地产、路桥、环保、纺织、医疗器械、计算机网

络系统的投资；金属、电线电缆、日用百货、化工产品（不含剧毒及

危险品）、家用电器、纺织品的销售。

4、陕西苍松机械有限公司

名称 陕西苍松机械有限公司

统一社会信用代码 91610000220524586B

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 108 号

法定代表人 尚俊云

注册资本 17314.556087 万人民币

成立日期 1989 年 12 月 12 日

经营范围

一般项目：机械零件、零部件加工；工业机器人制造；通用设备制造

（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备

制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；

电机及其控制系统研发；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；

智能仪器仪表制造；伺服控制机构制造；导航、测绘、气象及海洋专

用仪器制造；专用仪器制造；仪器仪表修理；工业机器人安装、维修；

仪器仪表销售；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置销售；微

特电机及组件销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统

集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租

赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、北京兴华机械厂有限公司

名称 北京兴华机械厂有限公司

统一社会信用代码 91110108101888811N

类型 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市海淀区永定路 50 号

法定代表人 孙文利

注册资本 18965 万人民币

成立日期 1991 年 8 月 27 日

经营范围

制造通用设备、模具、家用电器配件（除压缩机）、仪器仪表、电子

元器件、电机、日用塑料杂品；机械加工；销售第三类医疗器械；技

术开发、技术服务；出租办公用房；销售第二类医疗器械（市场主体

依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、航天高新（苏州）创业投资有限公司

名称 航天高新（苏州）创业投资有限公司

统一社会信用代码 91320505593939370P

类型 有限责任公司

注册地址 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

法定代表人 郭子斌

注册资本 5000 万人民币

成立日期 2012 年 4 月 13 日

经营范围

创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；

创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创

业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

7、中国时代远望科技有限公司

名称 中国时代远望科技有限公司

统一社会信用代码 91110108100011014Y

类型 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号玲珑花园(会所)23 号楼 2 层、3 层

法定代表人 严强

注册资本 6688.07 万人民币

成立日期 1991 年 4 月 22 日

经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件

及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销

售需要许可的商品）；针纺织品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配

件零售；木炭、薪柴销售；鞋帽零售；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂

品批发；厨具卫具及日用杂品零售；建筑材料销售；家用电器销售；

照相机及器材销售；玩具销售；乐器批发；乐器零售；体育用品及器

材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器

械销售；金属材料销售；金属矿石销售；通讯设备销售；五金产品零

售；五金产品批发；汽车销售；地板销售；礼品花卉销售；工艺美术

品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；保健食品（预包装）销售；

食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；生态环境材料

制造；环境保护专用设备制造；日用杂品销售；服装服饰批发；服装

服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销

售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、所涉及后续事项

1、本次公司控股股东及其一致行动人权益变动不会导致公司控股股东及实际控制

人发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会

对公司治理及正常生产经营活动产生影响。

3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动不涉及披露权益变

动报告书等后续事项。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日