1

证券代码：688083        证券简称：中望软件        公告编号：2023-035

广州中望龙腾软件股份有限公司股东及董监高减

持股份进展公告

股东厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门森希投资合伙企业（有

限合伙）、厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）、厦门雷骏投资合伙企业（有限合

伙）、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创通股权投资

企业（有限合伙）、刘玉峰先生、李会江先生（以下合称“出让方”）保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，持有广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中

望软件”或“公司”）股份 325,568 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专

用账户中的股份 102,735 股后的 0.3761%）的股东深圳市达晨创通股权投资企业

（有限合伙）（以下简称“达晨创通”）和持有公司股份 1,221 股（占公司总股本

86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.0014%）的股东

深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“晨鹰三号”）为一致

行动人，合计持有公司股份 326,789 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回

购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.3775%）。

厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“梦泽投资”）持有公司

股份 2,510,775 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份

102,735 股后的 2.9002%）。

厦门森希投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“森希投资”）持有公司股份

2,495,125 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份

102,735 股后的 2.8821%）。

厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硕裕投资”）持有公司股份

2,445,475 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份

102,735 股后的 2.8248%）。

厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷骏投资”）持有公司股份

1,504,595 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份

102,735 股后的 1.7380%）。

梦泽投资、森希投资、硕裕投资、雷骏投资为中望软件员工持股平台，且部

分董事、监事及高级管理人员通过上述员工持股平台间接持有公司股份。

公司董事、高级管理人员刘玉峰先生直接持有公司股份 1,006,600 股（占公

司总股本 86,674,923股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735股后的 1.1627%），

并通过员工持股平台间接持有公司股份 31,500 股（占公司总股本 86,674,923 股

剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.0364%），合计持有公司股份

1,038,100 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份

102,735 股后的 1.1991%）。

公司董事、高级管理人员李会江先生持有公司股份 840,800 股（占公司总股

本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.9712%）。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及公司实施资本公积金

转增股本，该部分股票目前均为无限售条件流通股。

 减持计划的进展情况

1、公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了

《股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-012），达晨创通、梦泽投

资、森希投资、硕裕投资、雷骏投资、公司董事、高级管理人员刘玉峰先生及公

司董事、高级管理人员李会江先生计划根据市场情况通过集中竞价及大宗交易方

式进行减持，合计减持股份数量将不超过 4,200,500 股（占公司总股本 86,674,923

股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 4.8520%）。

2、2023 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023），公司 2022 年度以

实施权益分派股权登记日的总股本 86,674,923 扣减公司回购专用证券账户

102,735 中股份为基数，实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益

分派方案，转增后，公司的总股本将由 86,674,923 股增加至 121,303,799 股，本

次减持主体的减持数量进行相应调整。

3、公司于今日收到达晨创通、梦泽投资、森希投资、硕裕投资、雷骏投资、

刘玉峰先生及李会江先生出具的《关于股份减持进展的告知函》。

截至 2023 年 8 月 11 日，达晨创通通过集中竞价方式累计减持了公司股份

184,653股，占公司总股本 121,303,799股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735

股后的 0.1524%；

梦泽投资通过集中竞价方式累计减持了公司股份 281,828 股，占公司总股本

121,303,799 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.2325%；

森希投资通过集中竞价方式累计减持了公司股份 270,819 股，占公司总股本

121,303,799 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.2234%；

硕裕投资通过集中竞价方式累计减持了公司股份 286,182 股，占公司总股本

121,303,799 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.2361%；

雷骏投资通过集中竞价方式累计减持了公司股份 156,418 股，占公司总股本

121,303,799 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.1291%；

刘玉峰先生、李会江先生未减持公司股份。

截至 2023 年 8 月 11 日，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

达晨创通 5%以下股东 325,568 0.3761% IPO 前取得：232,549 股

其他方式取得：93,019 股

晨鹰三号 5%以下股东 1,221 0.0014% IPO 前取得：872 股

其他方式取得：349 股

梦泽投资 5%以下股东 2,510,775 2.9002% IPO 前取得：1,793,411 股

其他方式取得：717,364 股

森希投资 5%以下股东 2,495,125 2.8821% IPO 前取得：1,782,232 股

其他方式取得：712,893 股

硕裕投资 5%以下股东 2,445,475 2.8248% IPO 前取得：1,746,768 股

其他方式取得：698,707 股

雷骏投资 5%以下股东 1,504,595 1.7380% IPO 前取得：1,074,711 股

其他方式取得：429,884 股

刘玉峰 董事、监事、

高级管理人员

1,006,600 1.1627% IPO 前取得：719,000 股

其他方式取得：287,600 股

李会江 董事、监事、

高级管理人员

840,800 0.9712% IPO 前取得：600,572 股

其他方式取得：240,228 股

注：1、其他方式取得为公司实施的 2021 年资本公积金转增股本取得。

2、上表中“持股数量”、“持股比例”以 2023 年 4 月 18 日披露《股东及董监高减持股份

计划公告》时，上述股东份的持股数量、公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中

的股份 102,735 股后来计算。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数

量（股）

持股比

例
一致行动关系形成原因

第

一

组

达晨创通 325,568 0.3761% 达晨创通与晨鹰三号的执行事务合伙人均系深圳

市达晨财智创业投资管理有限公司，且签署了关于

一致行动的确认函，互为一致行动人。

晨鹰三号 1,221 0.0014% 达晨创通与晨鹰三号的执行事务合伙人均系深圳

市达晨财智创业投资管理有限公司，且签署了关于

一致行动的确认函，互为一致行动人。

合计 326,789 0.3775% —

注：上表中“持股数量”、“持股比例”以 2023 年 4 月 18 日披露《股东及董监高减持股份计划

公告》时，上述股东份的持股数量、公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股

份 102,735 股后来计算。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称
减持数

量（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

达晨创通 184,653 0.1524% 2023/6/19～2023/7/11 集中竞价交易 155.81 -161.30 29,237,590.19 271,142 0.2237%

梦泽投资 281,828 0.2325% 2023/6/21～2023/8/10 集中竞价交易 145.00 -161.90 41,743,370.13 3,233,257 2.6677%

森希投资 270,819 0.2234% 2023/6/21～2023/8/10 集中竞价交易 145.00 -161.65 40,114,276.17 3,222,356 2.6587%

硕裕投资 286,182 0.2361% 2023/6/21～2023/8/10 集中竞价交易 145.00 -161.89 42,396,533.56 3,137,483 2.5887%

雷骏投资 156,418 0.1291% 2023/6/21～2023/8/10 集中竞价交易 145.00 -161.89 23,168,461.14 1,950,015 1.6089%

刘玉峰 0 0% 2023/5/12～2023/8/11 集中竞价交易 0 -0 0 1,409,240 1.1627%

李会江 0 0% 2023/5/12～2023/8/11 集中竞价交易 0 -0 0 1,177,120 0.9712%

注：1、在减持时间区间内，公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023），实施了

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案，转增后，公司的总股本由 86,674,923 股增加至 121,303,799 股。“当前持股数量（股）”和“当

前持股比例”为按照转增后总股本计算填列；

    2、“减持数量（股）”按实际减持股份数量填列，“减持比例”按实际减持时点总股本计算填列，“减持价格”按实际减持时点成交价格填列，“当前

持股数量（股）”和“当前持股比例”按转增后总股本填列。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司控股股东及实

际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及

相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划及减持实施进展，系划系公司股东根据自身资金需求自主决定，

在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施

及如何实施本次减持计划，减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份

减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

 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